
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 82 256 256 4499

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 14,3 11,2 11,47 10,1 9,9 7,62 17,5 5,3 16,22 14,3 12,0 11,25 56,2 38,4 46,56 183,880 234,690 203,710

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,81 12,0 4,0 11,00 25,2 6,0 23,72 17,3 13,8 13,80 63,4 28,1 56,33 186,990 285,850 220,900

KATILIMLAR

1 39 TAŞDEMİR İLHAN 12A 34 6 32,50 16 4 15,00 40 0 40,00 13 7 11,25 12 1 11,75 15 10 12,50 39 1 38,75 37 3 36,25 206 32 198,00 257,503 1 127 460,125 1 5 334,365 2 70

2 27 YARENSU SARAÇAYDIN 12A 30 9 27,75 20 0 20,00 37 0 37,00 19 1 18,75 39 1 38,75 34 6 32,50 179 17 174,75 443,683 2 17 277,360 6 282

3 35 SELAMİ S 12A 33 7 31,25 18 1 17,75 39 1 38,75 17 2 16,50 40 0 40,00 33 7 31,25 180 18 175,50 440,728 3 23 281,050 5 256

4 107 AHMET AGİT AVCI 12C 33 7 31,25 14 6 12,50 38 2 37,50 16 4 15,00 15 8 13,00 40 0 40,00 34 6 32,50 190 33 181,75 193,915 3 584 440,263 4 24 340,553 1 61

5 48 HİKMET AKA 12A 35 5 33,75 19 0 19,00 38 2 37,50 16 3 15,25 8 2 7,50 14 2 13,50 40 0 40,00 31 9 28,75 201 23 195,25 252,853 2 146 428,590 5 42 320,500 3 102

6 20 MURAT ÇEPER 12A 36 4 35,00 15 4 14,00 37 2 36,50 12 8 10,00 37 3 36,25 32 7 30,25 169 28 162,00 420,243 6 61 265,420 8 428

7 108 YUNUS AVCI 12C 29 11 26,25 19 1 18,75 39 1 38,75 12 8 10,00 4 1 3,75 37 3 36,25 31 9 28,75 171 34 162,50 164,463 6 1005 411,350 7 88 283,613 4 230

8 32 ESMA SALIK 12A 31 9 28,75 16 3 15,25 36 3 35,25 13 6 11,50 38 2 37,50 28 7 26,25 162 30 154,50 397,568 8 138 263,660 10 451

9 69 CAN AKDEMİR 12B 30 9 27,75 18 2 17,50 36 3 35,25 15 5 13,75 36 4 35,00 28 8 26,00 163 31 155,25 393,968 9 151 261,315 11 493

10 30 YUSUF GÜNERİ 12A 32 8 30,00 18 1 17,75 35 3 34,25 16 3 15,25 36 3 35,25 27 8 25,00 164 26 157,50 391,550 10 161 264,200 9 444

11 36 İLAYDA ASLAN 12A 35 5 33,75 17 3 16,25 39 0 39,00 14 6 12,50 36 4 35,00 25 14 21,50 166 32 158,00 377,200 11 238 268,310 7 377

12 21 YUSUF CENGİZ 12A 26 13 22,75 17 1 16,75 28 3 27,25 11 7 9,25 33 4 32,00 29 10 26,50 144 38 134,50 373,840 12 258 237,973 26 1001

13 101 TAŞDEMİR İSLAM 12C 27 11 24,25 16 4 15,00 31 4 30,00 13 7 11,25 37 1 36,75 24 11 21,25 148 38 138,50 360,273 13 365 252,270 16 684

14 88 MUSTAFA PLT 12C 30 10 27,50 13 6 11,50 35 4 34,00 8 12 5,00 36 2 35,50 25 14 21,50 147 48 135,00 357,815 14 392 248,430 19 760

15 72 İSMAİL YÜCE 12B 28 10 25,50 17 3 16,25 31 2 30,50 12 7 10,25 33 6 31,50 25 12 22,00 146 40 136,00 355,200 15 414 243,050 24 875

16 83 YUSUF BOZKUŞ 12B 27 11 24,25 17 2 16,50 31 1 30,75 12 4 11,00 36 0 36,00 22 11 19,25 145 29 137,75 350,105 16 454 252,593 15 676

17 81 BAYRAM YILMAZ 12B 28 9 25,75 10 6 8,50 23 1 22,75 9 11 6,25 29 4 28,00 27 7 25,25 126 38 116,50 347,468 17 475 217,650 43 1518

18 128 RABİA GÜNDÜZ 12A 31 9 28,75 17 2 16,50 36 2 35,50 9 10 6,50 32 6 30,50 22 13 18,75 147 42 136,50 341,168 18 524 246,143 21 802

19 112 SERHAT ASLAN 12Ğ 32 7 30,25 16 3 15,25 29 2 28,50 9 9 6,75 3 3 2,25 30 7 28,25 24 13 20,75 143 44 132,00 152,120 8 1200 340,305 19 534 246,030 22 804

20 51 RANA GÜMÜŞERSS 12A 35 3 34,25 16 3 15,25 33 2 32,50 13 7 11,25 34 2 33,50 19 12 16,00 150 29 142,75 337,278 20 557 256,903 13 573

21 38 NURAY 12A 32 7 30,25 14 5 12,75 34 0 34,00 14 4 13,00 31 2 30,50 19 8 17,00 144 26 137,50 333,630 21 590 247,815 20 777

22 60 CAN BİLGİLİ 12B 28 11 25,25 13 6 11,50 29 4 28,00 10 7 8,25 29 5 27,75 24 13 20,75 133 46 121,50 332,438 22 599 226,435 32 1287

23 62 HÜSEYİN ÖZCAN 12B 27 11 24,25 18 2 17,50 30 2 29,50 12 4 11,00 26 8 24,00 23 13 19,75 136 40 126,00 327,493 23 643 226,743 31 1274

24 61 FATİH YILDIZ 12B 30 10 27,50 17 3 16,25 33 4 32,00 11 8 9,00 27 8 25,00 21 15 17,25 139 48 127,00 319,083 24 720 231,558 29 1148

25 118 YUSUF YERLİKAYA 12D 29 11 26,25 14 5 12,75 35 5 33,75 13 7 11,25 36 4 35,00 18 20 13,00 145 52 132,00 316,950 25 736 252,198 17 687

26 140 YUSUF ÖZCAN 12E 30 8 28,00 13 7 11,25 35 2 34,50 6 12 3,00 31 7 29,25 20 15 16,25 135 51 122,25 316,500 26 742 234,293 28 1080

27 110 MUKADDES BAYSAL 12A 29 11 26,25 15 5 13,75 34 4 33,00 11 9 8,75 30 9 27,75 20 17 15,75 139 55 125,25 314,490 27 767 234,913 27 1072

28 40 ZEYNEP AKAGÜNDÜZ 12C 28 10 25,99 14 4 12,45 25 3 24,42 9 7 6,97 27 11 24,25 23 15 19,25 126 50 113,33 314,155 28 772 215,738 44 1581

29 134 CİHAN ADIGÜZEL 12D 32 6 30,50 12 7 10,25 24 7 22,25 12 6 10,50 27 5 25,75 21 12 18,00 128 43 117,25 313,233 29 780 221,493 39 1420

30 78 EYLÜL UÇAR 12B 30 9 27,75 15 3 14,25 30 1 29,75 9 8 7,00 8 8 6,00 26 5 24,75 20 13 16,75 138 47 126,25 162,738 7 1029 310,565 30 810 256,285 14 589
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Genel Ortalama 14,3 11,2 11,47 10,1 9,9 7,62 17,5 5,3 16,22 14,3 12,0 11,25 56,2 38,4 46,56 183,880 234,690 203,710
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31 116 BERFİN GÜNDÜZ 12C 28 12 25,00 13 6 11,50 32 6 30,50 10 9 7,75 35 3 34,25 17 16 13,00 135 52 122,00 307,200 31 846 242,193 25 898

32 111 AKİF ARSLAN 12C 31 9 28,75 18 1 17,75 27 7 25,25 9 10 6,50 26 8 24,00 20 14 16,50 131 49 118,75 306,658 32 858 222,815 35 1394

33 84 İDAL UÇAR 12B 30 8 28,00 10 7 8,25 27 1 26,75 11 8 9,00 29 6 27,50 19 14 15,50 126 44 115,00 303,250 33 897 224,713 33 1331

34 50 CANER EFE 12A 28 10 25,99 14 4 12,45 25 3 24,42 9 7 6,97 15 0 15,00 21 4 20,00 112 28 104,83 298,938 34 943 196,128 59 2140

35 99 YUSUF GÜLTEKİN 12C 21 15 17,25 16 3 15,25 25 7 23,25 9 10 6,50 27 9 24,75 21 17 16,75 119 61 103,75 295,550 35 973 210,095 48 1721

36 91 BEYZANUR IŞIK 12C 34 5 32,75 15 3 14,25 29 0 29,00 9 9 6,75 23 6 21,50 17 13 13,75 127 36 118,00 291,413 36 1012 221,983 38 1409

37 85 BERATCAN CESUR 12B 29 11 26,25 14 5 12,75 35 2 34,50 10 8 8,00 35 2 34,50 10 6 8,50 133 34 124,50 290,525 37 1027 249,285 18 745

38 79 KADİR SARI 12B 27 12 24,00 15 5 13,75 25 6 23,50 8 9 5,75 29 5 27,75 17 18 12,50 121 55 107,25 283,583 38 1103 220,645 41 1440

39 41 SELÇUK ÖZDEN 12D 29 10 26,50 16 4 15,00 29 1 28,75 11 7 9,25 34 3 33,25 13 20 8,00 132 45 120,75 282,668 39 1117 243,888 23 852

40 56 EYLÜL KUŞ 12B 34 6 32,50 8 5 6,75 27 2 26,50 6 12 3,00 23 7 21,25 18 15 14,25 116 47 104,25 281,290 40 1148 208,923 50 1760

41 117 EMRE DOĞAN 12D 29 11 26,25 14 3 13,25 35 2 34,50 4 13 0,75 29 5 27,75 14 16 10,00 125 50 112,50 279,120 41 1185 229,548 30 1204

42 49 AYŞE KAYASS 12A 29 11 26,25 8 10 5,50 28 3 27,25 10 8 8,00 30 5 28,75 16 21 10,75 121 58 106,50 276,783 42 1203 223,103 34 1385

43 127 CANER ALPARSLAN 12D 26 11 23,25 14 3 13,25 20 3 19,25 7 6 5,50 23 5 21,75 17 11 14,25 107 39 97,25 274,770 43 1223 202,205 55 1953

44 66 ELİF Y ŞAKAR 12B 30 9 27,75 12 6 10,50 22 3 21,25 11 6 9,50 23 6 21,50 17 16 13,00 115 46 103,50 274,315 44 1232 208,463 51 1781

45 125 FIRAT DEMİR 12D 22 14 18,50 7 3 6,25 26 2 25,50 4 5 2,75 31 4 30,00 16 16 12,00 106 44 95,00 274,070 45 1237 213,605 46 1639

46 130 ŞENAY İLBOĞA 12D 32 7 30,25 13 6 11,50 27 2 26,50 9 10 6,50 25 2 24,50 14 14 10,50 120 41 109,75 273,353 46 1244 220,918 40 1430

47 24 YLÇN MRT 12Ç 24 15 20,25 13 5 11,75 22 4 21,00 10 8 8,00 24 9 21,75 18 16 14,00 111 57 96,75 273,348 47 1245 202,105 56 1957

48 43 İSLAM ALTINTAŞ 12A 28 11 25,25 15 4 14,00 28 2 27,50 3 5 1,75 26 8 24,00 14 15 10,25 114 45 102,75 266,190 48 1321 214,925 45 1599

49 133 NAZLI NAS 12D 30 9 27,75 11 6 9,50 22 8 20,00 8 6 6,50 21 8 19,00 16 15 12,25 108 52 95,00 260,708 49 1401 198,543 57 2056

50 146 ZEYNEP AYDIN 12D 25 14 21,50 9 7 7,25 30 8 28,00 11 7 9,25 30 5 28,75 12 20 7,00 117 61 101,75 256,363 50 1449 222,320 37 1402

51 93 SİMGE DEM İR 12C 31 9 28,75 15 3 14,25 25 3 24,25 12 5 10,75 25 3 24,25 12 21 6,75 120 44 109,00 255,388 51 1461 222,633 36 1399

52 8 YARIZ SEMA NUR 12C 33 7 31,25 12 2 11,50 21 3 20,25 7 7 5,25 23 9 20,75 12 10 9,50 108 38 98,50 253,900 52 1478 206,325 53 1843

53 132 NURSEFA KAYA 12D 27 9 24,75 10 3 9,25 27 3 26,25 9 8 7,00 24 5 22,75 11 10 8,50 108 38 98,50 252,760 53 1494 210,565 47 1708

54 138 BERFİN IŞIK 12D 31 9 28,75 12 8 10,00 19 3 18,25 10 7 8,25 19 8 17,00 15 15 11,25 106 50 93,50 252,228 54 1505 195,215 61 2178

55 137 ALPER ŞÜKRÜ KARA 12D 27 9 24,75 16 2 15,50 29 5 27,75 7 13 3,75 23 11 20,25 13 21 7,75 115 61 99,75 248,040 55 1552 209,755 49 1731

56 121 M İKBAL GÖKDAĞ 12D 24 11 21,25 12 6 10,50 24 2 23,50 8 9 5,75 16 9 13,75 15 12 12,00 99 49 86,75 246,818 56 1567 185,680 66 2553

57 55 ELÇİNNAZ YEŞİLSS 12A 28 11 25,25 14 6 12,50 32 4 31,00 11 8 9,00 2 0 2,00 20 12 17,00 11 18 6,50 118 59 103,25 149,945 9 1242 240,008 57 1663 218,523 42 1500

58 135 NESİM ARSLAN 12D 26 12 23,00 12 5 10,75 25 9 22,75 6 13 2,75 16 10 13,50 15 18 10,50 100 67 83,25 237,018 58 1692 183,685 68 2627

59 47 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 24 15 20,25 12 4 11,00 24 3 23,25 10 2 9,50 24 4 23,00 8 10 5,50 102 38 92,50 234,200 59 1729 207,643 52 1805

60 73 BETÜL TEKİN 12B 30 10 27,50 13 4 12,00 22 5 20,75 6 7 4,25 23 6 21,50 9 13 5,75 103 45 91,75 232,765 60 1750 204,808 54 1883
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KATILIMLAR

61 95 YUSUF TURAN 12C 25 15 21,25 9 4 8,00 27 4 26,00 5 4 4,00 15 10 12,50 13 12 10,00 94 49 81,75 232,718 61 1751 181,988 69 2695

62 96 AĞTAŞ BÜŞRA 12C 25 13 21,75 11 6 9,50 16 2 15,50 10 7 8,25 23 6 21,50 11 17 6,75 96 51 83,25 228,800 62 1820 195,360 60 2169

63 0 HELİN 12C 31 9 28,75 17 3 16,25 25 3 24,25 7 11 4,25 17 11 14,25 10 17 5,75 107 54 93,50 226,053 63 1846 197,948 58 2074

64 65 NAGİHAN TAŞDAN 12B 27 10 24,50 15 5 13,75 21 3 20,25 7 9 4,75 16 7 14,25 12 19 7,25 98 53 84,75 224,480 64 1875 188,270 65 2453

65 102 SERHAT KAHRAMAN 12C 29 10 26,50 12 5 10,75 21 3 20,25 7 8 5,00 7 0 7,00 9 6 7,50 13 12 10,00 98 44 87,00 171,703 5 898 224,205 65 1883 173,233 74 3052

66 109 BUĞRA 12B 30 7 28,25 15 1 14,75 23 1 22,75 3 11 0,25 16 6 14,50 9 11 6,25 96 37 86,75 222,785 66 1906 191,908 62 2321

67 120 ALİ DOĞRU 12D 25 14 21,50 14 6 12,50 19 4 18,00 7 5 5,75 17 7 15,25 11 14 7,50 93 50 80,50 222,740 67 1908 185,138 67 2578

68 136 YAPRAK IRMAK 12D 25 9 22,75 11 6 9,50 16 2 15,50 6 8 4,00 14 2 13,50 10 10 7,50 82 37 72,75 213,663 68 2030 175,828 72 2939

69 37 HAMZA KASAR 12A 27 10 24,50 15 3 14,25 19 5 17,75 7 3 6,25 11 6 9,50 8 9 5,75 87 36 78,00 205,883 69 2174 177,260 71 2875

70 44 SONGÜL BERTAN 12A 33 7 31,25 14 4 13,00 16 4 15,00 9 6 7,50 11 5 9,75 8 19 3,25 91 45 79,75 196,160 70 2337 180,703 70 2742

71 67 ZEYNEP KAYA 12B 6 11 3,25 2 1 1,75 9 2 8,50 2 2 1,50 18 8 16,00 12 13 8,75 49 37 39,75 193,025 71 2400 147,960 80 3914

72 76 MERYEM POLAT 12B 26 12 23,00 15 4 14,00 19 8 17,00 7 10 4,50 12 10 9,50 8 19 3,25 87 63 71,25 189,150 72 2464 173,535 73 3041

73 129 EMİR ÖZLÜ 12D 20 7 18,25 13 4 12,00 21 4 20,00 5 7 3,25 11 3 10,25 5 9 2,75 75 34 66,50 184,348 73 2548 171,320 75 3126

74 12 MERVE DURSUN 12D 32 8 30,00 15 4 14,00 26 2 25,50 2 13 -1,25 16 11 13,25 4 22 -1,50 95 60 80,00 182,015 74 2606 191,758 63 2325

75 124 ZOZAN GENGİ 12D 27 12 24,00 11 3 10,25 15 6 13,50 7 6 5,50 11 11 8,25 7 15 3,25 78 53 64,75 181,405 75 2613 165,588 76 3322

76 113 ZEYNEP ŞİRİN 12C 32 6 30,50 13 4 12,00 11 2 10,50 9 3 8,25 6 4 5,00 7 16 3,00 78 35 69,25 179,558 76 2647 165,018 77 3350

77 103 SE*AN  GÜLER 12C 25 15 21,25 15 3 14,25 19 8 17,00 4 14 0,50 9 20 4,00 9 22 3,50 81 82 60,50 174,645 77 2738 157,335 78 3613

78 45 SERHAT BAHAR 12A 26 10 23,50 14 4 13,00 14 3 13,25 1 5 -0,25 19 11 16,25 15 3 14,25 89 36 80,00 177,653 4 817 173,968 78 2757 258,765 12 536

79 119 RABİA ASLAN 12A 28 10 25,99 14 4 12,45 25 3 24,42 9 7 6,97 18 22 12,50 3 35 -5,75 97 81 76,58 158,833 79 3085 190,828 64 2357

80 141 ABDULLAH ÖZAL 12D 17 17 12,75 9 5 7,75 16 12 13,00 4 11 1,25 14 16 10,00 4 21 -1,25 64 82 43,50 145,848 80 3395 153,323 79 3746

81 22 AYŞE TURGUT 12D 29 11 26,25 8 8 6,00 5 5 3,75 7 5 5,75 5 14 1,50 2 20 -3,00 56 63 40,25 123,248 81 3867 139,515 81 4100

82 0   28 10 25,99 14 4 12,45 25 3 24,42 9 7 6,97 76 24 69,83

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                3 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ ( AYT ) 82 256 256 4499

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 14,3 11,2 11,47 10,1 9,9 7,62 17,5 5,3 16,22 14,3 12,0 11,25 56,2 38,4 46,56 183,880 234,690 203,710

Okul Ortalaması 8,9 4,3 7,81 12,0 4,0 11,00 25,2 6,0 23,72 17,3 13,8 13,80 63,4 28,1 56,33 186,990 285,850 220,900

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  12A 12B 12C 12Ç 12D 12E 12Ğ

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12A 12B 12C 12Ç 12D 12E 12Ğ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                4 / 4

http://www.tcpdf.org

