
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME 113 113 113 10379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 9,4 6,97 11,8 5,7 10,34 10,0 5,1 8,72 10,9 5,3 9,61 42,0 25,5 35,64 248,570 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 10,1 7,1 8,31 14,9 3,9 13,89 19,8 5,1 18,50 20,9 6,4 19,33 65,7 22,6 60,03 322,150 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 1215 HİRANUR DURSUN 11C 21 8 19,00 25 3 24,25 30 0 30,00 29 1 28,75 105 12 102,00 447,292 1 1 21

2 1239 GÜLSEN ŞİMŞEK 11D 20 7 18,25 26 2 25,50 29 1 28,75 26 4 25,00 101 14 97,50 433,713 1 2 33

3 1217 MERAL BULUT 11C 22 7 20,25 21 6 19,50 30 0 30,00 25 5 23,75 98 18 93,50 421,379 2 3 48

4 1207 ONUR TURSUN 11C 17 12 14,00 25 5 23,75 27 3 26,25 27 3 26,25 96 23 90,25 412,522 3 4 70

5 1206 ALİ HASAN DENİZ 11C 14 13 10,75 25 2 24,50 25 1 24,75 29 1 28,75 93 17 88,75 408,535 4 5 83

6 1204 ZEYNEP EKİN ARAS 11C 21 8 19,00 22 6 20,50 25 3 24,25 25 5 23,75 93 22 87,50 403,505 5 6 105

7 1154 ELİF REYYAN AKBAŞ 11D 15 11 12,25 23 2 22,50 27 1 26,75 25 4 24,00 90 18 85,50 398,381 2 7 131

8 1209 ALPEREN SİVAZ 11C 15 6 13,50 23 5 21,75 23 2 22,50 28 2 27,50 89 15 85,25 397,607 6 8 135

9 1232 FIRAT YERLİKAYA 11C 10 3 9,25 21 6 19,50 28 0 28,00 28 2 27,50 87 11 84,25 395,153 7 9 144

10 1219 MEDİNE BEYAZIT 11D 15 5 13,75 22 1 21,75 24 1 23,75 26 4 25,00 87 11 84,25 394,468 3 10 147

11 1167 ZEHRA AY 11B 11 6 9,50 21 5 19,75 27 3 26,25 28 2 27,50 87 16 83,00 391,363 1 11 166

12 1178 ELİF KASAR 11B 10 4 9,00 21 1 20,75 27 2 26,50 27 3 26,25 85 10 82,50 389,875 2 12 174

13 1231 BELÇİM ASLAN 11D 13 6 11,50 24 5 22,75 27 2 26,50 23 5 21,75 87 18 82,50 389,370 4 13 179

14 1165 GÖKÇE KILIÇ 11B 15 10 12,50 20 4 19,00 24 5 22,75 28 2 27,50 87 21 81,75 387,216 3 14 192

15 1235 EMİRCAN ÖZDEN 11D 14 11 11,25 29 1 28,75 22 8 20,00 23 7 21,25 88 27 81,25 385,625 5 15 208

16 550 BEDİRHAN ORUÇ 11A 14 7 12,25 25 2 24,50 20 8 18,00 27 3 26,25 86 20 81,00 384,944 1 16 216

17 1234 EYÜP IŞIK 11D 12 14 8,50 23 5 21,75 23 2 22,50 28 1 27,75 86 22 80,50 383,988 6 17 225

18 1152 AHMET EREN TANIR 11A 12 10 9,50 24 1 23,75 21 5 19,75 27 2 26,50 84 18 79,50 380,802 2 18 266

19 1196 YUNUS EMRE KAYMAK 11C 16 13 12,75 25 5 23,75 23 5 21,75 23 7 21,25 87 30 79,50 380,170 8 19 274

20 1145 CANAN ASLAN 11A 11 7 9,25 22 3 21,25 25 3 24,25 25 5 23,75 83 18 78,50 377,719 3 20 300

21 1186 MUHAMMED ÇELİK 11B 17 11 14,25 23 6 21,50 24 5 22,75 22 7 20,25 86 29 78,75 377,680 4 21 304

22 1156 M ENFAL TÜRKKAL 11A 10 9 7,75 12 1 11,75 30 0 30,00 28 2 27,50 80 12 77,00 373,555 4 22 351

23 1148 ALPER TURGUTALP 11A 13 8 11,00 16 3 15,25 24 3 23,25 27 3 26,25 80 17 75,75 369,325 5 23 409

24 1160 NAZLI ASLAN 11B 14 4 13,00 18 4 17,00 23 1 22,75 24 6 22,50 79 15 75,25 367,412 5 24 435

25 1139 M SAİD ZARİÇ 11A 10 3 9,25 20 2 19,50 23 1 22,75 24 5 22,75 77 11 74,25 364,903 6 25 463

26 1135 ELVAN KESKİN 11A 12 7 10,25 17 3 16,25 23 2 22,50 26 3 25,25 78 15 74,25 364,873 7 26 466

27 1243 ENSAH ÖZDEN 11D 13 7 11,25 17 5 15,75 23 5 21,75 26 4 25,00 79 21 73,75 363,230 7 27 483

28 1159 TARIK EFE YILDIZ 11B 14 4 13,00 18 1 17,75 23 3 22,25 22 6 20,50 77 14 73,50 362,071 6 28 504

29 1222 DERYA BBYGT 11D 14 8 12,00 17 9 14,75 25 5 23,75 24 6 22,50 80 28 73,00 360,778 8 29 525

30 1226 M EREN TUTAR 11D 10 7 8,25 15 3 14,25 28 1 27,75 24 6 22,50 77 17 72,75 360,514 9 30 530
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME 113 113 113 10379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 9,4 6,97 11,8 5,7 10,34 10,0 5,1 8,72 10,9 5,3 9,61 42,0 25,5 35,64 248,570 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 10,1 7,1 8,31 14,9 3,9 13,89 19,8 5,1 18,50 20,9 6,4 19,33 65,7 22,6 60,03 322,150 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 1905 SONGÜL YILDIRIM 11D 14 10 11,50 21 0 21,00 21 3 20,25 21 4 20,00 77 17 72,75 359,992 10 31 541

32 1240 RABİA SEVGİ ATAR 11D 10 12 7,00 20 7 18,25 27 1 26,75 21 6 19,50 78 26 71,50 356,799 11 32 589

33 1223 A KADİR TURAN 11D 11 2 10,50 19 8 17,00 26 2 25,50 20 7 18,25 76 19 71,25 355,543 12 33 617

34 1187 YAREN CİLASIN 11B 10 7 8,25 19 1 18,75 23 4 22,00 23 6 21,50 75 18 70,50 353,711 7 34 657

35 1192 MELTEM KAYA 11C 14 12 11,00 17 8 15,00 21 7 19,25 26 3 25,25 78 30 70,50 353,503 9 35 662

36 1155 ZERYA BALIKÇI 11A 10 3 9,25 7 1 6,75 30 0 30,00 25 5 23,75 72 9 69,75 351,416 8 36 699

37 1136 RÜYA AZRA AYDIN 11A 14 3 13,25 16 8 14,00 19 7 17,25 25 4 24,00 74 22 68,50 347,149 9 37 789

38 1 SİNA ŞENGÜL 11C 8 10 5,50 20 2 19,50 23 2 22,50 21 8 19,00 72 22 66,50 341,944 10 38 900

39 1221 AHMET ERDEM YILDIRIM 11D 8 3 7,25 24 1 23,75 18 10 15,50 22 8 20,00 72 22 66,50 341,757 13 39 904

40 1130 ŞENOL İSTANBUL 11A 12 4 11,00 13 6 11,50 20 6 18,50 26 4 25,00 71 20 66,00 339,966 10 40 949

41 1163 BEDİA DURMUŞ 11B 11 11 8,25 21 4 20,00 15 7 13,25 25 3 24,25 72 25 65,75 339,542 8 41 958

42 1172 İKRA SU ERDEN 11B 9 9 6,75 12 4 11,00 24 5 22,75 26 4 25,00 71 22 65,50 339,016 9 42 965

43 1229 FATİH TURSUN 11D 8 8 6,00 16 3 15,25 24 2 23,50 22 7 20,25 70 20 65,00 337,420 14 43 1021

44 1197 ZEYNEP SUDE YAŞAR 11C 13 12 10,00 20 3 19,25 18 6 16,50 21 8 19,00 72 29 64,75 336,099 11 44 1038

45 1185 BAHAR KOCABAY 11B 10 8 8,00 11 1 10,75 22 6 20,50 26 3 25,25 69 18 64,50 335,857 10 45 1045

46 1153 MUHAMMED ÇAVDAR 11A 10 5 8,75 17 1 16,75 16 8 14,00 25 2 24,50 68 16 64,00 334,227 11 46 1087

47 1237 EMİR DURSUN 11D 10 13 6,75 24 6 22,50 22 6 20,50 17 13 13,75 73 38 63,50 332,554 15 47 1127

48 1248 GÜLSÜM AKKOYUN 11A 11 9 8,75 20 6 18,50 19 4 18,00 20 8 18,00 70 27 63,25 331,712 12 48 1155

49 1227 EVİN İŞLER 11D 10 12 7,00 14 6 12,50 23 3 22,25 22 4 21,00 69 25 62,75 330,557 16 49 1185

50 1144 İBRAHİM AKDOĞAN 11A 9 3 8,25 10 3 9,25 24 5 22,75 23 5 21,75 66 16 62,00 328,170 13 50 1246

51 1147 ARDA DENİZ 11A 3 2 2,50 7 3 6,25 26 3 25,25 28 2 27,50 64 10 61,50 327,644 14 51 1266

52 1205 NURSEFA AYHAN   11 13 7,75 17 6 15,50 20 5 18,75 21 5 19,75 69 29 61,75 327,403 1 52 1278

53 1198 YUNUS AKAKUŞ 11C 15 9 12,75 20 7 18,25 16 7 14,25 19 9 16,75 70 32 62,00 327,385 12 53 1282

54 1199 YUSUFCAN IŞIK 11C 16 11 13,25 23 7 21,25 22 4 21,00 9 10 6,50 70 32 62,00 326,910 13 54 1296

55 1168 ŞAHİN KAYA 11D 16 11 13,25 21 7 19,25 17 7 15,25 17 12 14,00 71 37 61,75 326,458 17 55 1306

56 1201 NAZLI AYDOĞMUŞ 11C 9 8 7,00 17 1 16,75 16 5 14,75 24 5 22,75 66 19 61,25 326,118 14 56 1316

57 1238 DEVRİM ASLAN 11D 6 6 4,50 16 6 14,50 21 5 19,75 23 7 21,25 66 24 60,00 322,625 18 57 1413

58 1133 KERİM TOPÇU 11A 5 9 2,75 10 1 9,75 23 5 21,75 26 4 25,00 64 19 59,25 320,748 15 58 1454

59 1184 MANAY MUHAMMED 11B 8 2 7,50 11 1 10,75 24 1 23,75 19 7 17,25 62 11 59,25 319,821 11 59 1483

60 1169 HATİCE KAZMACI 11B 13 6 11,50 16 4 15,00 17 3 16,25 19 10 16,50 65 23 59,25 319,271 12 60 1502
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME 113 113 113 10379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 9,4 6,97 11,8 5,7 10,34 10,0 5,1 8,72 10,9 5,3 9,61 42,0 25,5 35,64 248,570 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 10,1 7,1 8,31 14,9 3,9 13,89 19,8 5,1 18,50 20,9 6,4 19,33 65,7 22,6 60,03 322,150 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 1188 ALİ YAZICI 11A 9 6 7,50 13 4 12,00 20 4 19,00 22 6 20,50 64 20 59,00 319,199 16 61 1505

62 1236 AZRA TACAR 11D 12 6 10,50 20 3 19,25 17 5 15,75 14 2 13,50 63 16 59,00 318,529 19 62 1523

63 1166 KADİR HANO 11B 12 8 10,00 24 1 23,75 25 5 23,75 61 14 57,50 314,495 13 63 1662

64 1146 ZAFER TANIŞIR 11A 3 0 3,00 11 0 11,00 21 5 19,75 24 3 23,25 59 8 57,00 313,882 17 64 1680

65 1200 ÖMER GENİŞEL TR 11A 7 5 5,75 11 7 9,25 21 6 19,50 23 7 21,25 62 25 55,75 309,687 18 65 1824

66 1230 AZRA SU ASLAN 11D 8 9 5,75 14 3 13,25 17 7 15,25 23 7 21,25 62 26 55,50 308,936 20 66 1851

67 1177 MUSTAFA DOĞRU 11B 9 2 8,50 17 2 16,50 19 7 17,25 14 6 12,50 59 17 54,75 305,974 14 67 1965

68 1174 TUĞBA KARAHAN 11B 11 8 9,00 5 4 4,00 22 7 20,25 23 7 21,25 61 26 54,50 305,507 15 68 1987

69 1180 SAMET GÜNGÖR 11B 11 10 8,50 20 3 19,25 10 8 8,00 20 6 18,50 61 27 54,25 304,711 16 69 2017

70 1138 MEHMET KARAOĞLU 11A 11 7 9,25 15 8 13,00 19 5 17,75 16 9 13,75 61 29 53,75 302,920 19 70 2079

71 1158 M ESAT SAMUR 11B 24 6 22,50 30 0 30,00 54 6 52,50 301,015 17 71 2161

72 1189 BETÜL ERSÜ 11C 13 10 10,50 18 0 18,00 7 4 6,00 19 4 18,00 57 18 52,50 299,170 15 72 2260

73 1150 YUSUF SEKMAN 11A 12 11 9,25 16 11 13,25 20 2 19,50 13 10 10,50 61 34 52,50 299,033 20 73 2263

74 1242 AYŞE KARADAĞ 11D 5 7 3,25 14 2 13,50 18 5 16,75 20 7 18,25 57 21 51,75 297,868 21 74 2315

75 1228 BERAT DEMİRPOLAT 11D 9 7 7,25 10 7 8,25 21 4 20,00 18 8 16,00 58 26 51,50 296,507 22 75 2368

76 9 ÖMER KAYA 11D 11 15 7,25 19 5 17,75 14 7 12,25 16 9 13,75 60 36 51,00 294,914 23 76 2431

77 1203 REFİK EKİNCİ 11C 12 12 9,00 19 4 18,00 13 9 10,75 16 11 13,25 60 36 51,00 294,666 16 77 2448

78 1157 TAYYİP OĞUR 11A 13 4 12,00 14 4 13,00 14 8 12,00 16 8 14,00 57 24 51,00 294,306 21 78 2466

79 0 NEHİR IŞIK 11C 10 13 6,75 13 9 10,75 16 7 14,25 20 8 18,00 59 37 49,75 291,391 17 79 2616

80 1140 SEMA NUR HANO 11A 13 5 11,75 11 7 9,25 16 7 14,25 17 9 14,75 57 28 50,00 291,363 22 80 2617

81 1164 ÖMER ÖZDEMİR 11B 7 0 7,00 24 4 23,00 21 8 19,00 52 12 49,00 290,054 18 81 2674

82 1132 ELA TOPÇU 11A 9 5 7,75 9 0 9,00 15 9 12,75 21 6 19,50 54 20 49,00 289,067 23 82 2721

83 1208 MURAT HAN GÖKGÖZ 11C 9 9 6,75 21 7 19,25 12 6 10,50 15 12 12,00 57 34 48,50 287,394 18 83 2809

84 1175 ALİ HAMAN 11B 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 4 22,00 26 3 25,25 50 8 48,00 287,331 19 84 2812

85 1176 YAKUP CANŞİ 11B 26 2 25,50 24 6 22,50 50 8 48,00 287,188 20 85 2820

86 1216 ASLI BOZURT 11C 10 10 7,50 14 6 12,50 14 2 13,50 16 5 14,75 54 23 48,25 286,655 19 86 2842

87 16 ALEYNA ÜRGÜN 11C 19 9 16,75 10 1 9,75 13 4 12,00 13 14 9,50 55 28 48,00 284,491 20 87 2949

88 1143 SEFA ÇELİK 11A 6 8 4,00 16 3 15,25 14 9 11,75 18 8 16,00 54 28 47,00 283,402 24 88 3006

89 1193 CEYLİN ÇELİK 11C 16 13 12,75 15 11 12,25 17 11 14,25 12 16 8,00 60 51 47,25 282,696 21 89 3046

90 1218 HAYRUNNİSA ESİM 11D 13 14 9,50 18 9 15,75 8 10 5,50 18 9 15,75 57 42 46,50 281,174 24 90 3099
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME 113 113 113 10379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 9,4 6,97 11,8 5,7 10,34 10,0 5,1 8,72 10,9 5,3 9,61 42,0 25,5 35,64 248,570 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 10,1 7,1 8,31 14,9 3,9 13,89 19,8 5,1 18,50 20,9 6,4 19,33 65,7 22,6 60,03 322,150 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 1179 M ESAD ÖZBİLGİ 11B 12 10 9,50 15 7 13,25 13 6 11,50 15 11 12,25 55 34 46,50 281,034 21 91 3106

92 1149 BUSE ARPACI 11A 9 6 7,50 17 5 15,75 24 4 23,00 50 15 46,25 280,973 25 92 3109

93 1183 HASAN YILDIZ 11B 7 7 5,25 16 2 15,50 16 4 15,00 13 12 10,00 52 25 45,75 279,242 22 93 3196

94 1233 ŞURA DEMİR 11D 9 4 8,00 6 0 6,00 18 4 17,00 16 6 14,50 49 14 45,50 278,313 25 94 3249

95 1141 ÖMER TURAN 11A 22 3 21,25 24 1 23,75 46 4 45,00 278,220 26 95 3255

96 1214 BORAN ÖZDEMİR 11C 0 1 -0,25 4 6 2,50 21 9 18,75 25 5 23,75 50 21 44,75 277,501 22 96 3284

97 1246 YUNUS DENİZ 11D 13 6 11,50 18 5 16,75 14 9 11,75 8 10 5,50 53 30 45,50 277,498 26 97 3285

98 549 MUHAMMED ALİ BAYRAM 11B 2 0 2,00 11 0 11,00 17 7 15,25 18 10 15,50 48 17 43,75 273,873 23 98 3475

99 1241 BAHAR DEMİR 11D 8 10 5,50 16 6 14,50 11 9 8,75 17 10 14,50 52 35 43,25 271,875 27 99 3576

100 1213 MUSAB TUNÇ 11C 2 1 1,75 2 0 2,00 19 4 18,00 22 6 20,50 45 11 42,25 269,596 23 100 3693

101 1182 KAAN TARILIĞ 11B 12 5 10,75 13 0 13,00 6 11 3,25 18 10 15,50 49 26 42,50 268,978 24 101 3725

102 8 BERKAY DELİBAL 11A 24 4 23,00 21 9 18,75 45 13 41,75 268,251 27 102 3766

103 1171 YUSUF KAHRAMAN 11B 26 3 25,25 17 10 14,50 43 13 39,75 262,069 25 103 4104

104 1191 ARAS DEMİRTAŞ 11C 1 0 1,00 18 5 16,75 23 5 21,75 42 10 39,50 261,477 24 104 4134

105 1228 FURKAN AKTAŞ 11D 7 2 6,50 9 4 8,00 14 5 12,75 10 1 9,75 40 12 37,00 252,767 28 105 4666

106 1137 NESPİN ŞİMŞEK 11C 12 6 10,50 16 6 14,50 7 3 6,25 7 11 4,25 42 26 35,50 247,518 25 106 4973

107 1170 M SAİT YILDIZ 11B 13 11 10,25 8 3 7,25 7 7 5,25 13 10 10,50 41 31 33,25 241,037 26 107 5416

108 1173 AZİZ KARAOĞLAN 11B 15 9 12,75 19 5 17,75 34 14 30,50 234,393 27 108 5829

109 20 ORHAN METİN 11B 1 4 0,00 12 4 11,00 9 14 5,50 10 4 9,00 32 26 25,50 219,013 28 109 6770

110 1181 HAMZA TANRIVERDİ 11B 4 10 1,50 15 5 13,75 10 10 7,50 6 13 2,75 35 38 25,50 218,568 29 110 6802

111 1131 ALİ EMİR POLAT 11A 11 10 8,50 16 13 12,75 27 23 21,25 206,388 28 111 7509

112 2234 YASİN AYDIN -9C 8 21 2,75 6 24 0,00 7 21 1,75 8 21 2,75 29 87 7,25 163,546 1 112 9353

113 2248 MEVANUR YILDIZ -9D 8 18 3,50 4 24 -2,00 4 21 -1,25 7 20 2,00 23 83 2,25 148,389 1 113 9850
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME 113 113 113 10379

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,3 9,4 6,97 11,8 5,7 10,34 10,0 5,1 8,72 10,9 5,3 9,61 42,0 25,5 35,64 248,570 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 10,1 7,1 8,31 14,9 3,9 13,89 19,8 5,1 18,50 20,9 6,4 19,33 65,7 22,6 60,03 322,150 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEFA AYHAN 1205   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,403 248,570 1 52 52 52 1278

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 1 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 7,75 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,75 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 4,50 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 15,50 13,89 10,34

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 18,75 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 7,50 6,42 3,28

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,50 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,75 7,38 3,93

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 19,75 19,33 9,61

Toplam: 120 69 29 61,75 51 61,75 60,03 35,63

TYT Türkçe Cd daaBab cDDaadbCDADA   cA dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   ECDD Ca Da BDc E EeBDEabABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADBBD cCBCDEB  BcceBBAa 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCABCeAe  BEBceA CDCBC ECcEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 3 22
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 1 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 1 50
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 18 5 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN AYDIN 2234 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,546 248,570 1 112 112 112 9353

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 1 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 21 2,75 9 2,75 8,31 6,97

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 0,00 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 3,65 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 0,00 13,89 10,34

Matematik-1 30 7 21 1,75 6 1,75 18,50 8,72

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,75 6,42 3,28

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 5,53 2,40

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,25 7,38 3,93

TYT Fen 30 8 21 2,75 9 2,75 19,33 9,61

Toplam: 120 29 87 7,25 6 7,25 60,03 35,63

TYT Türkçe CaDBbeeCDbdcDba bdedebcEeddEbe

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEcbbeedeabdadccBbedCBbdaebdaA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEdcD ADedebabcCbaccadc cBabed

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDeAad ccceccdbecbCcdeaEdddEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 5 44
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 1 6 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 2 7 22
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 4 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 3 25
Su Ekosistemleri 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 6 20 21
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 0 6 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 1 3 25
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 1 3 25
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVANUR YILDIZ 2248 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,389 248,570 1 113 113 113 9850

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 1 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 18 3,50 12 3,50 8,31 6,97

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 0,25 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 3,65 2,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 4 24 -2,00 -7 -2,00 13,89 10,34

Matematik-1 30 4 21 -1,25 -4 -1,25 18,50 8,72

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,00 6,42 3,28

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -1,25 5,53 2,40

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,25 7,38 3,93

TYT Fen 30 7 20 2,00 7 2,00 19,33 9,61

Toplam: 120 23 83 2,25 2 2,25 60,03 35,63

TYT Türkçe CaDBedeCDbdaD a  de abbEeadEbe

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BacbDe dbabdacccBbedCaedaebda 

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEdcDdAeede a cdbdacadc b d ed

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen deDdAaC   ceccdbecbCceeaEdddEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 5 44
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 1 6 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 2 6 22
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 4 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 3 25
Su Ekosistemleri 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 4 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 3 20 11
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 4 17
Bağıl Hareket 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 0 6 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 1 3 25
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 1 3 25
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EREN TANIR 1152 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,802 248,570 2 18 18 18 266

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 24 1 23,75 79 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 10 0 10,00 100 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 27 2 26,50 88 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 84 18 79,50 66 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe aB a a    DEcBbCDbDA  ccAaECCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal E DD C DB  BDABEDEDbDEDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DbAD B AaC CDEBeaBEEABBADeEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCBABCCBEBDBAEbEDBCEECEE eC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 3 44
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 2 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 0 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 19 5 68
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMİR POLAT 1131 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,388 248,570 28 111 111 111 7509

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 2 7 0,25 3 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 27 23 21,25 18 60,13 60,03 35,63

TYT Matematik BdDbbDd D    da cb BcdAB  DAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABaBABCCdbBbdd eaDaaEdCEEEea

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 10 10 36
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 4 33
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 1 3 25
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YAZICI 1188 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,199 248,570 16 61 61 61 1505

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 64 20 59,00 49 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe Cd  eaB b   Dc BbCDA      A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal c ECDD Ca       B   ecDEDCA EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB D ADBB AcCdCDEa aBEEAB AD 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBABaDBEBcBdaCeC C ECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 0 11
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 1 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 19 4 68
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 1 50
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER TURGUTALP 1148 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,325 248,570 5 23 23 23 409

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 80 17 75,75 63 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe CBDaba  D   DE BbCDADA   cAada

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD CDDc bB  BE bC DED A   

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdB DCAD BDADCdCDEBe BEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCABCdABEDBEBDBAECeCBCEECcEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 3 4 33
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 0 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 3 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DENİZ 1147 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,644 248,570 14 51 51 51 1266

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 2 2,50 8 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 64 10 61,50 51 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe    a             A         CbB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal            BDABE dcb   C   A  

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BBDCADBBDAeCBCDEBD BEEAccADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCBAeCCBEaDBAECEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 25 2 89
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ORUÇ 550 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,944 248,570 1 16 16 16 216

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 25 2 24,50 82 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 86 20 81,00 68 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe D CaBCb   DE dbCDADA    AaECea

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD CeDB bBDABEDE EDEDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BdDbADBBe cCdCDEB cBbEABBbDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DaAdCaABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 1 44
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 1 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 18 8 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY DELİBAL 8 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,251 248,570 27 102 102 102 3766

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 45 13 41,75 35 60,13 60,03 35,63

TYT Matematik B DCADBBD DCdCDEBcbBEEABBADAaE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdCBABCbBEaDBcECEDaeEbCEEcaC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 23 3 82
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ARPACI 1149 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,973 248,570 25 92 92 92 3109

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 7,55 8,31 6,97

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 6 2 5,50 55 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 4 23,00 77 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 50 15 46,25 39 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe D ea     cDE BbCeA      A  CCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Matematik B DCADBB  a BCaEc  BdEAB eD EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CAeC AdCCBEBDBAECcDBCEECEEcDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 0 22
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 16 5 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN ASLAN 1145 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,719 248,570 3 20 20 20 300

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 22 3 21,25 71 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 83 18 78,50 65 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe Cace a C    Da BEbDADA    A dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal e ECDD C  DE BDAaEDECBDEDCAaEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCAD BDdDCBCDEBbDBEEABeADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDaAdCBAdEDBEaDcAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 3 22
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 1 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 0 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 24 2 86
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA TOPÇU 1132 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,067 248,570 23 82 82 82 2721

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 9 0 9,00 30 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 6 2 5,50 55 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 54 20 49,00 41 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe CB B a Ca   D  BbeDb      A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal              BDA    C DE CA  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB  CADcBed  dCeEB aBddABe DA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbD AdC ABEDBEaDdAceDCBC ECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 2 0 22
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 14 8 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 4 3 0 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN KESKİN 1135 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,873 248,570 7 26 26 26 466

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 78 15 74,25 62 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDBCaBb    cc BbCDAbA    A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B E Dc    D  B ABE bCdDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADBBD DCBCDEB  BEdAB ADe

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCaCABCBABEDBEBcBA CDCBCEECEdE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 0 44
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 1 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 0 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 2 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM AKKOYUN 1248 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,712 248,570 12 48 48 48 1155

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 6 3 5,25 53 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 6 3 5,25 53 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 70 27 63,25 53 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe Dcaa C    bb BbCDADA    AadCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDc Ce   bBeABEDbDbDEDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADBBD  bBCDEB  cdcAB AD EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CABCcAcCaBEBDeA baDdeEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 3 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 18 4 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKDOĞAN 1144 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,170 248,570 13 50 50 50 1246

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 3 8,25 28 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 10 3 9,25 31 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 66 16 62,00 52 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe Ca   a d        ECDADA    A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B Eb D Ca     D     CBaE  A  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DbADBBDccCBCDEBaDBEcABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbDCAdCBAeEDBEaDBAECDCaCE C EE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 0 22
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 5 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 2 0 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM TOPÇU 1133 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,748 248,570 15 58 58 58 1454

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 9 2,75 9 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 10 1 9,75 33 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 64 19 59,25 49 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe be a d    cd  bCD  A    A  Cba

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD                DEDe   ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BdDbADeBD DCBCDEBDb EEABeADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DbAaCBAcCCBEBcBAECEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 2 22
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 0 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 4 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ENFAL TÜRKKAL 1156 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,555 248,570 4 22 22 22 351

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 12 1 11,75 39 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 80 12 77,00 64 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe Cdbd a b    Db BbaDADA   EA dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   E D  C  D  B   E  CcDE CA  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCeCAdCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 3 33
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 0 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 0 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 28 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SAİD ZARİÇ 1139 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,903 248,570 6 25 25 25 463

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 3 9,25 31 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 2 19,50 65 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 10 0 10,00 100 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 77 11 74,25 62 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe Ca d C      D  BECDA c    A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD Ce cE BD B D CBDEDCA EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADBBD aCB DEB  BEEAB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCABCBABcDBEBDBAdCeCdCEdC EE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 2 11
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 1 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 2 1 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KARAOĞLU 1138 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,920 248,570 19 70 70 70 2079

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 3 4 2,00 20 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 61 29 53,75 45 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe  Bea      bED ECDADA   cAb Cbd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal Eb D CDb  bBDABEDbcEDbae   ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DbADBBD   BCDEBa BEEAB eDbEc

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAcCBABCa bdcBd C DdeEEC E eC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 2 33
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 1 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 18 5 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 1 3 17
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 3 0 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÇAVDAR 1153 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,227 248,570 11 46 46 46 1087

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 17 1 16,75 56 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 1 6,75 68 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 2 24,50 82 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 68 16 64,00 53 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe  c a e  A Db BECDA A    A  aC 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD CDa    D B D D DED   EACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BcDbAD aD   dCDEc bBEEAe eDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAd  ABCCBEBDBAECEDdC ECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 2 1 22
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 15 8 54
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GENİŞEL TR 1200 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,687 248,570 18 65 65 65 1824

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 5 5,75 19 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 62 25 55,75 46 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe DB ad        caCDA      A  Cb 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EbDDeCe B           DaaCBadACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADeBD eCBCDEac BdEABcADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdCcABCbBEBcBAaaEDBCEECEdEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 3 0 33
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 3 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 5 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TURAN 1141 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,220 248,570 26 95 95 95 3255

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 6 0 6,00 60 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 1 23,75 79 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 46 4 45,00 38 60,13 60,03 35,63

TYT Matematik B DCADBBD D BCDEc bBEEAc ADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CA   ABCCBEBcBA CEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 3 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 0 67
Bağıl Hareket 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA AZRA AYDIN 1136 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,149 248,570 9 37 37 37 789

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 3 13,25 44 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 74 22 68,50 57 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe b  B aBC    DE BECDA A  e AE C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDDeeD cE B A E becDEDCAadA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBcDbADdBD c dCDaB  BEEABBeDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCcCAdCBABaDBEBDBAb DCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 4 0 44
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 2 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 17 7 61
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA ÇELİK 1143 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,402 248,570 24 88 88 88 3006

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 8 4,00 13 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 5 2 4,50 45 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 54 28 47,00 39 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe    a a    D  cbCeAe     Aa CbB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCbDB  B      D  dDCB EACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DdADaeD D dCDdcb BdEA   DAEc

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DaABCeAaCCBEBcd   EDBeEECccE C

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 1 1 11
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 2 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 0 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 13 9 46
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 1 50
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 2 2 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR HANO 1140 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,363 248,570 22 80 80 80 2617

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 5 4 4,00 40 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 6 3 5,25 53 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 57 28 50,00 42 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe CBDBea e    DE BECDA c    A aC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   Ee D C  c  eD  c Eec EDCAdEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DbA c D b  CaEBbaBEEAB eDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCbda AdEcBEB BAbeDCBeEEb E 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 3 2 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 1 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 1 25
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 15 7 54
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 0 3 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 1 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 2 1 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENOL İSTANBUL 1130 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,966 248,570 10 40 40 40 949

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 4 11,00 37 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 71 20 66,00 55 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe b DB C CbE  cE BbCDA      A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B bCDD eD       BE beeDdDCA EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EaB DCADBBD DaBCaEc  BEEAaeADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBABEbBEBcBAECDCBCEECEEd

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 3 0 33
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 19 5 68
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYYİP OĞUR 1157 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,306 248,570 21 78 78 78 2466

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 2 6,50 65 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 3 5 1,75 18 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 57 24 51,00 43 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe  B a C    Db dbCDADA E  A  CCB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Ce B  B        DEaCBccACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DbADaB  c  CDEB  caEABeeD Ec

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  aAdCBABCCcEaD d edD C EC EEeC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 4 0 44
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 13 7 46
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 3 50
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 1 50
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Beyin 4 3 0 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SEKMAN 1150 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,033 248,570 20 73 73 73 2263

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 6 1 5,75 58 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 3 6 1,50 15 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 61 34 52,50 44 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDaebaa    DEaBECDAeA   cAddC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal d EbDD Ca DEbeDcBEcEecDEDCAecA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik aEBBDCADBB   CBCDEB  Bb AB A A

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCa ABC  BcDBbaccb CeCceE  EE 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 4 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Edebi Akımlar 7 0 2 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 3 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 2 50
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 1 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 1 50
Bağıl Hareket 4 3 0 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 4 33
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 2 0 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER TANIŞIR 1146 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,882 248,570 17 64 64 64 1680

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 0 3,00 10 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 11 0 11,00 37 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 7 2 6,50 65 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 8 0 8,00 80 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 3 23,25 78 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 59 8 57,00 48 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe C    C             A          

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal    CDD C            C DEDCA  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBdDCADBBDccCd aEB  BEEAB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CC CABCeAdEDBEBD A CDCdCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 0 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 5 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZERYA BALIKÇI 1155 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,416 248,570 8 36 36 36 699

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 3 9,25 31 7,55 8,31 6,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,51 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,75 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,79 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 7 1 6,75 23 11,79 13,89 10,34

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,38 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 7,12 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,58 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 21,41 19,33 9,61

Toplam: 120 72 9 69,75 58 60,13 60,03 35,63

TYT Türkçe Cd B C         BbCDADA    A  a

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal                     CBDEDCd  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDbAdCBABEDBEacBAECeCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 0 33
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 28 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HAMAN 1175 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,331 248,570 19 84 84 84 2812

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 1 -0,25 -1 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 50 8 48,00 40 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe    a                          

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal    D                          

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCbD BD cCBCDEBDbBEEABBADeEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCBABCCBEBcBAaCbDBC ECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 1 0 11
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 4 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ KARAOĞLAN 1173 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,393 248,570 27 108 108 108 5829

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 1 3 0,25 3 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 19 5 17,75 59 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 34 14 30,50 25 55,55 60,03 35,63

TYT Matematik EdB DCADBac c d a Bb BdEABBeDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCABCBAB D b  a  dcCBCEECEcE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 13 9 46
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 1 1 17
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR KOCABAY 1185 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,857 248,570 10 45 45 45 1045

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 11 1 10,75 36 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 69 18 64,50 54 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe CcDd e Cb   Db dbCDADc    A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal      D    D bB  BE EC  E   BEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBdDbADcBDA  BCDEBDDBdEABceDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CC CAdCBABcDBEBcBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 2 22
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 1 0 11
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 5 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİA DURMUŞ 1163 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,542 248,570 8 41 41 41 958

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 6 2 5,50 55 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 72 25 65,75 55 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe bd a Cbc aD aBbCDA A   EAaaCCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD C e  CBeABEDbDcDEDCB EACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DbbD B    BCDEd  BacABeeDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CAdC ABCbBEBDBAECEDBCEdCEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 4 33
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Edebi Akımlar 7 0 4 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 0 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 1 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 14 6 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 4 3 0 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KASAR 1178 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,875 248,570 2 12 12 12 174

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 21 1 20,75 69 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 85 10 82,50 69 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe bB   a C    DE BbaDA A    A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   ECD  C  D aBDABED CBDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdB DbADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDaAeCBABEDBEBcBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 2 0 22
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 0 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 25 2 89
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE KILIÇ 1165 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,216 248,570 3 14 14 14 192

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 87 21 81,75 68 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe CaDdaaBCDc  baDBECDADA  e AEda

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD C aa  BaABE bCBDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBcDCADcBDA CBCaEBbaBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCeCAdCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 2 44
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 3 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebi Akımlar 7 3 2 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 5 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA TANRIVERDİ 1181 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,568 248,570 29 110 110 110 6802

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 10 1,50 5 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 3 6 1,50 15 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 1 4 0,00 0 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 35 38 25,50 21 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe      d    bd  ECeAe   ba E aba

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Ce B dBDeB  ED DE e   ACe

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B D AD eD c c  a e BabcB eDAEd

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  bAcCeedCdBb be  d  dd Eb E   

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 1 11
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 9 10 32
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 4 17
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 1 2 17
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 0 1 0
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 2 1 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YILDIZ 1183 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,242 248,570 22 93 93 93 3196

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 7 5,25 18 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 2 15,50 52 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 3 4 2,00 20 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 3 6 1,50 15 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 52 25 45,75 38 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe bd  ba a    Da BbCDA      A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BE C D C  b  B     bCBDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB D AD B    BCaE a BdEAB eDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen Cb dce  ABaDcEdbcA beCBCbECEE 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 0 11
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 0 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 15 4 54
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 3 33
Bağıl Hareket 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 4 33
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KAZMACI 1169 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,271 248,570 12 60 60 60 1502

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 5 5 3,75 38 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 65 23 59,25 49 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe  d a aD  eD  BECDADA    AEcCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Ce    B   E bc DdDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCAD BDADC  aE   Bd A  eDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen cCAdaeABCbBEaccc CcDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 2 33
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 1 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 16 3 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 3 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA SU ERDEN 1172 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,016 248,570 9 42 42 42 965

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 71 22 65,50 55 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe  dbC      Da BbbDADc   cA dCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal    D       BDbB  EcbDEaCB  ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BcDCADBBDceCdCDEBD BbEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdCeABCCBbBcBAECEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 4 11
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 1 0 11
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 5 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TARILIĞ 1182 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,978 248,570 24 101 101 101 3725

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 13 0 13,00 43 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 4 4 3,00 30 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 49 26 42,50 35 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe Cdb  a  bE  D DdECDADA    A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   ECDD C            CBDEDCA  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EcB Deb d D   B adc eB d d e  

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbDCABCcAB DBbBceA eeadCEECEcE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 1 22
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 1 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Edebi Akımlar 7 2 1 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 0 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 5 11 18
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 2 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR HANO 1166 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,495 248,570 13 63 63 63 1662

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 6,78 8,31 6,97

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 61 14 57,50 48 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe DBba d    DE eECDADA    AadaCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Matematik BB CAD BDADCBCDEB  BEEABBeD EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen eCAdCeABCCBEBcBAECEDBCEECEEdDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 2 44
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 1 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ESAD ÖZBİLGİ 1179 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,034 248,570 21 91 91 91 3106

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 4 3 3,25 33 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 55 34 46,50 39 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe Ca aCa dDd aDb BcCDADA   cA cC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal aE bDD ee c bBaAB   CBDEDCABE 

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBdD AD BD c   aE   BbEAd eD 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CaDCAaCeAebDB d BA eeCaCEECcc 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 3 22
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 4 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 12 6 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 2 33
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 2 2 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ESAT SAMUR 1158 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,015 248,570 17 71 71 71 2161

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 54 6 52,50 44 55,55 60,03 35,63

TYT Matematik BBDCADBBDcDbBCeEBaeBdEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 6 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SAİT YILDIZ 1170 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,037 248,570 26 107 107 107 5416

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 8 3 7,25 24 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 3 3 2,25 23 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 41 31 33,25 28 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe  BeCBCbcc DbDdbCDADA   aA dCbd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD eDDa                e A A

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BcD bDa c Db    B  B  e    e E

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAeCddBCCB  cdA a DdecE  EbD 

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 2 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 7 7 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 1 33
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 1 2 25
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 2 0 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MANAY MUHAMMED 1184 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,821 248,570 11 59 59 59 1483

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 2 7,50 25 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 11 1 10,75 36 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 5 2 4,50 45 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 62 11 59,25 49 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe    C      Db   CDA      A  CCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal   DD    B  BDABEDbD        A  

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADcBDAD B  EBD BEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCBABCC EBcBA e DaCaEe EcDe

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 0 11
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 0 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 1 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 1 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 2 1 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ BAYRAM 549 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,873 248,570 23 98 98 98 3475

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 11 0 11,00 37 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 4 5 2,75 28 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 48 17 43,75 36 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe              B              C 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal E DD       B  B     D DC  EAC 

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADBB  c BCaEB aBEEAd eDAad

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  aAddeABCbdbBDBAbe DBCEECEEEcC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 0 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 17 6 61
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 3 33
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 2 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÇELİK 1186 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,680 248,570 4 21 21 21 304

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 86 29 78,75 66 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe CdcBeaBCDabaDEDBECDADe  ecAEdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BaECDDceDDcabBDABE ECBDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADaBDccCBCDEdDDBEEABeADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBABEDBEBcBA aDCaedECEcE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 4 33
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 3 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 3 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 23 4 82
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DOĞRU 1177 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,974 248,570 14 67 67 67 1965

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 2 8,50 28 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 17 2 16,50 55 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 7 2 6,50 65 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 14 6 12,50 42 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 59 17 54,75 46 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe    a C     E B CDA      AE  Cd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal   DD Cc   bBDAB D   DEDC BEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B eCADBBDdc BCaEBb BEEAd eDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CAdCBABCb     d    BCbEbEEEeC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 0 22
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 1 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 18 7 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ASLAN 1160 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,412 248,570 5 24 24 24 435

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 18 4 17,00 57 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 79 15 75,25 63 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDebC C    DE BECDA A    A dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   ECDD CDD  bBDABE bCeDEa A EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DbAD BD DCBC EB  BEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAeCeABEDBEBcccECeCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 2 33
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEMİR 1164 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,054 248,570 18 81 81 81 2674

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 7 0 7,00 23 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 52 12 49,00 41 55,55 60,03 35,63

TYT Sosyal                     CB   CABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCAD BDADadCaEBcDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAeCBAdEDBEBcBcaCeCBCdcCEE 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 4 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN METİN 20 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,013 248,570 28 109 109 109 6770

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 4 0,00 0 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 9 14 5,50 18 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 3 2 2,50 25 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 0 0 0,00 0 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 10 4 9,00 30 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 32 26 25,50 21 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe            c caC            b 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal E DD e    aBD    b  aEDCB  ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik Bcb bDcde  dB adB aaEbAd eD EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  eA CB d            BCEEe EEeC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 1 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Su Ekosistemleri 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 8 14 29
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 0 1 0
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 2 1 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET GÜNGÖR 1180 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,711 248,570 16 69 69 69 2017

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 3 19,25 64 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 61 27 54,25 45 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe CBDabaBa    a  dECDbDA   cAacC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD Ce c bBDAB D CBDEDCA EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdBeD AD  e   BCadB  B Ec  e b

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CC CAaCeAdcDBEBDcA aDCBC ECEE 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 3 4 33
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 2 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 9 8 32
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK EFE YILDIZ 1159 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,071 248,570 6 28 28 28 504

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 18 1 17,75 59 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 77 14 73,50 61 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDB a C    DE BbCDADA    A dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   ECDD Ce D  BDA E EC DEDCA  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCAD BDAcCBCDEc  BEEABdADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDaAdC AeEDBEBcBb CeCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 1 44
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 1 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 0 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 2 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA KARAHAN 1174 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,507 248,570 15 68 68 68 1987

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 5 4 4,00 13 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 61 26 54,50 45 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe bdaaeC C Ed DE BEbDA e    A  C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal           cb B      e DE aA  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EcBcDCADBBDca BCDEBbDBdEABBADe

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCeABEDBEBceAEeDCdeEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 3 11
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 2 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 7 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP CANŞİ 1176 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,188 248,570 20 85 85 85 2820

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 50 8 48,00 40 55,55 60,03 35,63

TYT Matematik B DCADdBDADCBCDEB DBEdABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdCcAdCCBEBcdAECEDBCbECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 24 2 86
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN CİLASIN 1187 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,711 248,570 7 34 34 34 657

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 19 1 18,75 63 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 75 18 70,50 59 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe D Ca C    cE ccaDA A   cA  CCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD C  B C DABED c  EDCB  ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADBBD DCcCaEBa BdEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCaABCCBEBDdAECaDaCE bEcEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 1 33
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 4 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 1 2 25
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAHRAMAN 1171 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,069 248,570 25 103 103 103 4104

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 43 13 39,75 33 55,55 60,03 35,63

TYT Matematik BBDaADBBDADCBCDEB cBEEABBADAbE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdCBABCa baccAbe bBeE CEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 25 2 89
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 0 4 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 0 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AY 1167 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,363 248,570 1 11 11 11 166

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 29 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 6,78 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,18 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 2,80 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 11,53 13,89 10,34

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,11 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,65 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,17 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,31 7,38 3,93

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,13 19,33 9,61

Toplam: 120 87 16 83,00 69 55,55 60,03 35,63

TYT Türkçe Cd BeC C    DE BbaDb A    A dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal d ECDD CeDDE BDAaE EeeDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCaEBDcBEcABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBABcDBEBDBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 1 33
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 25 3 89
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÜRGÜN 16 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,491 248,570 20 87 87 87 2949

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 10 1 9,75 33 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 5 3 4,25 43 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 3 6 1,50 15 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 55 28 48,00 40 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDdeaBCDab DEDBEbDADAA eEAEdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD e            CBDED     

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdB D A  B  c B  Ec  Bb AB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCD eaC AdcDBbaDed beCdbEECdcE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 6 2 67
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 3 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebi Akımlar 7 3 3 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 1 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 12 4 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 3 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 2 2 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HASAN DENİZ 1206 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
408,535 248,570 4 5 5 5 83

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 25 2 24,50 82 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 93 17 88,75 74 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe cBaaBabEeecd BbCDAeAA eEAE CCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Ca B CBDABEDEDEDEaCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DeADBBD DCBCDEB  BEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCBABCCBEBcBAECEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 6 1 67
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 1 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Edebi Akımlar 7 2 4 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 4 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 23 1 82
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN SİVAZ 1209 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,607 248,570 6 8 8 8 135

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 89 15 85,25 71 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDaCC C    Db BECDADA   EAaaa

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD CDDDaaBeABEDbCBDEaCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADBBD c BCDEBb BEEABBAD 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAeCBABEDBEBcBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 3 44
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 0 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS DEMİRTAŞ 1191 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,477 248,570 24 104 104 104 4134

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 0 1,00 3 10,44 8,31 6,97

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 6 2 5,50 55 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 42 10 39,50 33 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe            D                  

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Matematik EdBdDbADe D b BCDEB  BE AB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen Cb  AcCBABaDBEBDBAECeCBCEECEEc

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 17 5 61
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 2 33
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI BOZURT 1216 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,655 248,570 19 86 86 86 2842

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 6 1 5,75 58 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 2 4 1,00 10 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 16 5 14,75 49 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 54 23 48,25 40 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe C  Bea Cbd cDc dbCD D c A A dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B EeDD    DE BDbBE bCda DCd  A

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdB      B    B DEBa B  ABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen Cb CA C AB DB ac c dDCBC EC EE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 2 2 22
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Edebi Akımlar 7 1 3 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 1 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 12 2 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 1 50
Bağıl Hareket 4 3 0 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 2 33
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 0 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ERSÜ 1189 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,170 248,570 15 72 72 72 2260

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 18 0 18,00 60 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 6 2 5,50 55 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 4 2 3,50 35 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 19 4 18,00 60 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 57 18 52,50 44 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe CdD dC dDcdDbdaBcCDA AA   A dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD C     BD    ECBDEDCA EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB  d b B      aE   Bb A     

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CC aABC AddaBEBD    DCBCEECEE 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 1 44
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 1 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 1 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 6 4 21
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN ÖZDEMİR 1214 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,501 248,570 22 96 96 96 3284

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 1 -0,25 -1 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 4 6 2,50 8 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 50 21 44,75 37 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe b                             

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal       c     eBecBcD   D c     

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdBeDbADBeecaCBCDEBbDBEEABBeDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCaCAeCBABEDBEBDBAaCDCBCEbCEcE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 2 50
Su Ekosistemleri 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 19 9 68
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 2 2 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇELİK 1193 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,696 248,570 21 89 89 89 3046

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 17 11 14,25 48 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 2 7 0,25 3 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 3 6 1,50 15 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 12 16 8,00 27 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 60 51 47,25 39 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe DBbeBCcEbDcbcBaCDADAA ecAEcaCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD ec B baDbBEabDEadDedB ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BdDbAb Be eCaCbEBbbcEEABBeDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen a AdeabdCbdEBcec baDBeEECEEbcC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 6 2 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 3 4 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 2 50
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 15 11 54
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 4 17
Bağıl Hareket 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 3 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT YERLİKAYA 1232 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,153 248,570 7 9 9 9 144

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 3 9,25 31 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 87 11 84,25 70 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe C    C      D  BbCDADA   c  dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal a ECDDeC ecEdBDABEDbCBDEDCA EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADBBDADCBCDEBD BEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBABEDBEBcBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 1 2 11
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 26 0 93
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR DURSUN 1215 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
447,292 248,570 1 1 1 1 21

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 25 3 24,25 81 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 10 0 10,00 100 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 105 12 102,00 85 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe DdCaBCD dbDEDBECDADAeEeEAEaCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDeCD B aBDABEDEDEDEDCcBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCBABCCBEBcBAECEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 6 3 67
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 3 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebi Akımlar 7 3 3 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 1 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 1 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 28 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM KAYA 1192 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,503 248,570 9 35 35 35 662

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 78 30 70,50 59 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe CaDdba CcEdDcEcBEbDA Acc  AEaC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal  dECDD Ce DdCB ca abCBDEDaABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdBBDCADBBD cCBCDEB aBdcABecDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCABCdABEDBEBDcA CDCBCEEbEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 4 44
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 2 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 2 25
Su Ekosistemleri 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 6 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 6 0 100
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERAL BULUT 1217 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,379 248,570 2 3 3 3 48

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 98 18 93,50 78 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDdeCBCDbADDcaBbCDADAAE EAEEC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal e ECDD CDDcb BeABEbECcDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBABcDBEaDcAdCDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 8 1 89
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 4 2 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 28 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT HAN GÖKGÖZ 1208 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,394 248,570 18 83 83 83 2809

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 57 34 48,50 40 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe  d C     cc  BbCDAeAe   AaaCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EbDa CD BdCBaABEDEDbDEDCdBEACd

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik Bc  Ab  D D B  Ec  BcEAB eD Ed

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen cCA aBABCbcEaDeA CabdeE eEdEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 4 22
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 3 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 1 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 11 6 39
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 4 33
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 1 2 25
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB TUNÇ 1213 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,596 248,570 23 100 100 100 3693

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 1 1,75 6 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 2 0 2,00 7 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 45 11 42,25 35 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe e                  A      A   

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal                             EA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADeBed  BCDE  DBEdA  ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen bCDCAaCBABcDBEBD c CeCBCEECEEd

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 1 0 11
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 18 4 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI AYDOĞMUŞ 1201 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,118 248,570 14 56 56 56 1316

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 17 1 16,75 56 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 66 19 61,25 51 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe DBba e   bDb  bCDA A   cA  Cd 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD CDDB           DEDeBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DbADBB    BCaE   BdEAB eDAEa

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdCBABCbBEBcBAECcDBC ECEEaDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 4 1 44
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 0 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 15 5 54
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR IŞIK 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,391 248,570 17 79 79 79 2616

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 59 37 49,75 41 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe DdaaBa    aE BbbDADe  ecAEaeCc

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Ce B  aDA   Ec DbDCceEdae

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BdeCbDBB  c B DE  bcEdAB ADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen adAaCBABCCBEacdA dEDBCEECEE bC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 4 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 1 50
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 15 7 54
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESPİN ŞİMŞEK 1137 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,518 248,570 25 106 106 106 4973

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 2 6 0,50 5 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 4 4 3,00 30 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 42 26 35,50 30 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe CBDc a C   D a  EbDADA   cAa C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BdEbDD Ce D  BDA   bCBDE CAabA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik E c D A         D Ba eE    A  

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen dbaCeeC d EcdEdcB  C Cd       

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 3 3 33
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 3 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 0 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 6 3 21
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 5 17
Bağıl Hareket 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 4 33
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 1 0 25
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 0 0 0
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR TURSUN 1207 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,522 248,570 3 4 4 4 70

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 96 23 90,25 75 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe daDdbCadDbdDDaDBcCDADAAaAEA dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEECDDbCeaDEdBDABEDECBDEDaABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBdDCADBBDeDCBCDEBcDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBABEDBEacBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 5 3 56
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 4 3 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 2 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 1 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 25 3 89
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REFİK EKİNCİ 1203 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,666 248,570 16 77 77 77 2448

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 19 4 18,00 60 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 6 3 5,25 53 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 3 5 1,75 18 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 60 36 51,00 43 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe Ce deaBCDd DcE dbCDAD da cA dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B E DD ea DEdBD BEDbC DEDC BEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EaBdD A d   aCc DEc eBdEAB ADe

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCcCA dBbBcD b aBAdeDCBCEbCccE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 5 11
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 0 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67
Edebi Akımlar 7 3 1 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 0 67
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 1 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 12 9 43
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 1 3 17
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 1 3 25
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNA ŞENGÜL 1 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,944 248,570 10 38 38 38 900

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 2 19,50 65 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 72 22 66,50 55 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe   ea b    ba BECDAeAA   A dabd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD e  B CBDABE bD DEDCB  ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BBDCADBBD D BCDEc  BEEAd ADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAeCeABCCBEBDcdbCEedCEECdE DC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 1 33
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 1 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 2 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS AKAKUŞ 1198 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,385 248,570 12 53 53 53 1282

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 70 32 62,00 52 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe Dcea C EeD E BbCDADAAd* AE abB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCD BddBDbBE bD DaDCBBdACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik Bc CADBBD  aB ad  DBbEABc DeEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAaCdABCCBEBccd aEadCcECEE DC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 5 2 56
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 2 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 15 6 54
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KAYMAK 1196 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,170 248,570 8 19 19 19 274

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 87 30 79,50 66 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe DBdCBCDddcDaaBECDAaA EdaAEdaba

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDACDDBEbBDABdDEDaDbDCdBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BcDCADBBe DCBCDEcbDBEEAB eDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCeABCbBcBceAbCEDBCEECEcEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 6 2 67
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 2 5 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 9 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 5 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFCAN IŞIK 1199 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,910 248,570 13 54 54 54 1296

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 6 4 5,00 50 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 3 6 1,50 15 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 70 32 62,00 52 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe DBeaBCaE abEDdbCDADA  ecAEdCbB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDdCDaBEbBDABEDEDcaEDCBaEAaA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BaDbADBBD D BCDa bDBEEAB ADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCcdCeeBCCeEdDadda D          

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 5 2 56
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 3 3 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 8 1 89
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 4 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 2 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 0 0 0
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Beyin 4 0 0 0
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EKİN ARAS 1204 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,505 248,570 5 6 6 6 105

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 93 22 87,50 73 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe DBbCBCa eDDbDBEeDADAAaAcAEECbB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EbDD CacB baDABEDEDEDEDCBaEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BBDCADBBD cCBCDEB bBEEAdBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdCBABCCBEdccAbCEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 7 2 78
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 4 2 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 1 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 23 3 82
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE YAŞAR 1197 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,099 248,570 11 44 44 44 1038

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 25 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 10,44 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,02 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 4,59 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,26 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 3 19,25 64 16,28 13,89 10,34

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 18,27 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 6,74 6,42 3,28

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,12 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,36 7,38 3,93

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 19,22 19,33 9,61

Toplam: 120 72 29 64,75 54 64,21 60,03 35,63

TYT Türkçe caCaBCaE DcEDdbCDAec    AbdCCd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Ce B  BDb E bD DEDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCAD BDAD BCaEB  BdccB AeAaE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdCeABCCBbBceA CcDBCEEaEEEeC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 5 11
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 4 1 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 0 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 1 50
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 18 5 64
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 3 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A KADİR TURAN 1223 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,543 248,570 12 33 33 33 617

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 2 10,50 35 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 76 19 71,25 59 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe C      e    DE BECDA    e A EC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BdECDDbeeDD  BDAB abCcDEaCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EcBa CADBBD DCBCDEBDDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBAB DcbacBAEeDCBe EC EE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 2 0 22
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 4 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 24 2 86
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 1 4 17
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 1 50
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 0 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERDEM YILDIRIM 1221 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,757 248,570 13 39 39 39 904

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 3 7,25 24 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 24 1 23,75 79 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 72 22 66,50 55 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe    a      DE BbCDA      A  Cb 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD CD B  BDABE EDaDEDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DaADaBDcaCdCDdBe BdEABcADAEa

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen aCAeCBABCacEBDeAECEDBCEaCaEEDd

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 1 0 11
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 0 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 17 9 61
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 2 2 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KARADAĞ 1242 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,868 248,570 21 74 74 74 2315

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 7 3,25 11 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 14 2 13,50 45 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 57 21 51,75 43 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe D bC b    D  cbC       cA   ac

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EbDD  e B           DEDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADBBDc  BCDE   BbcAB cDAEd

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen Da dCeA CCBEaDBA acDBCEECEEEcC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 1 22
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 17 5 61
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA SU ASLAN 1230 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,936 248,570 20 66 66 66 1851

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 9 5,75 19 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 14 3 13,25 44 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 62 26 55,50 46 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe C  c a    b ba BbCDbDA    AEaa

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   EbDDbC D          CBDEDCABdA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DdAD B  D dbDEcDDBdEAd eDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCeAdcDBEdcBAaCDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 3 2 33
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 0 0 0
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 16 7 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 3 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA TACAR 1236 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,529 248,570 19 62 62 62 1523

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 3 19,25 64 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 1 1 0,75 8 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 4 1 3,75 38 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 14 2 13,50 45 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 63 16 59,00 49 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe CBDBaa d   cDb BbCDADA       C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal a EbDD C DD  BDA E bCBDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DbAD BD c BCaEc  BEEAB eD 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen Cb        b BEBD    DCBCEEC EE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 3 0 33
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 0 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 16 5 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 1 17
Bağıl Hareket 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 1 67
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 0 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR DEMİR 1241 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,875 248,570 27 99 99 99 3576

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 52 35 43,25 36 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe  dbaBbb   c cBbCDAD     A  Cba

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD C c  CBDAB bEDcDbaC   ACe

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B D bD d   CaCeaB  aE Ad eDAaE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CAea AcCCBEBD daeaDaCEECEEdeC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 1 11
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 1 2 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 0 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 11 8 39
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELÇİM ASLAN 1231 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,370 248,570 4 13 13 13 179

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 87 18 82,50 69 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe DBea C    Da BbCDADA   cAb CC 

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD eDDBdCBDABcDdDEDEDCBdEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BBDCADBBeADCBCDEB DBEaABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCA CdAdCCBEBcBAECEDBCbECaE DC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 4 2 44
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 2 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 4 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 25 2 89
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRPOLAT 1228 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,507 248,570 22 75 75 75 2368

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 58 26 51,50 43 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe Cd c a      c  dbCDADA    AEdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   ECD  ea Db a bBE E  D aCA  e

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DbADBBDAD BCDE c BEbAc ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCcCAaCBABEDBEBcdAadDC e Ee E 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 2 33
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 2 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 2 25
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 4 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 1 50
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Beyin 4 2 1 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA BBYGT 1222 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,778 248,570 8 29 29 29 525

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 80 28 73,00 61 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDaeaBC    cb BECDADA   cAEcC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B EbDD C DD baabBdcbCBDEDaABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBcDCADcBDAaCcCDEBbDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbDCABCBAeaDBEBcBAEeDCBCEECdEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 3 44
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 0 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 1 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 2 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 3 25
Su Ekosistemleri 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 23 5 82
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİM ASLAN 1238 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,625 248,570 18 57 57 57 1413

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 66 24 60,00 50 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe   CaBC   bba BbbDA            

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD CDb  aBDABEa c DEeCd  AC 

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADcBD cdBCaEB cBEEAB ADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen caAdCBABCbBEaDBAdbEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 0 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 0 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 0 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 5 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 4 33
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF REYYAN AKBAŞ 1154 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,381 248,570 2 7 7 7 131

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 23 2 22,50 75 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 90 18 85,50 71 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe DdbaBCba DD aBECDADA  ecAadCCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Cc B CBDAB DED DEDCBdEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADBBDADCBCDEB DBEEABeADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCAdC ABCaBEBcBAECEDBCbECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 4 33
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 2 4 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 0 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 26 0 93
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 0 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DURSUN 1237 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,554 248,570 15 47 47 47 1127

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 3 7 1,25 13 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 17 13 13,75 46 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 73 38 63,50 53 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe Ddae a   acbaccCDADA   EAaECbd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDDbCDeBECBDABdDbcbDEDCBBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCADBae aCBCDEBDDBddABBeDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen aCABCBddCCBbceBdEbceBCEEeEEcDa

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 5 2 56
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 2 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 8 1 89
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 6 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 1 5 17
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ÖZDEN 1235 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,625 248,570 5 15 15 15 208

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 29 1 28,75 96 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 22 8 20,00 67 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 88 27 81,25 68 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe CaDBaaBCDc  bEacECeADA  e AadC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BEECDDACDDDECBDABEDECBaEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBdDbADBBDAcCBCaEBbbBEbABcADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbbCAdCeABEDcEBcBAbCDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 2 44
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 9 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 4 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 7 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 4 2 67
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAH ÖZDEN 1243 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,230 248,570 7 27 27 27 483

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 79 21 73,75 61 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe Dc a     cD  BECDADA  AcAEdadB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD eDDB eBDABEDEcbaEDC      

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCbDcBDcDCBCDEB bBEdABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen DCABCBABCbaEBDBcEeEDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 4 3 44
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 1 1 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 3 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 21 5 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN İŞLER 1227 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,557 248,570 16 49 49 49 1185

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 4 2 3,50 35 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 69 25 62,75 52 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe  Bdaa D  DbdacbCDADA   cA dCac

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EbDDde D   B   E  D DbDCcdEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DCAD BD c BCDEBDDBEEbBeADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CAdC A  bBEBcBAECEDBCEbCEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 2 33
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 2 2 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 3 33
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 0 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 2 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 2 33
Bağıl Hareket 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP IŞIK 1234 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,988 248,570 6 17 17 17 225

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 14 8,50 28 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 9 0 9,00 90 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 86 22 80,50 67 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe CdDebaBaba  DcacbCeADA  eEAbEC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD CbDcceBDABEDbCBDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADBBD DCBCDEB  BEdAB AeA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CC CABCBABcDBEBDBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 5 2 56
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 1 4 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 3 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 2 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 0 83
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TURSUN 1229 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,420 248,570 14 43 43 43 1021

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 8 6,00 20 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 16 3 15,25 51 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 70 20 65,00 54 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe  Baac        cbCDADb   EA  Cba

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD Ca B  BDAaE    DEaC   ACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik BBDCAD B  DCBCDEBb BEEABeADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  CABCeAaCaBEBDBcbedDBCEECEEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 1 33
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 1 67
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 23 1 82
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AKTAŞ 1228 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,767 248,570 28 105 105 105 4666

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 2 6,50 22 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 9 4 8,00 27 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 0 0 0,00 0 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 10 1 9,75 33 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 40 12 37,00 31 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe    Baa       E BE         AE C

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   d DD  a D bBDABEDb          

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdB D ADBBD    C  B DBEdbe Ae 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CC CAeCBA           DC C      

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
HİKÂYE 9 3 0 33
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 2 2 22
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 13 5 46
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 3 0 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Beyin 4 0 0 0
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEN ŞİMŞEK 1239 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,713 248,570 1 2 2 2 33

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 26 2 25,50 85 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 101 14 97,50 81 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe CaDBCaBCDEcDD DB CDbDA bAEAbdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal BaECDD CDDD CBDABEDECBDEDCAdEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBcDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCeABEDBEBcBAbCDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 5 3 56
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 3 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebi Akımlar 7 6 1 86
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 1 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 3 0 75
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 27 1 96
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA ESİM 1218 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,174 248,570 24 90 90 90 3099

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 5 3 4,25 43 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 57 42 46,50 39 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe bdaBaaBdDa bDbDcbCDADA  bcAEdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B EbDD CeDDcedeAdE bCBDEDCAeEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBBbaA ddDc  aC  Bc    ed  b 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen deDCeBaaABbDBEacBA  cCBCEECEE 

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 3 44
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 3 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
Edebi Akımlar 7 3 3 43
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 3 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 2 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 3 25
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 7 10 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 3 50
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M EREN TUTAR 1226 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,514 248,570 9 30 30 30 530

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 15 3 14,25 48 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 77 17 72,75 61 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe baD  a C    DE BabDADb    A dC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   EbDD Ce D CB   E  CBDEDCA  b

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCDEB DBEaABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CCDCAdCBAdEDBEBcBdECeCBCbECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 2 22
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 1 0 25
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 26 1 93
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 5 1 83
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 2 2 50
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE BEYAZIT 1219 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,468 248,570 3 10 10 10 147

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 22 1 21,75 73 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 87 11 84,25 70 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe CeDBaa C    DE BECDADA    AddC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   ECDD C DDE BDA E bCBDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DbAD BD DCBCDEB  BEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbDCAdCBeBEDBEBcBAECDCBCEECEEE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 2 44
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 0 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 0 75
Su Ekosistemleri 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 22 1 79
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 3 50
Bağıl Hareket 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KAYA 9 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,914 248,570 23 76 76 76 2431

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 2 5 0,75 8 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 8 0 8,00 80 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 60 36 51,00 43 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe  BbaBCead caaBECDbDA  ecAadCdd

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDbbC     BDABE EDbDEDeBaEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik Bd C   BDe C CaE bDBEEAa bD Ed

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen abA   deCaBEBD A CEDdCEbCEEceC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 3 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 1 5 14
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 1 1 25
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 13 7 46
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 1 4 17
Bağıl Hareket 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 1 75
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 3 1 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA SEVGİ ATAR 1240 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,799 248,570 11 32 32 32 589

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 78 26 71,50 60 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe baaBba C    ba BECDbDA  ecAbdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal B ECDD CDDcbeBDbaE ECdDEaCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EEB DCADBBD DCBCDEBDDBEdABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CbDCAcCeABEDBEBcBA CDCdCE b EE

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 3 4 33
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 0 78
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 3 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 2 50
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 25 1 89
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 2 67
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 5 1 83
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 0 1 0
Beyin 4 1 1 25
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN KAYA 1168 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,458 248,570 17 55 55 55 1306

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 71 37 61,75 51 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe DBadBCD AaDEaBbCDeDA  AcAaaCba

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EbDDbea B bBDABEDEDaDEDCdBEACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B babDBBDAa dCaEB  BdEAB AD EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen aaAcCBddCCBdBceA eaDBCEEecEEDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 4 3 44
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 2 1 67
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
Edebi Akımlar 7 4 2 57
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 2 1 67
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 4 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 2 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 16 7 57
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 2 4 33
Bağıl Hareket 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 3 50
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 4 0 100
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 2 2 50
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL YILDIRIM 1905 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,992 248,570 10 31 31 31 541

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 21 0 21,00 70 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 5 1 4,75 48 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 21 4 20,00 67 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 77 17 72,75 61 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe CdbdaCcCba  D DBECDADc  A AbdC

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

TYT Sosyal   ECDD    D CBDAB  ECBDEDCABEA

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDEDCABEA

TYT Matematik EdB DCAD BDea BCDEB  BEEAB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CC CAc  A EDBEBDBbbCDCBC ECEEb

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBCEECEEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 1 5 11
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 1 2 33
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
Edebi Akımlar 7 2 3 29
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 1 2 33
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 0 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 0 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 4 0 100
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 20 3 71
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 4 1 67
Bağıl Hareket 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 6 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA DEMİR 1233 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,313 248,570 25 94 94 94 3249

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 4 8,00 27 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 6 0 6,00 20 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 3 2 2,50 25 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 49 14 45,50 38 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe    a C    Da  E DA A    A dCCa

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal ECDD       BD                 

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B DbADBBe   BCDEBb B  AB eDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen D AcCeA Cb EBc d  E BC ECEEdDC

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
HİKÂYE 9 2 1 22
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 0 44
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 2 0 50
Su Ekosistemleri 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 17 4 61
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 3 2 50
Bağıl Hareket 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 3 1 50
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 3 0 75
Sinir Sistemi 1 1 0 100
Beyin 4 4 0 100
Çevresel Sinir Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS DENİZ 1246 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,498 248,570 26 97 97 97 3285

Puanı Hesaplanan: 113 113 113 10379

Katılımlar: 28 113 113 113 10379

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 9,13 8,31 6,97

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,28 4,15 3,60

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,89 3,65 2,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,60 3,05 1,90

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,54 3,04 2,17

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 17,31 13,89 10,34

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 19,52 18,50 8,72

Fizik 10 1 3 0,25 3 5,46 6,42 3,28

Kimya 10 2 6 0,50 5 5,59 5,53 2,40

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 7,71 7,38 3,93

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 18,77 19,33 9,61

Toplam: 120 53 30 45,50 38 64,73 60,03 35,63

TYT Türkçe DB a d    Db  EbDADA   EAcdCCB

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

TYT Sosyal EaDD CeDB  BDbB DEDbDdD   EACA

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDEDCBBEACA

TYT Matematik B baADBB    B DEBbaBdaAa AeeEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen   A   d ebcdBc c ebD e ECE E C

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBCEECEEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
HİKÂYE 9 5 2 56
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi 3 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
Edebi Akımlar 7 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 3 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 4 2 1 50
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 4 3 1 75
Su Ekosistemleri 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 28 13 9 46
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 6 0 3 0
Bağıl Hareket 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 6 2 4 33
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Doku 4 1 1 25
Sinir Sistemi 1 0 0 0
Beyin 4 3 0 75
Çevresel Sinir Sistemi 1 1 0 100
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