
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME 117 345 421 12527

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,5 9,2 13,15 13,9 9,7 11,51 9,0 9,1 6,75 10,7 8,1 8,72 49,2 36,2 40,13 261,240

Okul Ortalaması 19,5 7,9 17,56 17,6 8,7 15,41 16,2 9,4 13,81 17,8 8,0 15,78 71,1 34,0 62,56 328,380

KATILIMLAR

1 1258 BELİNAY KÖSEDAĞ 10A 27 2 26,50 22 6 20,50 28 2 27,50 29 1 28,75 106 11 103,25 450,075 1 1 1 1 20

2 1260 SELİN AKDENİZ 10A 28 2 27,50 24 6 22,50 24 6 22,50 29 1 28,75 105 15 101,25 443,933 2 2 2 2 28

3 1277 HASAN UMUT BAYBAS 10A 25 4 24,00 27 3 26,25 27 2 26,50 23 7 21,25 102 16 98,00 434,318 3 3 3 3 39

4 1315 DİJLE AKA 10C 22 4 21,00 25 5 23,75 26 4 25,00 28 1 27,75 101 14 97,50 433,465 1 4 4 4 44

5 1264 ARDA ÇAVDAR 10A 25 5 23,75 23 7 21,25 23 6 21,50 24 6 22,50 95 24 89,00 407,347 4 5 5 5 191

6 1251 EYÜP YEKTA YAZICI 10A 23 7 21,25 22 6 20,50 24 5 22,75 25 4 24,00 94 22 88,50 406,229 5 6 6 6 205

7 1317 HİRANUR VAROĞLU 10C 22 8 20,00 23 7 21,25 21 7 19,25 27 3 26,25 93 25 86,75 401,221 2 7 7 7 253

8 1322 MUSTAFA HAMAY 10C 24 6 22,50 22 7 20,25 21 8 19,00 25 5 23,75 92 26 85,50 397,038 3 8 8 8 300

9 1261 HAVVA KARATAŞ 10A 24 6 22,50 20 8 18,00 23 7 21,25 25 5 23,75 92 26 85,50 397,038 6 8 8 8 300

10 1357 ZEYNEP YAĞMUR 10D 20 8 18,00 19 7 17,25 25 5 23,75 27 3 26,25 91 23 85,25 396,972 1 10 10 10 302

11 26 ECRİN ARIK 10B 23 7 21,25 23 7 21,25 21 9 18,75 25 5 23,75 92 28 85,00 395,698 1 11 11 11 317

12 1271 EYLÜL KESKİN 10A 25 5 23,75 23 7 21,25 21 9 18,75 23 7 21,25 92 28 85,00 395,273 7 12 12 12 321

13 1292 SÜMEYYE GEZİNTİ 10B 23 4 22,00 24 6 22,50 16 5 14,75 25 3 24,25 88 18 83,50 391,111 2 13 13 13 378

14 1291 AYŞENUR YARDIMCI 10B 21 5 19,75 20 8 18,00 22 7 20,25 26 4 25,00 89 24 83,00 389,931 3 14 14 14 393

15 1297 MERYEM ARSLAN 10B 23 6 21,50 23 7 21,25 21 7 19,25 22 4 21,00 89 24 83,00 389,543 4 15 15 15 398

16 0 BERİL GÜLER 10B 24 6 22,50 23 7 21,25 19 10 16,50 21 6 19,50 87 29 79,75 379,584 5 16 16 16 541

17 10 SELİN KIZGIN 10C 19 11 16,25 17 12 14,00 27 3 26,25 23 7 21,25 86 33 77,75 374,454 4 17 17 17 639

18 1302 BELİNAY ŞASİ 10B 25 3 24,25 20 8 18,00 14 12 11,00 25 4 24,00 84 27 77,25 372,021 6 18 18 18 695

19 1278 YAREN ASLAN 10A 25 5 23,75 17 7 15,25 21 8 19,00 20 5 18,75 83 25 76,75 370,373 8 19 19 19 716

20 1364 MUSTAFA YİĞİT 10D 20 6 18,50 23 4 22,00 19 7 17,25 20 5 18,75 82 22 76,50 370,304 2 20 20 20 718

21 1259 BERİVAN YENİGÜN 10A 23 7 21,25 24 6 22,50 15 10 12,50 22 7 20,25 84 30 76,50 370,007 9 21 21 21 726

22 1350 RABİA KAYMAK 10D 21 5 19,75 21 6 19,50 21 8 19,00 20 8 18,00 83 27 76,25 369,360 3 22 22 22 737

23 1365 EGE YAVUZ 10D 22 3 21,25 21 8 19,00 21 7 19,25 17 4 16,00 81 22 75,50 366,831 4 23 23 24 787

24 0 CEREN ALTUN 10B 21 6 19,50 20 6 18,50 20 6 18,50 20 8 18,00 81 26 74,50 364,132 7 24 24 25 844

25 1318 FATİH ŞAHBAZ 10C 22 4 21,00 21 5 19,75 17 2 16,50 19 7 17,25 79 18 74,50 363,907 5 25 25 26 851

26 1286 HELİN KELEŞ 10B 24 3 23,25 24 5 22,75 17 10 14,50 16 11 13,25 81 29 73,75 361,200 8 26 26 28 922

27 1305 HAVVA YILDIRIM 10B 14 2 13,50 19 6 17,50 18 7 16,25 26 2 25,50 77 17 72,75 359,952 9 27 27 29 965

28 1363 HAMZA YÜZBAŞI 10D 23 5 21,75 18 9 15,75 19 8 17,00 19 7 17,25 79 29 71,75 355,543 5 28 28 30 1089

29 1262 BERFİN ERDAL 10A 19 8 17,00 20 5 18,75 18 6 16,50 20 5 18,75 77 24 71,00 353,966 10 29 29 31 1142

30 14 SUAT KUŞCU 10C 18 7 16,25 20 6 18,50 17 12 14,00 23 7 21,25 78 32 70,00 351,158 6 30 30 35 1237

31 1257 ZEHRA ECRİN DURMUŞ 10A 21 7 19,25 17 9 14,75 15 9 12,75 24 3 23,25 77 28 70,00 350,848 11 31 31 36 1251

32 1354 ZEYNEP KAYA 10D 22 8 20,00 20 10 17,50 17 11 14,25 20 7 18,25 79 36 70,00 350,550 6 32 32 37 1257

33 1249 RUKİYE ERGÜL 10A 23 5 21,75 23 6 21,50 13 8 11,00 18 9 15,75 77 28 70,00 350,223 12 33 33 38 1267

34 40 ENES GÜLMEZ 10B 22 5 20,75 15 15 11,25 21 6 19,50 20 7 18,25 78 33 69,75 349,701 10 34 34 40 1284

35 1265 ONUR BERAT POLAT 10A 20 9 17,75 18 8 16,00 21 4 20,00 18 9 15,75 77 30 69,50 349,240 13 35 35 41 1301

36 1316 YUSUF ÇELİK 10C 25 5 23,75 20 9 17,75 13 13 9,75 20 7 18,25 78 34 69,50 348,560 7 36 36 42 1325

37 1343 NİLAY ÇİFTÇİ 10D 17 13 13,75 25 4 24,00 14 10 11,50 21 7 19,25 77 34 68,50 346,894 7 37 37 43 1389

38 1325 ROJİN TAŞDEMİR 10C 23 6 21,50 18 8 16,00 18 10 15,50 18 10 15,50 77 34 68,50 345,736 8 38 38 44 1441

39 1359 BUĞRA KAÇAR 10D 25 4 24,00 19 3 18,25 17 10 14,50 14 12 11,00 75 29 67,75 342,977 8 39 39 45 1550

40 1284 ALİ HAMZA BAYRAM 10B 19 10 16,50 17 8 15,00 21 6 19,50 18 7 16,25 75 31 67,25 342,659 11 40 40 46 1571

41 1329 HİVA GÜZELYÜZ 10A 22 8 20,00 16 12 13,00 19 10 16,50 20 9 17,75 77 39 67,25 342,264 14 41 41 47 1583

42 1250 ECENUR KORNAZ 10C 23 7 21,25 21 9 18,75 17 11 14,25 16 13 12,75 77 40 67,00 341,150 9 42 42 48 1630

43 1309 M EMİR ÇELİK 10C 20 8 18,00 19 8 17,00 18 8 16,00 18 9 15,75 75 33 66,75 340,941 10 43 43 49 1637

44 1300 HATİCE MEŞE 10B 21 7 19,25 16 6 14,50 16 8 14,00 20 4 19,00 73 25 66,75 340,908 12 44 44 50 1639

45 1331 CEMRE KOÇ 10C 17 7 15,25 15 10 12,50 17 10 14,50 25 4 24,00 74 31 66,25 340,125 11 45 45 52 1669

46 1313 MUHAMMED KILIÇ 10C 25 5 23,75 23 7 21,25 10 5 8,75 15 9 12,75 73 26 66,50 339,322 12 46 46 53 1695

47 1253 ZEYNEP RÜVEYDA ELEM10A 24 6 22,50 19 10 16,50 17 9 14,75 15 10 12,50 75 35 66,25 338,723 15 47 47 54 1721

48 1338 AFFAN DOĞAN 10C 15 11 12,25 17 10 14,50 21 7 19,25 21 7 19,25 74 35 65,25 337,319 13 48 48 55 1771
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,5 9,2 13,15 13,9 9,7 11,51 9,0 9,1 6,75 10,7 8,1 8,72 49,2 36,2 40,13 261,240

Okul Ortalaması 19,5 7,9 17,56 17,6 8,7 15,41 16,2 9,4 13,81 17,8 8,0 15,78 71,1 34,0 62,56 328,380

KATILIMLAR

49 1267 AYŞE ÇEÇE 10A 17 11 14,25 18 10 15,50 15 10 12,50 24 4 23,00 74 35 65,25 337,209 16 49 49 56 1774

50 1320 SEFA ORUÇ 10C 20 9 17,75 16 10 13,50 20 10 17,50 19 10 16,50 75 39 65,25 336,494 14 50 50 57 1799

51 1368 RABİA ERGÜL 10D 21 8 19,00 21 9 18,75 15 14 11,50 18 8 16,00 75 39 65,25 336,312 9 51 51 58 1807

52 1295 PİNAR DEMİR 10B 19 10 16,50 19 10 16,50 15 9 12,75 21 7 19,25 74 36 65,00 336,015 13 52 52 60 1822

53 1352 SEMANUR   TANRIVERDİ10D 21 9 18,75 16 14 12,50 16 8 14,00 21 6 19,50 74 37 64,75 334,981 10 53 53 61 1865

54 1282 EBRU GÖKBUĞA 10B 21 6 19,50 17 10 14,50 16 6 14,50 18 7 16,25 72 29 64,75 334,754 14 54 54 62 1877

55 1308 EDANUR COŞKUN 10B 14 6 12,50 18 7 16,25 18 9 15,75 21 7 19,25 71 29 63,75 332,778 15 55 55 63 1960

56 1298 ABDULSAMED KAHRAMAN10B 22 8 20,00 16 11 13,25 17 11 14,25 18 7 16,25 73 37 63,75 331,683 16 56 56 64 2005

57 1296 İLKNUR SARIBUĞA 10B 16 13 12,75 19 9 16,75 15 6 13,50 22 8 20,00 72 36 63,00 330,521 17 57 57 65 2053

58 1312 MİRAÇ SEVİNÇ 10C 16 11 13,25 21 7 19,25 17 9 14,75 18 11 15,25 72 38 62,50 328,763 15 58 58 68 2130

59 0 CEMRE 10C 22 8 20,00 22 7 20,25 11 15 7,25 17 9 14,75 72 39 62,25 327,114 16 59 59 69 2221

60 1367 ZARİFE ASLAN 10D 20 9 17,75 18 7 16,25 15 11 12,25 17 5 15,75 70 32 62,00 326,695 11 60 60 71 2242

61 1327 GAMZE MERİÇ 10C 18 12 15,00 19 10 16,50 13 16 9,00 23 7 21,25 73 45 61,75 326,521 17 61 61 72 2250

62 1369 MUSTAFA ALİOĞLU 10A 16 9 13,75 13 5 11,75 23 6 21,50 16 6 14,50 68 26 61,50 325,662 17 62 62 73 2296

63 1303 HALİM AKÇAY 10B 22 7 20,25 17 12 14,00 19 7 17,25 13 12 10,00 71 38 61,50 324,637 18 63 64 75 2359

64 1301 EYLÜL ZEHRA 10B 23 3 22,25 14 6 12,50 15 7 13,25 15 6 13,50 67 22 61,50 324,517 19 64 65 76 2367

65 1349 YUSUF KARATAŞ 10D 20 6 18,50 14 12 11,00 21 3 20,25 14 10 11,50 69 31 61,25 324,173 12 65 66 77 2389

66 1328 KADER KABAN 10C 23 7 21,25 12 4 11,00 15 13 11,75 18 3 17,25 68 27 61,25 324,045 18 66 67 78 2396

67 1311 YUSUF AYDINOĞLU 10C 16 9 13,75 18 6 16,50 25 5 23,75 9 8 7,00 68 28 61,00 323,859 19 67 68 79 2408

68 1255 YASİN UNCU 10A 19 7 17,25 13 10 10,50 19 6 17,50 18 9 15,75 69 32 61,00 323,754 18 68 69 80 2415

69 1270 DEVRİM ÇİFTÇİ 10A 19 7 17,25 18 10 15,50 15 10 12,50 17 7 15,25 69 34 60,50 322,231 19 69 70 82 2482

70 1272 SARYA İSMAİLOĞULLARI10A 23 5 21,75 14 9 11,75 17 7 15,25 14 9 11,75 68 30 60,50 321,506 20 70 71 83 2513

71 1332 AZİZE SİDAR KARAKURT10C 13 14 9,50 23 7 21,25 21 9 18,75 14 16 10,00 71 46 59,50 320,022 20 71 72 84 2568

72 1321 ENES KALAYCI 10C 23 4 22,00 16 11 13,25 14 8 12,00 15 10 12,50 68 33 59,75 319,249 21 72 73 86 2600

73 1266 ESMA NUR GÖRDÜK 10A 19 7 17,25 13 10 10,50 16 8 14,00 19 6 17,50 67 31 59,25 318,563 21 73 74 87 2636

74 1310 MUHAMMED DEMİR 10C 16 14 12,50 16 11 13,25 18 3 17,25 18 8 16,00 68 36 59,00 318,369 22 74 75 88 2644

75 1334 NASUH  KILIÇASLAN 10C 22 3 21,25 20 3 19,25 9 14 5,50 16 13 12,75 67 33 58,75 316,350 23 75 76 89 2745

76 1289 DERYA ZEYREK 10B 20 9 17,75 16 12 13,00 19 7 17,25 12 7 10,25 67 35 58,25 315,202 20 76 78 91 2812

77 1347 ALİ ADEM TANRIVERDİ 10D 19 4 18,00 17 4 16,00 17 8 15,00 11 7 9,25 64 23 58,25 315,130 13 77 79 92 2821

78 1254 CEMRE KAÇAR 10A 19 4 18,00 16 13 12,75 12 9 9,75 20 10 17,50 67 36 58,00 314,708 22 78 80 93 2840

79 1256 NARİN SAR * 10A 20 8 18,00 18 10 15,50 14 8 12,00 15 10 12,50 67 36 58,00 314,508 23 79 81 94 2854

80 1362 AYBÜKE KAYSERİLİ 10D 22 8 20,00 21 8 19,00 13 14 9,50 12 15 8,25 68 45 56,75 310,321 14 80 83 97 3069

81 1273 FURKAN YAKUT 10A 20 9 17,75 15 12 12,00 15 13 11,75 17 8 15,00 67 42 56,50 310,132 24 81 84 98 3080

82 1290 ELİF HATUN ÇOLAK 10B 15 11 12,25 11 10 8,50 17 10 14,50 22 7 20,25 65 38 55,50 308,051 21 82 86 101 3201

83 1335 ALİYE ECRİN KARAKURT10C 19 8 17,00 16 11 13,25 10 15 6,25 21 8 19,00 66 42 55,50 307,383 24 83 87 102 3235

84 1274 MEHMET SERHAT GÜNGÖR10A 19 6 17,50 16 7 14,25 14 13 10,75 15 10 12,50 64 36 55,00 305,555 25 84 89 104 3326

85 1252 AYBERK YEKE 10A 23 7 21,25 15 12 12,00 14 10 11,50 13 11 10,25 65 40 55,00 304,978 26 85 90 106 3360

86 1319 BERFİN GÖKÇE 10C 19 8 17,00 17 10 14,50 12 8 10,00 15 8 13,00 63 34 54,50 304,137 25 86 92 108 3403

87 1351 ARDA ÖZCAN 10D 16 14 12,50 18 11 15,25 12 15 8,25 20 8 18,00 66 48 54,00 303,419 15 87 94 110 3450

88 1341 KÜBRA AKTAŞ 10D 19 6 17,50 11 7 9,25 17 7 15,25 14 7 12,25 61 27 54,25 303,291 16 88 95 111 3457

89 1269 ÖMER ERİNCİK 10A 23 7 21,25 14 14 10,50 9 17 4,75 19 7 17,25 65 45 53,75 301,500 27 89 96 112 3568

90 1344 EZGİ KAYA 10D 20 9 17,75 16 13 12,75 13 16 9,00 17 12 14,00 66 50 53,50 301,074 17 90 97 113 3589

91 1324 BATUHAN ÖZMEN 10C 15 15 11,25 17 13 13,75 13 17 8,75 21 9 18,75 66 54 52,50 299,103 26 91 98 116 3717

92 1345 SİNEM SARİHAN 10D 13 3 12,25 14 4 13,00 15 8 13,00 16 7 14,25 58 22 52,50 298,793 18 92 99 117 3739

93 1342 BEYZA KÖSEK 10D 19 7 17,25 16 10 13,50 17 10 14,50 10 11 7,25 62 38 52,50 297,863 19 93 100 120 3789

94 1288 ALEYNA BALTA 10B 17 10 14,50 15 14 11,50 14 10 11,50 17 10 14,50 63 44 52,00 297,007 22 94 101 123 3833

95 1304 ABDULSELAM ADIGÜZEL10B 11 16 7,00 17 13 13,75 17 7 15,25 18 10 15,50 63 46 51,50 296,519 23 95 103 127 3870

96 1346 RANA CEYHAN 10D 19 7 17,25 14 11 11,25 13 12 10,00 15 8 13,00 61 38 51,50 295,087 20 96 104 128 3938
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME 117 345 421 12527

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,5 9,2 13,15 13,9 9,7 11,51 9,0 9,1 6,75 10,7 8,1 8,72 49,2 36,2 40,13 261,240

Okul Ortalaması 19,5 7,9 17,56 17,6 8,7 15,41 16,2 9,4 13,81 17,8 8,0 15,78 71,1 34,0 62,56 328,380

KATILIMLAR

97 1283 İSA DURSUN 10B 19 8 17,00 19 8 17,00 13 15 9,25 11 13 7,75 62 44 51,00 293,406 24 97 105 129 4045

98 1287 M AKİF ÇELİK 10B 21 8 19,00 14 12 11,00 14 13 10,75 11 6 9,50 60 39 50,25 290,962 25 98 109 134 4190

99 1268 TURHAN ASLAN 10A 20 8 18,00 13 9 10,75 8 7 6,25 17 9 14,75 58 33 49,75 289,799 28 99 110 135 4270

100 1337 RUKİYE BAYRAKTAR 10C 15 10 12,50 22 5 20,75 8 14 4,50 14 9 11,75 59 38 49,50 289,642 27 100 111 136 4282

101 1361 ARDA BAYKAN 10D 18 11 15,25 17 12 14,00 8 12 5,00 17 10 14,50 60 45 48,75 287,140 21 101 113 142 4441

102 1356 EMİR MANSUR ADIGÜZEL10D 14 16 10,00 21 7 19,25 13 11 10,25 12 13 8,75 60 47 48,25 286,090 22 102 114 145 4518

103 1366 BEYZA ESİN 10D 16 11 13,25 18 11 15,25 14 12 11,00 11 13 7,75 59 47 47,25 282,621 23 103 118 151 4733

104 1279 HA*ZA KARAHAN 10A 19 8 17,00 15 11 12,25 11 11 8,25 12 12 9,00 57 42 46,50 279,929 29 104 120 154 4904

105 1285 EMR EYAKUT 10B 16 6 14,50 9 9 6,75 18 11 15,25 10 8 8,00 53 34 44,50 274,202 26 105 128 165 5278

106 1276 YUSUF AÇIK 10A 15 12 12,00 13 9 10,75 12 8 10,00 14 12 11,00 54 41 43,75 272,393 30 106 132 170 5396

107 1326 NİSA ATAR 10C 21 7 19,25 12 15 8,25 8 13 4,75 13 8 11,00 54 43 43,25 269,947 28 107 134 173 5564

108 1280 PUSAT POLAT 10B 13 7 11,25 7 4 6,00 12 5 10,75 17 9 14,75 49 25 42,75 269,634 27 108 135 174 5583

109 1281 YUNUS EMRE TAŞDEMİR10B 17 12 14,00 16 14 12,50 8 15 4,25 14 8 12,00 55 49 42,75 269,167 28 109 137 176 5612

110 1306 HASAN ALİ TAŞDAN 10B 14 12 11,00 10 15 6,25 14 9 11,75 14 11 11,25 52 47 40,25 262,012 29 110 145 186 6077

111 1333 EMİR ERİM 10C 16 7 14,25 16 5 14,75 8 8 6,00 4 2 3,50 44 22 38,50 256,019 29 111 156 202 6493

112 1348 MAHİR DURAK 10D 12 13 8,75 13 13 9,75 16 12 13,00 6 9 3,75 47 47 35,25 246,974 24 112 169 226 7104

113 1353 SELÇUK ATLI 10D 12 14 8,50 11 9 8,75 13 7 11,25 8 13 4,75 44 43 33,25 241,035 25 113 179 240 7485

114 1358 YUSUF KAAN GENŞ EL 10D 16 14 12,50 15 12 12,00 6 14 2,50 6 13 2,75 43 53 29,75 229,914 26 114 198 265 8210

115 12 NMN SK 10D 18 7 16,25 13 17 8,75 5 21 -0,25 7 14 3,50 43 59 28,25 224,947 27 115 210 279 8529

116 17 ÖZKAN GÜLALMAZ 11C 2 14 -1,50 1 24 -5,00 9 21 3,75 12 59 -2,75 134,079 1 116 344 420 12417

117 1190 MAHMUT BİRGÜL 11C 3 25 -3,25 7 19 2,25 3 24 -3,00 6 24 0,00 19 92 -4,00 130,399 2 117 345 421 12464
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇAVDAR 1264 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,347 261,240 4 5 5 5 191

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 95 24 89,00 74 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAeBeaDBBCBEECEEBCCCEBEDeAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABAADBDBbdACcaCcEBAAABEEeCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCDCaDcCCBCEB AcbEDCDCCDDaAC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EECeEBADACbBDCeDEECCeDCCeAEaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 6 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 21 3 84
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK YEKE 1252 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,978 261,240 26 85 90 106 3360

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 6 2 5,50 55 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 65 40 55,00 46 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dEbcBCbDaBCBEECEEBCCCEaEDeADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADAeAbbBaB d bAB cEaeAABEEeec

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBCD  DdeC ad aAc EDCDd DDcbd

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E  B  dbdCcB Ca EECCeDdbDAbaBa

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 2 1 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 7 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇEÇE 1267 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,209 261,240 16 49 49 56 1774

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 24 4 23,00 77 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 74 35 65,25 54 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAbB aaaddBaECEE CCCEaaaeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal c cADAB ADddeEeACcBCABBeAecEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbEbBCDad cCd CE  AeCE aDbCDDc

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACd CBEaADCC BDeBDEEBEeDCCDAEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 2 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 8 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KÖSEDAĞ 1258 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,075 261,240 1 1 1 1 20

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 106 11 103,25 86 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAeBCCDBBCBE CEEBCCCEBEDAdD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal Be ADAeeeDEEBECAC BCABBeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACEDBCDbEDECCBCEBBADCEDCDCCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECBEBADCCbBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 2 0 100
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 23 2 92
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ERDAL 1262 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,966 261,240 10 29 29 31 1142

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 77 24 71,00 59 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBdEAeae DaB B EeEEdCCCEBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBADAB  cEEB dAd BCAB bACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACdDdCD   bedBCE  AD EDCDCCDDd

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen daE  eE A CCc DCBDEEBEDDCCDAEa

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 3 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 0 4 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 0 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 2 1 50
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 15 5 60
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN YENİGÜN 1259 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,007 261,240 9 21 21 21 726

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 84 30 76,50 64 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBcEAeBeCDBBCBaECEEcCCCbBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BaBAbAeAADEEBEdACABCABBeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbcbBCDCbDbCdBCE aAD acbD  DD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECB dAcCCcBDCBDEaeEDDCCeAEd

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 9 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KAÇAR 1254 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,708 261,240 22 78 80 93 2840

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 67 36 58,00 48 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEA B aDBBaBEEeEEBCd EB D   

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal caeAeABAd EdaddACABdABBAAbcEEe

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bdEbBbD c  C  CE dAD c bD CDDb

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEEbeEBADCCaBDeBDEEBEeDddeAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 3 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 0 80
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 0 80
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 0 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 10 8 40
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİM ÇİFTÇİ 1270 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,231 261,240 19 69 70 82 2482

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 3 2 2,50 25 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 69 34 60,50 50 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcAcBC DaBCBEECEE CCabcED  e

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal aDBADAB ADcEa eACAadABceACcEEd

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AedDcbD EDbeCBCE  AeCE aDeeDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen dCa  B  A CCE DaaDEEdEDDCCDAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 2 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 8 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 2 0 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR GÖRDÜK 1266 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,563 261,240 21 73 74 87 2636

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 8 0 8,00 80 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 67 31 59,25 49 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEE eBC DBBCBaECEE CCaEBbbd c

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal c BADb  bbbE  dA ABaABcebCAEE 

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bCEbBdD  DceacCEB ADCE  DeCDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen  CbECcEaA CC  DCBDEEBEDDCdeA a

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 0 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 1 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 6 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 1 33
Elektrik Devreleri 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KESKİN 1271 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,273 261,240 7 12 12 12 321

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 92 28 85,00 71 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBcEAeBCCDBBCBEECEbBCCCEBEDeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBADAeAADEEccdACcBaABBAACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbcDBCDbEDECbdCEBBAceEDCDdCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECBdBbDCCEBDCBcEEBEaDCCeAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 7 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP YEKTA YAZICI 1251 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,229 261,240 5 6 6 6 205

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 9 0 9,00 90 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 94 22 88,50 74 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EcAcBCCDBBCBEEbEEaCCCbBEDeAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABbADeDB bACABCbdB AABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bDBCDCEDECCBCE BAbCEDbDdCDDdAC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E CBEBADACEBDCBDEECCDDCCebbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 0 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 20 4 80
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 0 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YAKUT 1273 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,132 261,240 24 81 84 98 3080

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 13 11,75 39 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 4 4 3,00 30 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 7 1 6,75 68 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 67 42 56,50 47 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EdAcBCCeBBCBEbCEcBC CbBEDddcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BAb e becbBdd CABadEBAdABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBCDbEDceacdd dADaEDbDbCDD be

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen aECe Bbc Cc D BDEECCcDCdD EaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 10 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 1 33
Elektrik Devreleri 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 0 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HA*ZA KARAHAN 1279 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,929 261,240 29 104 120 154 4904

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 11 11 8,25 28 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 57 42 46,50 39 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dEAeB  acBCBEECEEdCCCbBEaeADB 

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BbDABc cBaBc b cedE dbAABEEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbBCD E  e  Cc aADbEDbD dD abb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a  e  bDdecBDaBcE CCaDCdeAc BE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 1 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 2 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 0 3 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 9 9 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 0 3 0
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 1 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN UMUT BAYBAS 1277 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,318 261,240 3 3 3 3 39

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 102 16 98,00 82 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAcaCCDBBCBEECEEaCCCEB DeADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABbADBDBECACABCEEcAAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBCDaEDECCBCEBBADCEDaDCCDD AC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen bbCBEBADbCEBcCBDEECCeDCCeAEaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 2 0 100
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 22 2 88
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA KARATAŞ 1261 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,038 261,240 6 8 8 8 300

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 92 26 85,50 71 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dEAeBCbDBdCBEECEEBCCCEBEDeAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BAeAe AD eaECACcBCEEaeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik dDBCDCEDEeCBCEBeADCEDbDbCDDdAe

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EECeEBADACaBDCBDEECCeDCCDAbdBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 2 0 100
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 7 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİVA GÜZELYÜZ 1329 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,264 261,240 14 41 41 47 1583

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 19 10 16,50 55 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 77 39 67,25 56 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBdEAcBeCeBdCBEECEEdCCCEBEDeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal cDceDAe cDddBEdACAB ABceACcEEd

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACEDBCDaEDcCaBCEedAedcDbDdCDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACa CecBAcCCcBDCBDEEBEcaCCDAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 7 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SERHAT GÜNGÖR 1274 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,555 261,240 25 84 89 104 3326

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 13 10,75 36 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 3 4 2,00 20 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 64 36 55,00 46 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EEbDB  DBBCBEECEbdCCeE EbA eB 

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABAADaaa   C   a ceAABEEeCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbBCaCd ceCBCc  AcCEDbDeCDDabb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen b CB eea Cc DCdDEECC DCdDbbEeE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 1 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 2 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 0 0
İç Kuvvetler 4 1 0 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 10 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 1 33
Elektrik Devreleri 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 1 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ALİOĞLU 1369 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,662 261,240 17 62 62 73 2296

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 4 0 4,00 40 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 68 26 61,50 51 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEc cBe DBBCB  CEbaCbCdBE cAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal   BADAB eb      C   ABceACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACEbBCDCdDcedBCE BADCEDCDCCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECeE A CC     DE BEaaCCcebE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 2 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 3 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 3 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 0 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 0 0
İç Kuvvetler 4 1 0 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 19 5 76
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 0 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN SAR * 1256 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,508 261,240 23 79 81 94 2854

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 3 6 1,50 15 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 5 3 4,25 43 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 67 36 58,00 48 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBdEAcaC bBaCBEECE dCCCdBEDAAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal aadADABAbDdE cdACAB ABBbACccEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik  CcbBbD   cC  bE aADCEDaDeCDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen Aba bedBAcCCc DCd EcBEDDC D Ea

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 0 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 7 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 3 0 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ERİNCİK 1269 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,500 261,240 27 89 96 112 3568

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 9 17 4,75 16 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 65 45 53,75 45 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcBCaDaBCBEECEEaCCaEBdDAcD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal cacADAecAadEadC C aaABBAbCcbEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik becbBCeedDcebceE aAbCaDbD  D d

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEb Bc ADCCcBDCBDEEBEaa aDdE 

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 1 1 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 7 14 28
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 2 40
Mitotik Evre 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR BERAT POLAT 1265 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,240 261,240 13 35 35 41 1301

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 77 30 69,50 58 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EdeDBCeDdBCBEECEEdCCC BEaedaBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dADAB eD D  bACABCbEabdABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EaBCD EDECCBCEBBAe EDbD C D Ab

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen bE eEBADbC BDCdDEECCaDCaebb BE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 3 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 1 60
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE ERGÜL 1249 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,223 261,240 12 33 33 38 1267

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 4 3 3,25 33 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 6 4 5,00 50 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 77 28 70,00 58 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcBCCDBdCBEEeEE CCCEBc eAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BaBAbAB ADEEBEbACABCABBebCcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbEbBCD a aC BC   Ae cD D CDbd

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACd Ce Bb CCceDCdDEaBEeDCCDcEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 6 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARYA İSMAİLOĞULLARI 1272 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,506 261,240 20 70 71 83 2513

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 2 3 1,25 13 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 4 4 3,00 30 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 68 30 60,50 50 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAceCCDBBCBEECEddC  EBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal   BAeAe A a B  AbcBCABaeeCcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik A cDBCD cDEe BdEB ADa D cCCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACa  d  b Cbb b BcEEBEDeCCDAbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 0 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 6 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 2 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 1 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN AKDENİZ 1260 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,933 261,240 2 2 2 2 28

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 105 15 101,25 84 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEADBCCDBBCBEECEEdCCCEBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BbBADABAADEdBEdACABCABeeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACEDBCDeEDcCCBCEBaADCEDbDeCDDd

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECBEBADCCcBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 6 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 20 5 80
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURHAN ASLAN 1268 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,799 261,240 28 99 110 135 4270

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 5 1 4,75 48 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 58 33 49,75 41 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAcBe DBaCBEaCEE CCaEBcDedDBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dAbde      cC CcB cEBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBb     CbcCcc AD         cAb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E  e BA ACaabCBDEECCeDCbecbEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 4 0
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 2 1 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 5 7 20
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ASLAN 1278 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,373 261,240 8 19 19 19 716

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 4 1 3,75 38 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 83 25 76,75 64 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcADBCdDBBCBEECEEcCCCEBEDeAb

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  bBA c  e ddBEdACAB ABBAACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik cbEDcCDaEcECCBCEBBADCcDbDeCDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACb   E A CCbBDCBbEEBEaDCCDAbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 1 17
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 7 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 2 0 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN UNCU 1255 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,754 261,240 18 68 69 80 2415

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 7 1 6,75 68 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 69 32 61,00 51 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dcAeBC b BCBEECEEdCCC BdDAd BB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dADAe eb eBae CA    BAAABbEaCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBCDaED C BCEB Ae cDCDCCD abb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EECBEaADdC  DCBDEaCCcaCbe baBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 0 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 2 0 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 4 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 1 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AÇIK 1276 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,393 261,240 30 106 132 170 5396

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 2 4 1,00 10 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 6 4 5,00 50 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 54 41 43,75 36 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EcAcBa DBdaBEaCEE CCabBdaed BB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BbDAB dbBa    C   cEaeAABEEeCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCD beae  CE  AD c  DbCD  Ae

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a  e ab ACcBDCacEcCCDDCCebEaeE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 3 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 3 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 0 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 0 0
İç Kuvvetler 4 1 0 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 9 7 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ECRİN DURMUŞ 1257 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,848 261,240 11 31 31 36 1251

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 24 3 23,25 78 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 77 28 70,00 58 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BeEEAeBC DBaCBEECEddCCC BEDeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal c BAeAB eDbEB dACcB ABaAACcEEe

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik be DBCDbEDECaBCd  Ac bDbDb DD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen dCE CB BADCCEBDCBDEEBEDDCCeAb 

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 0 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 7 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 5 0 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 0 80
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP RÜVEYDA ELEM 1253 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,723 261,240 15 47 47 54 1721

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 30 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 19,82 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,92 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,46 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 15,82 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 15,40 13,81 6,75

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,08 4,31 1,89

Kimya 10 5 2 4,50 45 7,06 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,55 5,33 3,61

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 17,68 15,78 8,72

Toplam: 120 75 35 66,25 55 68,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcBeCDBBCBEECEEaCCaEBdDAAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBeDABeAbcdBEeACA bABceACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AedDBCDdb ECdBCEBdAe EDdD CD a

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACa  BceADCCcd  BDE BEeaCdeAEa

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 8 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 1 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMED KAHRAMAN 1298 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,683 261,240 16 56 56 64 2005

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 11 14,25 48 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 73 37 63,75 53 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dEAeaCabBBCBEECEEdCCCEBdDAAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dbDAB Ae aabdACca EEBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bDB DbEDaCaBabdBAeCEDCDeCD aAe

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E  e  b ACcaDCBDEECCDDCdebEEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 9 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSELAM ADIGÜZEL 1304 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,519 261,240 23 95 103 127 3870

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 16 7,00 23 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 63 46 51,50 43 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dcAcBeb BdCBaaaEbdCC Eadae cBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABebbcedadACcBCdEceAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCD bDcC B E  Aa EDbDdCDDdAC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EbCe aADbCcBDC DEECCeDCbeebEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 3 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 4 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 1 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 15 5 60
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA BALTA 1288 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,007 261,240 22 94 101 123 3833

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 5 3 4,25 43 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 63 44 52,00 43 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcB  bBBCBEEeEb CCabBEbedb

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BbdbeAe cbEddEeACABCABadeCcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bCcbBCD EDcCaBdb  Ae dDdD CDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen AdEECedeb CCc D dDEaBEDDCdDAbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 7 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 1 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HAMZA BAYRAM 1284 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,659 261,240 11 40 40 46 1571

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 75 31 67,25 56 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EEeeaCdD BCaEECEbdCCadBEaAADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABbAbBDaEb C a   cAAAaEEeCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCD EDECaBCc BAD EDbDaCDDEbC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E  e Bb Aac DCBDEECCaDCCDAbdBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 1 0
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 1 1 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 5 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR YARDIMCI 1291 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,931 261,240 3 14 14 14 393

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 89 24 83,00 69 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcA B CDBBCBEECEb CbC BEDedD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  DBAeAB cbEEaddACABCABcAACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACcDBbDCEbcCCBCcB ADCEDbDCCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACbECBEBADCCcBDCdDEEBEDDCCeAEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 0 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 6 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ŞASİ 1302 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,021 261,240 6 18 18 18 695

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 12 11,00 37 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 84 27 77,25 64 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EEA aCCaBaCBEECEE CCCEBEDAADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal eADAc ADBDBEdACAeCdd eAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bDBCD aD CaBdcd AcaEDeD CDaaAe

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E CBEBADdCEBDdBDEECCDDCCDAbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 0 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 10 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 6 0 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GÜLER 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,584 261,240 5 16 16 16 541

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 19 10 16,50 55 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 87 29 79,75 66 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEeeBCaDBBCBEECEEdCCCdBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDeADABAbDbEBEdACABbABBeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AecDBCDdEDdCCBCceeA CEDbDdCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACE CeEadDCCc DCBDEEBEDDedDAE 

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 9 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 0 80
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ALTUN 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,132 261,240 7 24 24 25 844

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 81 26 74,50 62 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dE cBeCbBaCBEECEE CCCEBED ADBe

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BAeAB c   BECACABadEBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCD E ECCBCaBBAaCEDaD CD abC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a CeEBAcbCc DCBDEECCeDCCDcbEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 2 0 100
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 4 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ZEYREK 1289 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,202 261,240 20 76 78 91 2812

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 4 1 3,75 38 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 67 35 58,25 49 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAbBeCDBBCBEEeEd CdCdBdaAAaBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dAbAebAc  dbdcCABaEEBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCD EDECCBCd  AD EDaDaCDDabe

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E  e  A ACb bCBDEECCeDede     

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 3 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 4 17
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 6 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 1 1 20
Mitotik Evre 5 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU GÖKBUĞA 1282 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,754 261,240 14 54 54 62 1877

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 7 1 6,75 68 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 72 29 64,75 54 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEA aC DBBCBdEeEE CeCEBEDeAb

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  bBAeABAeeEEe aAdAB ABBeACcaEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik Ab bBC  a  CCBCE BAa E bDCCDDd

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACE CeEBA CCc D BDEEBEebC eAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 2 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 0 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 5 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 0 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ARIK 26 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,698 261,240 1 11 11 11 317

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 92 28 85,00 71 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BeaEAcBCbDBBCBEECEEdCCCEBEaeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBADABebcEdBEaACABCABBdACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AeEbBCDbEDaCbBCEBBAeCEDCDeCDed

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEaCBEBbbCCEeDCBDEEBEDDCCDAEa

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 7 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR COŞKUN 1308 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,778 261,240 15 55 55 63 1960

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 71 29 63,75 53 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe cE  Be DBdCBE bEb C  EBE  AcB 

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BbD a  e  BEdACABCEdBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik caBCD EDcCCBCE eADdE bDCCDDbbb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen bECeE A ACceDbBDEECCDDCCeAbEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 1 2 17
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 3 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 0 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 0 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 6 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HATUN ÇOLAK 1290 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,051 261,240 21 82 86 101 3201

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 65 38 55,50 46 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dcAbBC b BCBaEdEd CCabBEDAbbB 

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dADda e     b dc  EEcbAABbEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCDbED d BCaBaADdEbbDbCDD Ae

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen b CBEBADACaaDaBDEECCeDCdDbEEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 1 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 2 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 0 2 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 9 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 6 0 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMR EYAKUT 1285 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,202 261,240 26 105 128 165 5278

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 9 9 6,75 23 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 18 11 15,25 51 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 3 3 2,25 23 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 53 34 44,50 37 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcA BeCDBB BE eEE C Cda D  b

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal a  bb B b Eb  d     ABBeAeAEEd

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bCcbBCD bDcCCBCdBeAcaEDCDbCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACb  B  b aCc  a  EEaEaDC D b 

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 2 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 1 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 1 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 1 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 2 17
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 7 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 2 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 1 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 2 40
Mitotik Evre 5 2 1 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES GÜLMEZ 40 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,701 261,240 10 34 34 40 1284

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 78 33 69,75 58 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe Ec eBC  BBCBEECEEaCCCEBEDedDBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABbbbeeaEddCAdbbcceAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCDaEDECCBCEB Ac EDCD CDadAe

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E CeE ADbCc DaBDEECCDDCCDebaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 0 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 3 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 3 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 5 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ZEHRA 1301 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,517 261,240 19 64 65 76 2367

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 2 3 1,25 13 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 5 1 4,75 48 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 67 22 61,50 51 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe E AcBCCD BCBEECEEdC aEBED ADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal  ADAa     B dAbcBC   eAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDB D c EC BdEB ADab  cCCDDab 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a  e  b ACb   BDE CCDeCCDAbEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 0 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 0 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 5 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 0 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİM AKÇAY 1303 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,637 261,240 18 63 64 75 2359

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 7 1 6,75 68 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 71 38 61,50 51 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBdcAeB dDBBCBEEaEEdCCCEBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal cDdADAeeAbb dbbACABbABBeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AecDBCDCEDcCCBCd BAa EDbDbCD  

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen baa de  AaCCb DCBDE BEeDCbeAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 2 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 3 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 4 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 2 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 5 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 0 3 0
Elektrik Devreleri 7 1 3 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 0 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ TAŞDAN 1306 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,012 261,240 29 110 145 186 6077

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 0 7 -1,75 -18 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 10 15 6,25 21 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 5 4 4,00 40 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 52 47 40,25 34 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe dE cBe a B cEEeEbBCCeEBEaeAaBa

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal ebe eeb  aB dAdc adEBAAAaEEeCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBbe aebCCB E  Ac EDbD CDD be

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E Ce  c cCceDaBcE CCaDCCDbbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 1 3 17
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 0 3 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 4 0
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 1 2 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 6 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 2 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MEŞE 1300 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,908 261,240 12 44 44 50 1639

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 5 0 5,00 50 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 4 19,00 63 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 73 25 66,75 56 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe B EEAcBCCbBdCBEECEb CCCEBdDeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  aBADeB A   aEd CAB ABBeACcEE 

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACbbBCD EDbCa Cc  Ae EDdD CDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACE  B  A CCc DCBDEEBEDDCdDdbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 1 0
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 6 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 2 0 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA YILDIRIM 1305 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,952 261,240 9 27 27 29 965

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 2 13,50 45 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 7 1 6,75 68 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 26 2 25,50 85 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 77 17 72,75 61 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe E   B  D   B E EE eCCdBED A B 

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BbDee  D aB dACABCEEBeAABEEB A

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCDbEDECaBCE aAc E CD CDD bb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EEdBEBADAC BDeB EECCDDCCDAEEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 1 0 17
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 0 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 0 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 0 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 5 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN KELEŞ 1286 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,200 261,240 8 26 26 28 922

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 3 4 2,00 20 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 81 29 73,75 61 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAeBC D BCBEECEE CaCEBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal cDBADAB ADcEaEdACABCABBAACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AeceBCaCEecC BdbB Ab EDCDaCDDE

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECeEBADCCc  dccE adeDCdeAbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 15 8 60
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 1 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR SARIBUĞA 1296 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,521 261,240 17 57 57 65 2053

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 72 36 63,00 53 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBdcAcBCaaBdCBEEeEb CCaEBdaeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBA Ae ceaEBECACAdaABceACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbcDBbD aDcC BC   AD    DCCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEdCeEBbDCCceDCBDEEBEDDCdDAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 2 0 100
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 5 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSA DURSUN 1283 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,406 261,240 24 97 105 129 4045

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 15 9,25 31 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 5 3 4,25 43 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 62 44 51,00 43 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEA Bd DBdeBEECEEaeCC BEaeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  aBADAB bbEEBbCACc dABBAAecEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bdcbBCDaEcceaBCb BADbb bDCeDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen cCE  e cb CCc D BcEaBEeDebeAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 2 1 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 12 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 1 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M AKİF ÇELİK 1287 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,962 261,240 25 98 109 134 4190

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 13 10,75 36 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 2 1 1,75 18 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 11 6 9,50 32 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 60 39 50,25 42 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EcAceC bBBCBEECEEdCCbEBEDdAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dADAB cb Da CdC BbbdaeAABaEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik beBbDd DbCCBbc eAeaEDCDbeDD Aa

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen b  eE A A c D     C eaCCD bEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 0 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 2 1 0 50
İç Kuvvetler 4 2 1 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 10 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 1 33
Elektrik Devreleri 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 1 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 0 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ARSLAN 1297 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,543 261,240 4 15 15 15 398

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 89 24 83,00 69 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcAeBCaDBBCBEECEEdCC EBaDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBADABeADEEBddACABdABceACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACEDBaDdEDECaBddB AD EDeDCCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen dCb dB  A CCEBDCBDEEBEeDCCDAEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 7 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİNAR DEMİR 1295 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,015 261,240 13 52 52 60 1822

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 6 4 5,00 50 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 74 36 65,00 54 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcBCeDddCBEcCEE CCadBdDeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BaBbbAe deEEBEdACABeABBcACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik b cDeC aaDEC BCc  AaCEc DCCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen AeEECBE A CCcBDaBDbaBEDDCdeAEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 7 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 5 0 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 3 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PUSAT POLAT 1280 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,634 261,240 27 108 135 174 5583

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 49 25 42,75 36 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe BBdEebB bDB dBEEC   C   BcDe  

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal   deDAB  cE   dA AB           

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AecDBCD cDbC  CE  A     D eD  

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen bCE CcE A CCc DCBDcEBEeDCCebba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 1 0 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 0 33
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 0 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 10 4 40
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE GEZİNTİ 1292 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,111 261,240 2 13 13 13 378

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 88 18 83,50 70 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EEADBC D BCBEaCEEaCCCEBdDA cBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BAbABAcDBDBEdACbeCEEBdAABEEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDaCDCEDECC    BADac aDCC   A 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E CeEBADAC BDCBDEECCDDCCDbEaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 0 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 4 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE TAŞDEMİR 1281 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,167 261,240 28 109 137 176 5612

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 17,45 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,83 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 4,43 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 14,89 15,41 11,51

Matematik-1 30 8 15 4,25 14 14,64 13,81 6,75

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,70 4,31 1,89

Kimya 10 5 2 4,50 45 6,30 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 16,76 15,78 8,72

Toplam: 120 55 49 42,75 36 63,73 62,55 40,12

TYT Türkçe EbceBCCaedeBEECEddCCCEB acAbBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABbbeBaadeACAebdbBeAABbEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bDBbeabece  Cd BAe EDabb  D bd

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EdC E A Aec DCa E CCcDdCD b aE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 4 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 7 12 28
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 0 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 2 40
Mitotik Evre 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN DOĞAN 1338 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,319 261,240 13 48 48 55 1771

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 74 35 65,25 54 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EcAcBbeDdeCBE aEE CC EaaDe bBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABAeDBDa bACc  cEcdAABaEeCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbBCDCEDbCCBCE BADCcDCDdCD aAd

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EE BEaADAdc DeBDEECCDDCCeAEbaE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 4 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 2 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 2 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 1 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 6 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 2 1 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 6 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE ECRİN KARAKURT 1335 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,383 261,240 24 83 87 102 3235

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 10 15 6,25 21 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 66 42 55,50 46 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcAeeCdDBdCdEECEcBCC E EDc D

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  bBbDdB bebEBEdACAe ABBeACcEEd

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bbcbBCD EDcea acBaAe b bD eDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACadCeEabDCCEBDaBDE BEDDCCDdbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 0 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 9 12 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE SİDAR KARAKURT 1332 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,022 261,240 20 71 72 84 2568

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 16 10,00 33 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 71 46 59,50 50 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe dc cBeaaBdeBEECEdaCC EadDe aBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABbADBbeEdACAeCEEaAAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCDbEDbCCBCEBBAeCEDCcdCDDaba

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen acCcbBbDdCbeDaBDEaCCaDCbDebaaE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 3 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 3 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 1 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 19 6 76
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 3 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ÖZMEN 1324 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,103 261,240 26 91 98 116 3717

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 17 8,75 29 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 66 54 52,50 44 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe cEbcBCeadBCBEdCEEaCCedBdaedcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BeDABbADaDabeAbAaabEBeAABEEdCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik dDBCDCEDaeaedbBcADdcabDaeDDabd

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen aECeEdAaACcebCdDEECCDDCbDAEEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 4 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 14 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN GÖKÇE 1319 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,137 261,240 25 86 92 108 3403

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 4 1 3,75 38 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 63 34 54,50 45 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBdEAcB  D aCBEECEEaCCeEBEaeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  DBAeAB bedEa CACcBbABaeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik Ab DBCD dDbea  c Bd  E aD CDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACE  e  A CCc bCaDEEBEeDCbebE 

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 1 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 0 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 6 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 1 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,114 261,240 16 59 59 69 2221

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 11 15 7,25 24 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 5 1 4,75 48 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 72 39 62,25 52 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcAeBCeDdBCBEaCEEaCCCEBEDeAb

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  DdbDABbdDEEaEeACABCABBAeCAEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bdcDBbDbdDceCe c aAD c aDCeDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACE  d BA CCcBDCBcaEBEeDCCebba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 4 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 9 13 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KOÇ 1331 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,125 261,240 11 45 45 52 1669

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 74 31 66,25 55 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAcB aeaBCBaECEd C CdB D A BB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dAeAB eD  a dACed EdcdAABEEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbBCDdaDECaBdEB AeCcDCD CDD be

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EECBEBeDACEeDCBDEECCDDCCD EaeE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 2 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 8 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 0 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİJLE AKA 1315 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,465 261,240 1 4 4 4 44

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 9 0 9,00 90 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 101 14 97,50 81 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEdAcBCCDBBdBEEbEEBCCC BED   

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBAeAeAcDEEBECACABCABBeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACEDBCDCEDECCBCEBBAcCEDbDbCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECBEBADCC BDCBDEEBEDDCCeAEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 2 0 100
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 22 3 88
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENUR KORNAZ 1250 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,150 261,240 9 42 42 48 1630

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 11 14,25 48 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 2 7 0,25 3 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 77 40 67,00 56 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BeEcAbBCCaBBCBEECEEdCCCEBcDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBAaAeAADcdaadACABCABBeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbEDBaa EDECaBdEBcADbcD DaCDaa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen dCbbdedBb CCceDCBDEEBEaaCCDbEa

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 10 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 1 5 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ERİM 1333 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,019 261,240 29 111 156 202 6493

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 2 1 1,75 18 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 0 0 0,00 0 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 44 22 38,50 32 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe dEA BC  BBCBaceEd CCaEBE  d BB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dADABAbe D   AC     BeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EbBbDa  EeC  d   D c C b D  b 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E e   A                    aBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 0 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 0 0
İç Kuvvetler 4 2 0 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 6 7 24
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 0 33
Elektrik Devreleri 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 1 40
Mitotik Evre 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KALAYCI 1321 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,249 261,240 21 72 73 86 2600

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 68 33 59,75 50 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAcBCdDBBCBEECEEaC CEB  eADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADAB bbcaB bACdda dBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik  bB D cD CC ac  ADaEDbD CDDbAb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen b Ce  A bac DCBDEECCeDCbeebEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 7 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 0 3 0
Elektrik Devreleri 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞAHBAZ 1318 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,907 261,240 5 25 25 26 851

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 3 3 2,25 23 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 79 18 74,50 62 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcBCCaBBCBEECE dCC E EDe D

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal cDBADABAADEEd e CABCABBeA cE B

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACEDBbD E  C BCE  Ac E  D CD E

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECeEBADCCc  a  EbBEeDCCeAEa

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 0 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 0 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 15 1 60
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 2 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE MERİÇ 1327 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,521 261,240 17 61 61 72 2250

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 16 9,00 30 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 73 45 61,75 51 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcAbBeCaBBCBEEeEddCCCdcEacAb

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  DBbDAaAdDdEeabACABCABcbACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik beEDBCDeceae cCdceAbCcDbDdCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen dCEEdBEBADCCceDCBcEEBEDaCCDAbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 13 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR VAROĞLU 1317 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,221 261,240 2 7 7 7 253

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 93 25 86,75 72 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAeeeCDBBCBaECEcdCCCEBEDeAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABAbDBbBEbACAcCEdcAAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBCDdEDbeCBdEBeADCE bDCCDD Ad

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EECBEBADACbBDCBcEECCDDCCDbEEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 6 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 6 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER KABAN 1328 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,045 261,240 18 66 67 78 2396

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 13 11,75 39 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 4 0 4,00 40 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 3 17,25 58 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 68 27 61,25 51 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAeBCCaBaCBEECEEBCCCEBcceAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal   BADAa    EBd      AB Ae cEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bCEbBCaaEDECCBdaBaADbc bDadD d

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACcE e BA CCE D     BEeDCCDAEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 11 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 0 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 5 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİR ÇELİK 1309 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,941 261,240 10 43 43 49 1637

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 75 33 66,75 56 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BedEAbB CbBdCBEECEbdCCC BEaAAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal cDBADAe ADb BbbACABCAB eeCcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbdDBCDa DcCCBCE  Ac EDaDeCDDb

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen  CEECBb bDCCc DCBDEEeEeDCCebba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 6 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 0 67
Elektrik Devreleri 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ SEVİNÇ 1312 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,763 261,240 15 58 58 68 2130

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 72 38 62,50 52 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BdEcAbBC   BCBaECEdeCCCbBEbecc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBADAB AcdEB ecCABaABcAACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbcbB DdEDcC BCEe AbeEDaDCCDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen dCaECebabDC cdDCBDEEBEaDCCDAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 0 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 15 6 60
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 1 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DEMİR 1310 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,369 261,240 22 74 75 88 2644

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 6 1 5,75 58 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 68 36 59,00 49 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe ccAbBddDadCBaaCEEeCCCEBEbeAeBe

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal cbcAe be ea dACABCEEBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EbBCD   ECaBCE  AD cDCD CDD A 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E CB aA ACbabC DEECCeDCCDcEaeE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 4 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 4 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 1 3 17
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 3 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KILIÇ 1313 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,322 261,240 12 46 46 53 1695

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 2 3 1,25 13 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 73 26 66,50 55 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEADBCCDBBCBEECEEBCbabBEbAAeBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal cADABAADBDBEdeCcaCEEBdAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBda    C  CEB A   D b C  ab 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a  eb A  CcaedB bECCDDCCeAEEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 5 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 1 3 25
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 9 4 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 1 33
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 4 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA HAMAY 1322 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,038 261,240 3 8 8 8 300

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 92 26 85,50 71 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcAcBCCDBBCBEECEEdCCCdBEDeAe

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBbDAB beEEBEdACABdABBeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bedDBCDCbDce BCEdBADCEDCDCCDDb

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEECeEBADCCEaDdBDEEBEDDCCeAbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 0 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 6 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NASUH  KILIÇASLAN 1334 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,350 261,240 23 75 76 89 2745

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 3 19,25 64 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 9 14 5,50 18 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 67 33 58,75 49 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAcB  DBBCBEECEE CCaEBd A DBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABeADd   eAC  C EB AABEEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bcBdD d cCaeaE Bbba  bDC DDbb 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen badBcBAaACcBbCcDEaCCaDeCe EaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 0 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 1 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 2 0 50
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 0 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 9 9 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ATAR 1326 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,947 261,240 28 107 134 173 5564

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 1 8 -1,00 -10 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 12 15 8,25 28 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 8 13 4,75 16 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 3 2 2,50 25 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 54 43 43,25 36 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EE bBCabBBCBEECEE CCCdBdDAcDBe

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dAeAB Aa ad ddacaacEceAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik dbBd  aDce  ecBeAc E   eaDD Ab

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen Edee  A  Cc   dD  CCDDCCDbbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 0 4 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 6 11 24
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 0 67
Elektrik Devreleri 7 1 3 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN TAŞDEMİR 1325 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,736 261,240 8 38 38 44 1441

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 77 34 68,50 57 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe B EcAcBCCDBaCBEEaEEBCdCEBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  bBeDde ADbEeECACA  ABceACAEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bbdDBCD EDcCaBCEBeAeCEDbcdCDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEdCeEab CCEBDaBDEEeEaDCbe bE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 2 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 2 0 100
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 7 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 1 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE BAYRAKTAR 1337 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,642 261,240 27 100 111 136 4282

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 8 14 4,50 15 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 2 3 1,25 13 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 59 38 49,50 41 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcBCeadaCaEE Ed CCC B ae e

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal   dAD BAAbEEdEdACABCABdAACAEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik babeBCadd cC  dEBaADCb  cd  b 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen  Cb  eb A CCc DadcEEBEeDCC bEE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 2 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 5 12 20
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 1 33
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 3 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA ORUÇ 1320 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,494 261,240 14 50 50 57 1799

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 20 10 17,50 58 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 75 39 65,25 54 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBccAceCCDBdCBEaeEc CCCEBEDAAe

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal   BbD BebcEEeadACAd ABBeACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik ACcbBCcaEDcCaBdEBBADCEDbDaCDDd

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen dCEcCBdcADCCcBDC DEEBEaDCdDcbd

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 3 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 3 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 9 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KIZGIN 10 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,454 261,240 4 17 17 17 639

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 86 33 77,75 65 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe cEAbaCeDBaCBadeEEeCCCcBEDeADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BAcABeeDBDa dACABbdEcAAABddeCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBCDdEDECCBCEBBADCEDCDCCcDbAC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen aECedaADbCcBDCBDEECCDDCCDAbEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 22 3 88
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUAT KUŞCU 14 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,158 261,240 6 30 30 35 1237

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 12 14,00 47 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 78 32 70,00 58 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBE AcBCCaBBC EECEbBCCa adDe  

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  DBADAB bDcEBa AC aCABcAACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bbEbBCD EDcCCBCbeBAaecDbDaCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACbECBEdADCCEBDeBDEEBEDDCbDbba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 5 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 1 1 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 1 33
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 2 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 2 1 50
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 8 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AYDINOĞLU 1311 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,859 261,240 19 67 68 79 2408

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 2 5 0,75 8 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 3 3 2,25 23 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 68 28 61,00 51 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EE bBCeDaBCBEaeEE C  bBdcA eBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal cA AB bD DB dACAaC E eAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBCDdEDECCBdEBBADCEDCDCCcabAC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen b deE b dC  aCBDbc    CC    BE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 3 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 1 2 20
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 1 2 20
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 0 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 1 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 20 5 80
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 1 3 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 3 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 0 40
Mitotik Evre 5 2 0 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇELİK 1316 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,560 261,240 7 36 36 42 1325

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 29 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 17,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,28 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,51 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 16,71 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 13 9,75 33 13,65 13,81 6,75

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,66 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,99 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,76 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 16,41 15,78 8,72

Toplam: 120 78 34 69,50 58 64,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAcBCCDBBCBEEbEEdCCCEBEcAAeBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BbDABAeDc BdCACAaabEceAABEEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik dDBCeCEDbe  adBcADdcDdD  DDdbb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E  e BAaACceDCBDEECCeDCCbAEEeE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 10 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ADEM TANRIVERDİ 1347 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,130 261,240 13 77 79 92 2821

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 3 2 2,50 25 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 64 23 58,25 49 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe aEAcBC  BBCBEEbEb CCC BED   BB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal B DAB      EdACeBCE BeAABEE Cc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bDBCDbEDECaBCd  Ac EDbDbeDD A 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E     A dC  D ee  CCDDCCe baeE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 1 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 0 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 7 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 0 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BAYKAN 1361 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,140 261,240 21 101 113 142 4441

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 60 45 48,75 41 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAaBCeaddCBEECEadCCebBdDeA 

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  aBADABbdDEEBadeCAaaABBeACcaEa

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AdbbBCad Dae  ec  Ab ED  ae D 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen AbE dB dAcCCc DCBDEaBEaDCCeAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 6 10 24
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZCAN 1351 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,419 261,240 15 87 94 110 3450

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 12 15 8,25 28 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 7 1 6,75 68 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 66 48 54,00 45 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe dcAeBeeadBCBEECEdaCCaEBdbeAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal ebDAB AbaDaEdeCcBdEEcbAABEEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbBCDaEedCeB ae AcdcDbedCDD Ae

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E CeEBA ACaBDCBbEECCeaCCecbEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 3 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 10 12 40
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE KAYSERİLİ 1362 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,321 261,240 14 80 83 97 3069

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 14 9,50 32 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 12 15 8,25 28 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 68 45 56,75 47 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe acAeBCeDdBCBEECEdaCCCEBEDeADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADABecbBD EdACAaCcEBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCDb DcCaeddBaAD dDdDaCD abb

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a  BbBAbACceD dDEdCbaaCdebbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 11 12 44
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 2 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 2 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ESİN 1366 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,621 261,240 23 103 118 151 4733

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 12 11,00 37 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 2 6 0,50 5 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 59 47 47,25 39 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe B EEcDBdbcBdCBEEaEaaC aEdEDe D

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  edADAebcbEEaEbACcBCABcAeCAEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bedbBCedcDdeCBad BAD EDaD CDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACE  e  baa ceDadD bBEDDCdebEa

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 1 3 17
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 0 2 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 10 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 0 2 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 3 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KÖSEK 1342 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,863 261,240 19 93 100 120 3789

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 4 2 3,50 35 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 62 38 52,50 44 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe aEAbBC b BCc ECEbaC CEBEDeADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BeDAe bD adECACce d BeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCDCdDcea CE cAcCEDCDCCDe bd

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EEde  b A c D  DEdC Da beAbaeE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 2 0
Jeolojik Zamanlar 2 2 0 100
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 15 7 60
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 0 67
Elektrik Devreleri 7 1 3 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 1 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 1 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 1 3 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA KAÇAR 1359 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,977 261,240 8 39 39 45 1550

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 75 29 67,75 56 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEADBea BBCBEECEEdCCCEBEDeAD

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBA AB  D Eadd C B AB AACAEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AbdDBCDCEDdCaBCdedAca DbDCCD  

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACEa ec bDCCcdDC DEaBE aCdDeba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 2 0 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 15 7 60
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 2 40
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE YAVUZ 1365 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,831 261,240 4 23 23 24 787

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 5 2 4,50 45 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 4 16,00 53 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 81 22 75,50 63 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe  EAcBC D BCBEECEbaC C BEDAADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BAeABAAe DBEdACABCddceAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cDBCD EDECCBCEaBADdEDbcdCDDaA 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a  e  A ACaBDb DE C DDCCD EEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 0 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 1 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 17 6 68
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 1 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 0 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR MANSUR ADIGÜZEL 1356 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,090 261,240 22 102 114 145 4518

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 11 10,25 34 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 60 47 48,25 40 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe aEeeBeaaddCBaECEddCCaEBdbbAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal cADAB Ab aBEdACABCcdcAAABEEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbBCD  DECa dE  ADCceCcdeDe Ab

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a  e  A AaaBDCacEECCaDCaecbaaE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 3 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 8 11 32
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ KAYA 1344 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,074 261,240 17 90 97 113 3589

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 16 9,00 30 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 66 50 53,50 45 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAeBC aBdCBabCEEaCCCbBEaeADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dAeABAdecadEdAdAB cdBAAABEEeCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbBbDaaDECaBed eADaEDbDaeDDace

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EbdecBbcACb DCBDEECCDcCdeAbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 0 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 3 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 10 14 40
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 1 6 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA YÜZBAŞI 1363 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,543 261,240 5 28 28 30 1089

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 79 29 71,75 60 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAcBeCaBBCB ECEEBCCeEBEDeA BB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADAB Ab Da dACcBaddcAAABEEBCd

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbBCD EDcCCBdE aAD EDbDaCDDaAC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E Ce  ADbCbBDC DEECCaDCCebEaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 4 1 80
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 7 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKTAŞ 1341 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,291 261,240 16 88 95 111 3457

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 61 27 54,25 45 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BB E cBe D BCBEECEd CdCEBdDAAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal    A AB   cb  bA  e ABBeACcEEe

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik b cDBbD cDcCaBCd  AD EDCDCCDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen         b CCcBDeBDEEBEeDCCecEb

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 2 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 1 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 1 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 0 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 0 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 2 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 1 1 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 15 5 60
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 0 0 0
Elektrik Devreleri 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHİR DURAK 1348 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,974 261,240 24 112 169 226 7104

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 16 12 13,00 43 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 2 0 2,00 20 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 47 47 35,25 29 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBdc cB  aaBCBEceEdaC CaBdbeA 

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal eDBAeAB bcdEabbddcB ABBeACc E 

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bbcDBCDeaDcCaBbd BAD cDCeCCDDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen bCE  e  d C E       BdaDe c ba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 1 2 17
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 0 3 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 4 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 4 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 2 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 1 3 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 10 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 3 40
Mitotik Evre 5 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YİĞİT 1364 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,304 261,240 2 20 20 20 718

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 9 0 9,00 90 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 82 22 76,50 64 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEbeB  a BCBEECEEBCCeEBdDAd 

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal  aBADAB ADdEBd ACABCABBeACAEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bd bBCDCEDbCCBCb  ADCEDbDbCDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen dCE  e  AbCCEBDC DEEBEDDCCDebE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 0 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 0 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 16 5 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY ÇİFTÇİ 1343 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,894 261,240 7 37 37 43 1389

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 77 34 68,50 57 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BaEEAeBCaDaBCBaEeEbaCCaEBcDedb

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBADABA bEEBEdACABCABcdACAEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik A bbBCDdEDcCaBC B A bE ac CeDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACE bB BAbCCcBDaBDEEBEDDCbeAEa

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 4 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 6 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 3 0 100
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 8 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NMN SK 12 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,947 261,240 27 115 210 279 8529

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 0 10 -2,50 -25 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 13 17 8,75 29 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 5 21 -0,25 -1 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 1 3 0,25 3 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 7 14 3,50 12 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 43 59 28,25 24 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BB EAcBC cBBCBE CEadCCC aEDcd 

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal cDdbDABAAbdbebbbacadABBebCAEEe

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik b cbBbea eceacdadc cCcDac eDDd

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen daEE accc eCcd      BE aCCbbba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 0 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 3 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 0 4 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 4 18 16
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 2 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 2 40
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ERGÜL 1368 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,312 261,240 9 51 51 58 1807

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 14 11,50 38 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 75 39 65,25 54 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAbBCdaBBCBEECEbdCC EBcDeAaBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BbbABdeDBDBddACABCEdBeAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bDBCbCEecedBdc aAbaEDCDeCDDaAe

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen bbde  A Aac DCBDEECbDDCCDcEEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 5 1 83
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 11 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 1 3 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 2 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KAYMAK 1350 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,360 261,240 3 22 22 22 737

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 83 27 76,25 64 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcBeaaBBCBEECEE CCC BEDe  

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBbDAB ADbEB dACAB ABceACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik AeEDBCDCdDcCCBCE dAcCcDbDeCDDE

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen bCEECeE ADCCc DdBDEEBEeDCCeAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 0 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 0 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 18 6 72
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA CEYHAN 1346 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,087 261,240 20 96 104 128 3938

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 61 38 51,50 43 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEAeB  eaBdBEEeEE CCd BEDeADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADAB  b   cbAdAeCcEaedABEEaCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bDBCD Eade cdae ADaE  cCeDDbAC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E  d BA bb  DCBDEEaCeDCCe baBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 2 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 2 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 1 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 1 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 10 10 40
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 1 1 33
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 0 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 2 60
Mitotik Evre 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK ATLI 1353 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,035 261,240 25 113 179 240 7485

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 14 8,50 28 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 11 9 8,75 29 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 5 2 4,50 45 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 44 43 33,25 28 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe B dcAceCCb B BaE ddaCaeEBdDeAb

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal   dAeee  eE Bcd   B ABcA CAEEe

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik b EDBCD bDEe  bd  AD E  DCebD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen Abb  e Bb CCc D d EEc Dbede ba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 1 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 3 1 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 1 2 33
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 1 2 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 4 0
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 1 0 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 0 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 10 6 40
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 0 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 1 3 20
Mitotik Evre 5 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR   TANRIVERDİ 1352 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,981 261,240 10 53 53 61 1865

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 74 37 64,75 54 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEEAcBCeDddCBEECEEaCCaEBEaeAc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBbDAebebbEaddAdAcaABdAACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik bCcDBCDbdDECCB   eAe EDbe CDD 

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen bCE CeE ADCCaBDaBDE BEDDCCDAba

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 2 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 2 1 67
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 2 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 2 2 50
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 14 6 56
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM SARİHAN 1345 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,793 261,240 18 92 99 117 3739

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 3 12,25 41 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 58 22 52,50 44 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe dc  B     CB   EE C C BEDeADB 

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal d         BEdACA   EBebABEEBCA

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik bbBCD EDbCC ad BAc EDaDaCD  A 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen  E eE e   cBDdBDEaCC DCCDAbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 1 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 0 1 0
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 0 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 1 2 33
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 6 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 0 0 0
Elektrik Devreleri 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 2 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 1 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAAN GENŞ EL 1358 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,914 261,240 26 114 198 265 8210

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 15 12 12,00 40 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 6 14 2,50 8 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 1 3 0,25 3 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 43 53 29,75 25 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe dEcbaeaedBCBEECEbdCCeEBEbedDBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal BADAB be c adAdcaCdEcAeABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik cbadDC Dce  aa  AD d dc eDe b 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen a  eb c dCc ea  E   a CCccbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 3 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 4 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 1 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 1 2 33
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 4 0 67
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 1 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 1 3 25
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 4 12 16
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 2 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 2 40
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 1349 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,173 261,240 12 65 66 77 2389

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 69 31 61,25 51 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe dEAcB  aBBCBE CE aCbCEBEDAAcBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dA ABeAe aB dACAd dcceAABEEdCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EDBCDCE aCC CE BAbCEDCD CDD b 

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen E  ec e bCc DaeDEECC aCCDAbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 1 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 1 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 2 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 2 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 2 0 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 2 0 67
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 1 0 33
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 1 2 33
Jeolojik Zamanlar 2 0 1 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 19 0 76
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 1 67
Elektrik Devreleri 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 2 2 40
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZARİFE ASLAN 1367 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,695 261,240 11 60 60 71 2242

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 17 5 15,75 53 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 70 32 62,00 52 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe ccbeBCCDBBCBEcCEE CCCbBdbAAeBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal cADAe Ab   EdACAdCEE eAABEEBCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik dDeCD EDbeaBd BeAD E bDdCDDaAd

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen   Ce  b ACE DdBDEEC  DCCDAbaBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 6 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 4 1 80
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 4 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 4 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 2 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 0 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 12 10 48
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 2 0 67
Elektrik Devreleri 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 0 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 3 1 60
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 3 1 60
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAYA 1354 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,550 261,240 6 32 32 37 1257

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 17 11 14,25 48 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 79 36 70,00 58 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe BBEcAcBeaDaBCBEECEEdCCCEBEDeAa

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal BDBADABbAeEEdddACAdaABcdACcEEB

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik A cDBCDbEDECeBac aAcCEDbDdCDad

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen ACE CB  beCCEBDeBDEEBEeDCbeAbE

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 3 3 50
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 2 3 40
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 5 1 83
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 3 1 75
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 2 1 67
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 13 10 52
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 3 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 4 1 80
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 4 1 80
Mitotik Evre 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAĞMUR 1357 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,972 261,240 1 10 10 10 302

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 27 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 16,59 17,56 13,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,43 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,92 4,26 2,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 15,17 15,41 11,51

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 12,66 13,81 6,75

Fizik 10 9 1 8,75 88 2,90 4,31 1,89

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,47 6,13 3,21

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,57 5,33 3,61

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 12,94 15,78 8,72

Toplam: 120 91 23 85,25 71 57,36 62,55 40,12

TYT Türkçe EEA aCeadaCBaECEE CCCdBEaAADBB

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Sosyal dADAB cb  BEdACABCdE AAABEEeCc

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAABEEBCA

TYT Matematik EbBCDbdDECCBCEBBADCEDbDCCDDaAC

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen EECeEBADACcBDCBDEECCDDCCDbEEBE

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 4 2 67
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 3 2 60
Dede Korkut Hikâyeleri 5 3 0 60
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 3 0 60
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 3 3 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 3 0 100
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Fiilimsiler 3 3 0 100
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 3 1 50
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 2 1 67
Jeolojik Zamanlar 2 1 1 50
İç Kuvvetler 4 4 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 3 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 20 5 80
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 3 0 100
Elektrik Devreleri 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 2 1 67
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 5 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 5 0 100
Mitotik Evre 5 4 1 80



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT BİRGÜL 1190 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,399 261,240 2 117 345 421 12464

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 2 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 25 -3,25 -11 -2,38 17,56 13,15

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,25 4,55 3,86

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 -0,38 4,26 2,20

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 3,19 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,25 3,42 2,79

TYT Sosyal 30 7 19 2,25 8 1,12 15,41 11,51

Matematik-1 30 3 24 -3,00 -10 -4,00 13,81 6,75

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,25 4,31 1,89

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,62 6,13 3,21

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 0,00 5,33 3,61

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 1,88 15,78 8,72

Toplam: 120 19 92 -4,00 -3 -3,38 62,55 40,12

TYT Türkçe cdbbbaaCdedddadbCbdada Eeca dc

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAAD

TYT Sosyal B ecDd cded  bdAbedecBaedCAbEa

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCABBAACAEEB

TYT Matematik eebcdC dbbE dcbcdec dbeeabbaDa

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

TYT Fen cCdcadcBAbadbebdBcEcdcbceeceEc

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 2 4 33
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 2 3 40
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 5 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 5 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 0 3 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 3 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 2 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.6 2 3 33
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 4 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 3 0 1 0
Jeolojik Zamanlar 2 0 2 0
İç Kuvvetler 4 1 3 25
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 3 0 3 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 2 21 8
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 0 3 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 1 4 20
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 0 5 0
Mitotik Evre 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 1.DENEME

AĞRI / AĞRI MERKEZ / AĞRI HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAN GÜLALMAZ 17 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,079 261,240 1 116 344 420 12417

Puanı Hesaplanan: 117 345 421 12527

Katılımlar: 2 117 345 421 12527

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 14 -1,50 -5 -2,38 17,56 13,15

Matematik-1 30 1 24 -5,00 -17 -4,00 13,81 6,75

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,25 4,31 1,89

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,62 6,13 3,21

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 0,00 5,33 3,61

TYT Fen 30 9 21 3,75 13 1,88 15,78 8,72

Toplam: 120 12 59 -2,75 -2 -3,38 62,55 40,12

TYT Türkçe Eb aB b   d dbebdadb   ca     

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDAADBB

TYT Matematik b ebad bd dcbcaeba beeab aDaee

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

TYT Fen dcadcBAbcCbebCBaEcedbceecAEEdc

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 6 0 3 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 5 1 2 20
Dede Korkut Hikâyeleri 5 0 4 0
Dede Korkut Hikâyeleri'ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 5 0 4 0
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 3 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 0 2 0
Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Fiilimsiler 3 0 0 0
Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 25 1 20 4
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 3 1 2 33
Elektrik Devreleri 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 3 0 3 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 5 2 3 40
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 5 1 4 20
Mitotik Evre 5 2 3 40
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