
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi VAF TYT 2 105 278 433 12452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,7 20,94 9,7 5,3 8,34 12,3 4,0 11,30 6,2 4,7 4,97 51,7 24,7 45,55 243,990

Okul Ortalaması 30,3 8,3 28,23 12,0 5,0 10,74 25,8 4,4 24,71 9,7 5,9 8,27 77,8 23,6 71,95 340,500

KATILIMLAR

1 39 İLHAN TAŞDEMİR 12A 38 2 37,50 15 4 14,00 38 2 37,50 17 2 16,50 108 10 105,50 453,160 1 1 1 1 11

2 48 HİKMET AKA 12A 33 7 31,25 15 4 14,00 40 0 40,00 18 1 17,75 106 12 103,00 446,498 2 2 2 2 22

3 27 YARENSU SARAÇAYDIN 12A 40 0 40,00 15 4 14,00 34 3 33,25 15 4 14,00 104 11 101,25 437,713 3 3 3 3 47

4 30 YUSUF GÜNERİ 12A 33 7 31,25 12 7 10,25 40 0 40,00 18 2 17,50 103 16 99,00 433,728 4 4 4 4 55

5 20 MURAT ÇEPER 12A 34 6 32,50 13 7 11,25 40 0 40,00 16 4 15,00 103 17 98,75 433,563 5 5 5 5 56

6 35 SELAMİ S 12A 34 6 32,50 15 4 14,00 37 3 36,25 17 3 16,25 103 16 99,00 431,915 6 6 6 6 62

7 32 ESMA SALIK 12A 35 5 33,75 12 5 10,75 34 4 33,00 18 2 17,50 99 16 95,00 416,843 7 7 7 7 135

8 61 FATİH YILDIZ 12B 34 6 32,50 16 3 15,25 34 4 33,00 15 5 13,75 99 18 94,50 416,350 1 8 8 8 138

9 107 AHMET AGİT AVCI 12C 33 7 31,25 14 5 12,75 35 5 33,75 17 3 16,25 99 20 94,00 414,528 1 9 9 9 152

10 108 YUNUS AVCI 12C 35 5 33,75 14 6 12,50 33 7 31,25 16 4 15,00 98 22 92,50 408,538 2 10 10 10 201

11 51 RANA GÜMÜŞER 12A 33 7 31,25 14 6 12,50 33 3 32,25 15 4 14,00 95 20 90,00 401,478 8 11 11 11 255

12 75 KİTAN MERVE DENİZ 12B 35 5 33,75 12 7 10,25 32 5 30,75 16 2 15,50 95 19 90,25 400,895 2 12 12 12 259

13 64 YUSUF ARSLAN 12B 34 6 32,50 13 6 11,50 35 4 34,00 13 7 11,25 95 23 89,25 400,758 3 13 13 13 264

14 36 İLAYDA ASLAN 12A 35 5 33,75 12 6 10,50 35 2 34,50 12 7 10,25 94 20 89,00 400,453 9 14 14 14 268

15 83 YUSUF BOZKUŞ 12B 33 6 31,50 15 2 14,50 33 1 32,75 12 7 10,25 93 16 89,00 399,585 4 15 16 16 276

16 38 NURAY KARABOĞA 12A 34 5 32,75 14 2 13,50 33 1 32,75 10 5 8,75 91 13 87,75 395,930 10 16 17 17 320

17 40 ZEYNEP AKAGÜNDÜZ 12C 36 4 35,00 13 6 11,50 29 9 26,75 15 5 13,75 93 24 87,00 388,650 3 17 19 19 412

18 140 YUSUF ÖZCAN 12D 31 9 28,75 12 7 10,25 36 3 35,25 12 7 10,25 91 26 84,50 386,678 1 18 20 20 442

19 111 AKİF ARSLAN 12C 33 7 31,25 14 4 13,00 33 3 32,25 10 8 8,00 90 22 84,50 385,503 4 19 21 21 460

20 101 TAŞDEMİR İSLAM 12C 31 9 28,75 11 9 8,75 34 3 33,25 15 5 13,75 91 26 84,50 384,578 5 20 22 22 471

21 84 İDAL UÇAR 12B 35 4 34,00 12 2 11,50 30 2 29,50 10 4 9,00 87 12 84,00 381,940 5 21 23 23 504

22 128 RABİA GÜNDÜZ 12A 34 4 33,00 11 7 9,25 32 2 31,50 11 6 9,50 88 19 83,25 380,563 11 22 24 24 531

23 69 CAN AKDEMİR 12B 33 7 31,25 15 4 14,00 28 8 26,00 14 3 13,25 90 22 84,50 380,533 6 23 25 25 533

24 116 BERFİN GÜNDÜZ 12C 36 4 35,00 11 5 9,75 30 6 28,50 12 7 10,25 89 22 83,50 379,375 6 24 26 26 555

25 104 ZEHRA GÖKALP 12C 30 10 27,50 10 6 8,50 35 2 34,50 13 5 11,75 88 23 82,25 378,678 7 25 27 27 574

26 88 MUSTAFA POLAT 12C 28 11 25,25 13 6 11,50 35 4 34,00 13 6 11,50 89 27 82,25 378,580 8 26 28 28 578

27 91 BEYZA IŞIK 12C 30 9 27,75 12 4 11,00 32 1 31,75 13 4 12,00 87 18 82,50 377,858 9 27 29 29 589

28 85 BERATCAN CESUR 12B 26 13 22,75 12 3 11,25 35 2 34,50 14 3 13,25 87 21 81,75 376,890 7 28 30 30 612

29 55 ELÇİNNAZ YEŞİL 12A 30 8 28,00 14 4 13,00 30 5 28,75 14 4 13,00 88 21 82,75 376,688 12 29 31 31 615

30 118 YUSUF YERLİKAYA 12D 32 6 30,50 11 6 9,50 31 7 29,25 14 4 13,00 88 23 82,25 375,238 2 30 32 32 642

31 62 HÜSEYİN ÖZCAN 12B 28 12 25,00 13 5 11,75 32 6 30,50 15 4 14,00 88 27 81,25 372,723 8 31 33 33 694

32 68 AZAT KOÇ 12B 29 10 26,50 14 6 12,50 32 8 30,00 13 6 11,50 88 30 80,50 370,660 9 32 34 34 744

33 78 EYLÜL UÇAR 12B 33 6 31,50 12 4 11,00 29 3 28,25 11 6 9,50 85 19 80,25 369,188 10 33 37 37 777

34 0 MUKADDES BAYSAL 12A 33 7 31,25 12 7 10,25 30 7 28,25 12 7 10,25 87 28 80,00 368,188 13 34 38 38 800

35 49 AYŞE KAYA 12A 33 7 31,25 13 5 11,75 26 6 24,50 13 5 11,75 85 23 79,25 363,260 14 35 40 40 902

36 43 İSLAM ALTINTAŞ 12A 31 9 28,75 14 4 13,00 30 5 28,75 9 8 7,00 84 26 77,50 361,478 15 36 41 41 950

37 146 ZEYNEP AYDIN 12D 27 13 23,75 14 4 13,00 31 6 29,50 13 7 11,25 85 30 77,50 360,958 3 37 42 42 964

38 112 SERHAT ASLAN 12C 31 8 29,00 14 5 12,75 29 8 27,00 10 8 8,00 84 29 76,75 357,798 10 38 44 44 1042

39 93 SİMGE DEMİR 12C 35 5 33,75 12 6 10,50 27 0 27,00 7 7 5,25 81 18 76,50 357,528 11 39 45 45 1050

40 117 NAZİF DOĞAN 12D 30 8 28,00 13 3 12,25 31 4 30,00 7 9 4,75 81 24 75,00 354,820 4 40 46 46 1104

41 82 MİKAİL ŞİMŞEK 12B 32 8 30,00 11 7 9,25 29 3 28,25 10 9 7,75 82 27 75,25 353,703 11 41 47 47 1117

42 72 İSMAİL YÜCE 12B 32 8 30,00 13 6 11,50 28 8 26,00 10 8 8,00 83 30 75,50 353,175 12 42 48 48 1129

43 9 KASIM AYDIN 12A 32 8 30,00 13 7 11,25 27 11 24,25 12 8 10,00 84 34 75,50 351,635 16 43 49 49 1169

44 130 ŞENAY İL* ĞA 12D 37 3 36,25 12 6 10,50 25 5 23,75 7 10 4,50 81 24 75,00 350,978 5 44 50 51 1186

45 41 SELÇUK ÖZDEN 12D 31 9 28,75 15 4 14,00 26 6 24,50 10 9 7,75 82 28 75,00 350,863 6 45 51 52 1188

46 80 GAMZE GÜLER 12B 31 8 29,00 13 3 12,25 25 0 25,00 8 0 8,00 77 11 74,25 348,653 13 46 52 53 1243

47 125 FIRAT DEMİR 12D 27 11 24,25 13 4 12,00 30 5 28,75 10 7 8,25 80 27 73,25 347,710 7 47 54 55 1271

48 98 İREM DOĞAN 12C 30 10 27,50 13 2 12,50 27 6 25,50 10 7 8,25 80 25 73,75 347,333 12 48 55 56 1276
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,7 20,94 9,7 5,3 8,34 12,3 4,0 11,30 6,2 4,7 4,97 51,7 24,7 45,55 243,990

Okul Ortalaması 30,3 8,3 28,23 12,0 5,0 10,74 25,8 4,4 24,71 9,7 5,9 8,27 77,8 23,6 71,95 340,500

KATILIMLAR

49 133 NAZLI NAS 12D 30 10 27,50 12 7 10,25 26 8 24,00 14 6 12,50 82 31 74,25 346,908 8 49 57 58 1285

50 0 HELİN 12C 32 8 30,00 12 5 10,75 25 2 24,50 10 6 8,50 79 21 73,75 346,578 13 50 58 59 1293

51 134 CİHAN ADIGÜZEL 12D 29 10 26,50 12 7 10,25 25 8 23,00 15 4 14,00 81 29 73,75 344,373 9 51 59 60 1355

52 138 BERFİN IŞIK 12D 34 6 32,50 12 8 10,00 24 1 23,75 9 10 6,50 79 25 72,75 343,383 10 52 60 61 1376

53 66 ELIF Y ŞAKAR 12B 31 9 28,75 10 9 7,75 29 4 28,00 9 8 7,00 79 30 71,50 341,798 14 53 62 63 1422

54 137 ALPER ŞÜKRÜ KARA 12D 28 12 25,00 13 3 12,25 31 9 28,75 8 12 5,00 80 36 71,00 341,360 11 54 64 65 1435

55 127 CANER ALPARSLAN 12D 31 6 29,50 10 5 8,75 23 4 22,00 13 5 11,75 77 20 72,00 338,675 12 55 66 67 1501

56 59 NİSA KUTLUAY 12B 29 8 27,00 7 2 6,50 27 1 26,75 12 5 10,75 75 16 71,00 338,530 15 56 67 68 1506

57 0 SEMA NUR YARIZ 12C 31 8 29,00 9 4 8,00 26 6 24,50 11 6 9,50 77 24 71,00 337,520 14 57 68 69 1536

58 60 CAN BİLGİLİ 12B 29 9 26,75 10 7 8,25 29 3 28,25 9 9 6,75 77 28 70,00 337,293 16 58 69 70 1544

59 76 MERYEM POLAT 12B 30 8 28,00 12 4 11,00 25 6 23,50 10 6 8,50 77 24 71,00 337,290 17 59 70 71 1545

60 102 SERHAT KAHRAMAN 12C 29 10 26,50 14 4 13,00 26 5 24,75 8 9 5,75 77 28 70,00 335,625 15 60 72 73 1588

61 63 DİLARA KAYA 12B 35 4 34,00 10 4 9,00 22 1 21,75 6 2 5,50 73 11 70,25 334,443 18 61 73 74 1626

62 119 RABİA ASLAN 12A 31 9 28,75 13 6 11,50 26 4 25,00 7 12 4,00 77 31 69,25 333,735 17 62 74 75 1644

63 73 BETÜL TEKİN 12B 30 10 27,50 12 4 11,00 23 7 21,25 11 3 10,25 76 24 70,00 332,355 19 63 76 77 1685

64 135 NESİM ARSLAN 12D 33 5 31,75 13 4 12,00 23 8 21,00 7 9 4,75 76 26 69,50 331,938 13 64 77 78 1701

65 65 NAGİHAN TAŞDAN 12B 33 6 31,50 12 6 10,50 22 6 20,50 9 8 7,00 76 26 69,50 331,040 20 65 80 81 1728

66 115 IRMAK GÖK 12C 31 6 29,50 11 3 10,25 24 4 23,00 7 4 6,00 73 17 68,75 330,413 16 66 81 82 1755

67 81 BAYRAM YILMAZ 12B 28 9 25,75 10 6 8,50 29 5 27,75 7 5 5,75 74 25 67,75 330,120 21 67 83 84 1766

68 79 KADİR SARI 12B 29 11 26,25 15 5 13,75 26 4 25,00 6 13 2,75 76 33 67,75 329,395 22 68 84 85 1788

69 113 ZEYNEP ŞİRİN 12C 36 3 35,25 15 1 14,75 17 5 15,75 5 5 3,75 73 14 69,50 329,103 17 69 85 86 1796

70 132 NURSEFA KAYA 12D 29 9 26,75 13 3 12,25 23 6 21,50 10 8 8,00 75 26 68,50 328,348 14 70 86 87 1817

71 121 M İKBAL GÖKDAĞ 12D 34 6 32,50 10 5 8,75 22 2 21,50 7 6 5,50 73 19 68,25 327,958 15 71 87 88 1833

72 44 SONGÜL BERTAN 12A 35 5 33,75 13 6 11,50 16 2 15,50 10 6 8,50 74 19 69,25 326,905 18 72 89 90 1860

73 56 EYLÜL KUŞ 12B 31 9 28,75 13 5 11,75 22 4 21,00 8 7 6,25 74 25 67,75 326,050 23 73 90 91 1889

74 58 CAN SOYLU 12B 29 7 27,25 14 5 12,75 22 4 21,00 5 2 4,50 70 18 65,50 319,393 24 74 94 95 2101

75 109 BUĞRA KAYA 12B 31 6 29,50 9 4 8,00 21 7 19,25 11 7 9,25 72 24 66,00 318,575 25 75 95 96 2124

76 24 MRT YLÇN 12C 26 13 22,75 11 7 9,25 25 4 24,00 10 9 7,75 72 33 63,75 314,770 18 76 100 101 2224

77 6 YASİR ÖZ 12D 34 6 32,50 15 5 13,75 12 4 11,00 10 7 8,25 71 22 65,50 312,480 16 77 102 103 2300

78 11 DİLAN ÇET İN 12B 32 8 30,00 13 3 12,25 19 0 19,00 4 7 2,25 68 18 63,50 312,345 26 78 103 104 2306

79 52 BEYZANUR POLAT 12A 28 12 25,00 12 4 11,00 22 4 21,00 8 8 6,00 70 28 63,00 311,060 19 79 107 108 2341

80 136 YAPRAK IRMAK 12D 29 9 26,75 13 3 12,25 16 3 15,25 10 2 9,50 68 17 63,75 309,180 17 80 109 110 2410

81 70 FATMA YILDIZ 12B 31 9 28,75 11 3 10,25 20 2 19,50 5 5 3,75 67 19 62,25 308,255 27 81 110 111 2435

82 144 ZEYNEP SENA ZİNCİR 12D 31 9 28,75 8 6 6,50 23 5 21,75 5 2 4,50 67 22 61,50 306,898 18 82 112 113 2473

83 12 M*VE RD*S UN 12D 30 9 27,75 12 7 10,25 17 7 15,25 10 7 8,25 69 30 61,50 302,258 19 83 119 121 2644

84 105 CEREN ORUÇ 12C 33 5 31,75 12 4 11,00 15 4 14,00 5 2 4,50 65 15 61,25 301,605 19 84 120 122 2664

85 147 ÜZEYİR KAYA 12D 27 8 25,00 11 4 10,00 18 2 17,50 7 0 7,00 63 14 59,50 297,585 20 85 124 126 2816

86 103 SELCAN GÜLER 12C 30 10 27,50 11 8 9,00 22 11 19,25 6 13 2,75 69 42 58,50 296,420 20 86 125 127 2859

87 10 ÜVEYS DOĞRU 12A 23 15 19,25 12 8 10,00 26 6 24,50 4 3 3,25 65 32 57,00 294,818 20 87 129 131 2927

88 145 NUBAHAR KARAÇELİK 12D 28 11 25,25 13 2 12,50 19 5 17,75 2 3 1,25 62 21 56,75 290,495 21 88 134 136 3092

89 94 EDA YALVAÇ 12C 34 5 32,75 11 5 9,75 14 4 13,00 1 0 1,00 60 14 56,50 286,728 21 89 138 140 3267

90 120 ALİ DOĞRU 12D 29 10 26,50 11 9 8,75 17 3 16,25 7 10 4,50 64 32 56,00 286,275 22 90 140 142 3291

91 47 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 18 10 15,50 8 6 6,50 26 4 25,00 9 6 7,50 61 26 54,50 286,070 21 91 141 143 3300

92 100 GÜLAY TOK 12C 27 9 24,75 9 3 8,25 15 3 14,25 5 4 4,00 56 19 51,25 270,135 22 92 153 155 3933

93 96 AĞTAŞ BÜŞRA 12 27 11 24,25 9 5 7,75 17 2 16,50 5 12 2,00 58 30 50,50 269,573 1 93 154 156 3962

94 28 ÖMER YILDIZ 12A 26 10 23,50 10 5 8,75 14 9 11,75 8 5 6,75 58 29 50,75 266,423 22 94 157 159 4093

95 95 YUSUF TURAN 12C 20 15 16,25 3 2 2,50 28 2 27,50 0 5 -1,25 51 24 45,00 259,388 23 95 165 167 4416

96 45 SERHAT BAH R 12A 25 9 22,75 12 4 11,00 14 3 13,25 1 4 0,00 52 20 47,00 257,153 23 96 170 173 4537
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,7 20,94 9,7 5,3 8,34 12,3 4,0 11,30 6,2 4,7 4,97 51,7 24,7 45,55 243,990

Okul Ortalaması 30,3 8,3 28,23 12,0 5,0 10,74 25,8 4,4 24,71 9,7 5,9 8,27 77,8 23,6 71,95 340,500

KATILIMLAR

97 129 EMİR ÖZLÜ 12D 23 8 21,00 10 6 8,50 15 5 13,75 5 6 3,50 53 25 46,75 255,738 23 97 174 177 4616

98 50 CANER EFE 12A 23 14 19,50 10 10 7,50 20 6 18,50 2 9 -0,25 55 39 45,25 254,708 24 98 175 178 4677

99 37 HAMZA KASAR 12A 25 13 21,75 12 6 10,50 13 7 11,25 5 9 2,75 55 35 46,25 252,905 25 99 177 180 4762

100 77 MELİKE 12B 21 10 18,50 10 5 8,75 13 1 12,75 5 6 3,50 49 22 43,50 244,870 28 100 183 189 5159

101 141 ABDULLAH ÖZAL 12D 17 14 13,50 5 6 3,50 21 7 19,25 7 9 4,75 50 36 41,00 240,385 24 101 185 191 5387

102 22 AYŞE TURGUT 12D 26 14 22,50 11 4 10,00 6 5 4,75 7 9 4,75 50 32 42,00 235,025 25 102 190 197 5697

103 26 RASİM ÇÖLKUŞU 12A 19 17 14,75 13 4 12,00 12 3 11,25 1 4 0,00 45 28 38,00 227,543 26 103 197 208 6111

104 67 ZEYNEP KAYA 12B 21 12 18,00 6 3 5,25 10 5 8,75 3 3 2,25 40 23 34,25 213,313 29 104 209 230 6997

105 42 MUSTAFA YAŞAR 12A 21 18 16,50 18 16 14,00 39 34 30,50 204,920 27 105 214 239 7558
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