
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ Fen Lisesi 11.Sınıflar VAF TYT 2 108 278 433 12452

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,7 20,94 9,7 5,3 8,34 12,3 4,0 11,30 6,2 4,7 4,97 51,7 24,7 45,55 243,990

Okul Ortalaması 26,0 10,4 23,40 9,8 4,9 8,57 18,7 5,6 17,29 6,3 6,1 4,79 60,8 27,0 54,05 277,980

KATILIMLAR

1 0 MEHMET EMİN ÖZDEN 11D 34 6 32,50 16 4 15,00 29 5 27,75 16 3 15,25 95 18 90,50 400,150 1 1 15 15 271

2 25 OĞUZKAĞAN ARIKAN 11B 36 4 35,00 15 2 14,50 29 1 28,75 11 5 9,75 91 12 88,00 394,100 1 2 18 18 344

3 919 ZEYNEP GÜLTEKİN 11D 33 6 31,50 15 4 14,00 29 6 27,50 9 6 7,50 86 22 80,50 370,130 2 3 35 35 756

4 966 TAHA ÖZDEN 11A 36 3 35,25 11 7 9,25 30 4 29,00 9 10 6,50 86 24 80,00 369,458 1 4 36 36 768

5 878 EFE GÜLTEKİN 11C 29 9 26,75 13 7 11,25 32 3 31,25 11 7 9,25 85 26 78,50 365,558 1 5 39 39 855

6 946 MUHAMMED IŞIK 11A 32 7 30,25 10 6 8,50 27 1 26,75 13 4 12,00 82 18 77,50 358,883 2 6 43 43 1017

7 986 EMRE TUTKUN 11B 32 7 30,25 9 1 8,75 24 2 23,50 13 3 12,25 78 13 74,75 348,165 2 7 53 54 1261

8 945 ŞEVVAL GÜLTEKİN 11D 33 7 31,25 15 3 14,25 22 8 20,00 11 7 9,25 81 25 74,75 346,995 3 8 56 57 1284

9 914 BAHAR MUĞLU 11B 31 6 29,50 12 5 10,75 31 3 30,25 3 10 0,50 77 24 71,00 343,235 3 9 61 62 1380

10 962 BEYZA GÜLER 11C 32 8 30,00 12 7 10,25 28 3 27,25 6 9 3,75 78 27 71,25 341,423 2 10 63 64 1433

11 881 FURKAN İRİM 11C 29 10 26,50 14 5 12,75 27 6 25,50 9 8 7,00 79 29 71,75 341,313 3 11 65 66 1437

12 884 HELİN KESKİN 11A 28 6 26,50 9 5 7,75 30 3 29,25 7 4 6,00 74 18 69,50 336,470 3 12 71 72 1570

13 979 ERKAN DEMİREL 11A 32 5 30,75 13 4 12,00 20 3 19,25 10 6 8,50 75 18 70,50 333,168 4 13 75 76 1659

14 940 YAVUZ YAVU Z 11D 31 7 29,25 11 7 9,25 22 2 21,50 11 5 9,75 75 21 69,75 331,745 4 14 78 79 1707

15 882 CANAN Y 11C 32 7 30,25 11 3 10,25 23 7 21,25 9 5 7,75 75 22 69,50 331,313 4 15 79 80 1720

16 968 ÖMERCAN ORUÇ 11D 34 5 32,75 14 4 13,00 22 7 20,25 6 12 3,00 76 28 69,00 330,353 5 16 82 83 1758

17 977 ZEYNEP ÇTN 11A 29 11 26,25 12 5 10,75 25 7 23,25 10 9 7,75 76 32 68,00 327,818 5 17 88 89 1836

18 948 AYFER EKİNCİ 11B 30 8 28,00 12 4 11,00 24 2 23,50 5 2 4,50 71 16 67,00 325,570 4 18 91 92 1899

19 905 MERYEM DEMİR 11B 33 7 31,25 12 6 10,50 19 7 17,25 10 6 8,50 74 26 67,50 322,393 5 19 92 93 2002

20 943 EYYÜP CAN 11A 27 10 24,50 12 3 11,25 23 2 22,50 9 6 7,50 71 21 65,75 320,333 6 20 93 94 2075

21 904 METİN UMUÇ 11C 27 13 23,75 14 6 12,50 28 4 27,00 1 2 0,50 70 25 63,75 318,430 5 21 96 97 2131

22 972 HALİL İBRAHİMM 11B 28 12 25,00 11 8 9,00 26 1 25,75 7 11 4,25 72 32 64,00 317,420 6 22 97 98 2155

23 897 *EREN GÖK 11B 31 9 28,75 12 4 11,00 20 2 19,50 7 4 6,00 70 19 65,25 317,255 7 23 98 99 2163

24 937 ELANUR ÇAVDAR 11D 31 7 29,25 10 3 9,25 21 4 20,00 7 2 6,50 69 16 65,00 316,568 6 24 99 100 2182

25 989 ELİF BEJAN ARPA 11D 28 10 25,50 12 6 10,50 22 3 21,25 8 7 6,25 70 26 63,50 312,710 7 25 101 102 2290

26 873 AYBERK ÖZGÖRDESLİ 11A 29 6 27,50 13 2 12,50 18 2 17,50 7 3 6,25 67 13 63,75 311,313 7 26 104 105 2334

27 939 EFE YONTAR 11A 26 12 23,00 8 5 6,75 24 3 23,25 11 4 10,00 69 24 63,00 311,300 8 27 105 106 2335

28 923 KADİR SÖYLEMEZ 11B 26 10 23,50 9 9 6,75 22 3 21,25 13 4 12,00 70 26 63,50 311,200 8 28 106 107 2338

29 888 Z SU ÇİÇEK 11A 30 8 28,00 12 3 11,25 20 6 18,50 7 7 5,25 69 24 63,00 309,720 9 29 108 109 2387

30 934 BARAN ÖZBEY 11C 32 8 30,00 12 5 10,75 16 3 15,25 8 3 7,25 68 19 63,25 308,043 6 30 111 112 2440

31 917 DENİZ  GÜNGÜL 11D 27 12 24,00 12 5 10,75 21 5 19,75 9 6 7,50 69 28 62,00 306,780 8 31 113 114 2478

32 956 RABİA DEMİR 11A 24 15 20,25 10 4 9,00 22 3 21,25 12 4 11,00 68 26 61,50 305,223 10 32 114 115 2544

33 1 NİSA BİLTEKİN 11A 28 11 25,25 11 6 9,50 20 3 19,25 9 8 7,00 68 28 61,00 303,368 11 33 115 116 2599

34 89 ZEYNEP KAYA 11D 27 9 24,75 10 4 9,00 21 6 19,50 9 5 7,75 67 24 61,00 303,323 9 34 116 117 2601

35 871 FURKAN GÜZEL 11A 28 9 25,75 9 1 8,75 20 3 19,25 9 7 7,25 66 20 61,00 303,273 12 35 117 118 2605

36 954 YASİN DMR 11A 25 14 21,50 13 6 11,50 19 2 18,50 11 6 9,50 68 28 61,00 302,435 13 36 118 120 2639

37 879 İDAL POLAT 11D 26 12 23,00 13 4 12,00 19 5 17,75 9 7 7,25 67 28 60,00 299,360 10 37 121 123 2748

38 967 İKLİM KIRA N 11D 28 9 25,75 11 4 10,00 22 8 20,00 5 7 3,25 66 28 59,00 298,393 11 38 122 124 2795

39 901 RUKİYE ERTAKUŞ 11A 32 7 30,25 12 4 11,00 15 2 14,50 5 3 4,25 64 16 60,00 298,018 14 39 123 125 2807

40 920 DİLAN D 11D 30 9 27,75 15 5 13,75 15 5 13,75 7 11 4,25 67 30 59,50 296,118 12 40 126 128 2867

41 921 IRMAK ROĞLU 11C 30 9 27,75 11 6 9,50 20 7 18,25 5 8 3,00 66 30 58,50 295,778 7 41 127 129 2880

42 16 EZGİ KANDEMİR 11B 31 9 28,75 17 3 16,25 8 2 7,50 9 3 8,25 65 17 60,75 295,460 9 42 128 130 2897

43 894 NUR DAĞ 11A 28 8 26,00 11 4 10,00 16 8 14,00 10 4 9,00 65 24 59,00 293,410 15 43 130 132 2985

44 903 EMİNE ARAÇ 11C 28 10 25,50 4 0 4,00 28 6 26,50 60 16 56,00 293,325 8 44 131 133 2988

45 960 ROJİN GÖKGÖZ 11B 31 4 30,00 9 1 8,75 20 6 18,50 60 11 57,25 292,633 10 45 132 134 3009

46 915 EBRU KAYA 11D 30 5 28,75 9 8 7,00 19 2 18,50 5 8 3,00 63 23 57,25 291,855 13 46 133 135 3042

47 938 ROJİN ÖZDEN 11C 27 9 24,75 10 3 9,25 21 2 20,50 3 7 1,25 61 21 55,75 288,850 9 47 135 137 3159

48 959 ZLL CBN 11A 29 8 27,00 10 4 9,00 19 4 18,00 2 1 1,75 60 17 55,75 287,198 16 48 136 138 3239
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49 951 BERFİN EMRE 11B 29 11 26,25 13 6 11,50 15 10 12,50 9 9 6,75 66 36 57,00 286,768 11 49 137 139 3264

50 909 AYSUN ÖZDEMİR 11B 31 8 29,00 4 5 2,75 20 1 19,75 6 8 4,00 61 22 55,50 286,645 12 50 139 141 3273

51 985 SUDAN MUSUL 11D 28 10 25,50 8 6 6,50 15 2 14,50 11 5 9,75 62 23 56,25 284,678 14 51 142 144 3344

52 913 NİSA KARAOĞLA N 11C 27 8 25,00 8 8 6,00 20 3 19,25 5 4 4,00 60 23 54,25 282,553 10 52 143 145 3429

53 899 AAARGIN 11C 27 11 24,25 9 3 8,25 19 6 17,50 5 5 3,75 60 25 53,75 280,075 11 53 144 146 3525

54 908 MERVE ALACA 11A 27 10 24,50 9 7 7,25 20 9 17,75 6 9 3,75 62 35 53,25 278,598 17 54 145 147 3582

55 969 ALİ YİĞİT 11C 26 13 22,75 12 4 11,00 16 4 15,00 6 7 4,25 60 28 53,00 276,203 12 55 146 148 3684

56 895 ASLI SARIBOĞA 11C 30 9 27,75 10 5 8,75 15 4 14,00 5 10 2,50 60 28 53,00 275,883 13 56 147 149 3705

57 896 BAŞAK ZELAL VURAL 11C 32 8 30,00 11 6 9,50 13 6 11,50 2 1 1,75 58 21 52,75 273,778 14 57 148 150 3777

58 942 BERAT AYDIN 11D 29 10 26,50 3 4 2,00 19 5 17,75 7 6 5,50 58 25 51,75 273,193 15 58 149 151 3803

59 970 CANSU ÇAĞLAR 11C 25 15 21,25 14 5 12,75 16 10 13,50 7 10 4,50 62 40 52,00 272,158 15 59 150 152 3857

60 5 ÖMER TALHA GÖKÇEK 11A 29 4 28,00 12 7 10,25 16 12 13,00 1 2 0,50 58 25 51,75 271,858 18 60 151 153 3865

61 880 AHMET FARUK AFK 11D 24 15 20,25 10 10 7,50 18 5 16,75 8 6 6,50 60 36 51,00 270,258 16 61 152 154 3929

62 924 ZEYNEP SÖYLEMEZ 11C 30 10 27,50 5 1 4,75 18 3 17,25 1 1 0,75 54 15 50,25 269,378 16 62 155 157 3973

63 0 POLAT IŞIK 11C 20 20 15,00 16 3 15,25 17 10 14,50 8 10 5,50 61 43 50,25 267,133 17 63 156 158 4068

64 976 ERAY DURSUN 11A 19 9 16,75 9 4 8,00 24 3 23,25 1 4 0,00 53 20 48,00 266,263 19 64 158 160 4102

65 957 NURÇİN TURAN 11C 32 7 30,25 10 4 9,00 12 5 10,75 2 7 0,25 56 23 50,25 265,740 18 65 159 161 4135

66 950 CEMRE ÇETİN 11C 34 6 32,50 13 5 11,75 5 5 3,75 3 0 3,00 55 16 51,00 263,345 19 66 160 162 4241

67 941 YAKUP SARI 11B 23 15 19,25 6 3 5,25 19 8 17,00 9 7 7,25 57 33 48,75 263,015 13 67 161 163 4264

68 953 İLKAY EYLÜL TAŞ 11D 23 15 19,25 11 4 10,00 16 10 13,50 8 7 6,25 58 36 49,00 262,138 17 68 162 164 4303

69 893 ROHAT EFE 11A 22 14 18,50 6 3 5,25 19 3 18,25 8 8 6,00 55 28 48,00 261,695 20 69 163 165 4320

70 949 AYŞENUR OĞUR 11A 27 9 24,75 18 4 17,00 7 4 6,00 52 17 47,75 259,880 21 70 164 166 4398

71 927 RESUL MERTBEY 11D 15 5 13,75 12 4 11,00 20 7 18,25 5 4 4,00 52 20 47,00 259,283 18 71 166 168 4423

72 877 SUDE Şİ ŞEK 11C 31 7 29,25 3 0 3,00 15 4 14,00 3 7 1,25 52 18 47,50 258,503 20 72 167 169 4467

73 907 RUMEYSA KAYA D 24 16 20,00 9 6 7,50 17 9 14,75 6 4 5,00 56 35 47,25 257,533 1 73 168 171 4516

74 975 ABDUSSAMED DENİZ 11D 23 8 21,00 10 4 9,00 16 5 14,75 4 7 2,25 53 24 47,00 257,450 19 74 169 172 4525

75 952 MUSTAFA ÖZDEN 11D 24 14 20,50 25 2 24,50 49 16 45,00 257,145 20 75 171 174 4538

76 935 FARUK ÇAYLAK 11A 26 14 22,50 3 6 1,50 22 5 20,75 1 0 1,00 52 25 45,75 257,073 22 76 172 175 4547

77 14 MELİH BAŞKÖY 11A 29 7 27,25 11 7 9,25 11 10 8,50 5 9 2,75 56 33 47,75 255,905 23 77 173 176 4613

78 930 M YUSUF AYGÜN 11B 21 18 16,50 6 1 5,75 23 2 22,50 0 2 -0,50 50 23 44,25 253,958 14 78 176 179 4715

79 139 BEYZA ELDEM 12D 27 11 24,25 10 6 8,50 10 2 9,50 7 11 4,25 54 30 46,50 252,183 1 79 178 181 4799

80 983 DİYAR AYDEMİR 11A 10 17 5,75 9 9 6,75 25 5 23,75 9 5 7,75 53 36 44,00 252,083 24 80 179 182 4806

81 885 TUBA BAĞAN 11C 12 4 11,00 24 3 23,25 11 7 9,25 47 14 43,50 249,515 21 81 180 184 4939

82 891 ZEYNEP RANA DEMİRBAŞ11C 24 15 20,25 6 4 5,00 16 4 15,00 5 7 3,25 51 30 43,50 246,113 22 82 181 187 5102

83 965 ROH* 11D 27 7 25,25 7 4 6,00 12 1 11,75 1 1 0,75 47 13 43,75 245,545 21 83 182 188 5130

84 988 ADEM YÜRÜK 11C 23 17 18,75 9 11 6,25 21 19 16,25 5 15 1,25 58 62 42,50 244,238 23 84 184 190 5195

85 876 BURAK ÖZTÜRK 11C 21 19 16,25 5 14 1,50 21 11 18,25 6 7 4,25 53 51 40,25 237,420 24 85 186 193 5551

86 955 AIİ FUAT CNGZ 11C 21 13 17,75 2 2 1,50 21 11 18,25 4 7 2,25 48 33 39,75 236,300 25 86 187 194 5609

87 931 MERVE NUR ÇELİK 11A 23 14 19,50 1 0 1,00 16 11 13,25 8 4 7,00 48 29 40,75 235,293 25 87 188 195 5679

88 925 YİĞİT GÖKÇE 11B 23 15 19,25 7 7 5,25 16 13 12,75 5 7 3,25 51 42 40,50 235,273 15 88 189 196 5681

89 980 HELEN NAKIŞ 11C 24 15 20,25 11 7 9,25 12 5 10,75 1 6 -0,50 48 33 39,75 232,745 26 89 191 199 5820

90 936 FATMA ŞAM 11B 23 10 20,50 19 4 18,00 42 14 38,50 232,640 16 90 192 200 5828

91 982 SÜMEYYE ASLAN 11B 21 17 16,75 9 8 7,00 14 8 12,00 6 8 4,00 50 41 39,75 232,360 17 91 193 202 5842

92 883 SAMET KUTLUAY 11D 17 9 14,75 13 5 11,75 14 7 12,25 44 21 38,75 230,510 22 92 195 205 5945

93 918 ŞEYMA YAŞLI 11D 27 11 24,25 15 4 14,00 42 15 38,25 229,410 23 93 196 207 6012

94 978 FB GZÇK 11C 27 13 23,75 5 1 4,75 9 8 7,00 3 2 2,50 44 24 38,00 224,013 27 94 198 211 6315

95 988 YASİN GÖZÜAÇIK 11D 14 11 11,25 5 4 4,00 21 7 19,25 1 6 -0,50 41 28 34,00 219,498 24 95 200 215 6580

96 892 BERFİN AZİZ 11D 23 14 19,50 5 5 3,75 13 4 12,00 41 23 35,25 218,898 25 96 201 216 6619
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KATILIMLAR

97 947 BÜŞRA YILDIZ 11B 25 13 21,75 8 6 6,50 11 17 6,75 5 15 1,25 49 51 36,25 218,705 18 97 202 217 6628

98 916 R GÖKÇEK 11A 22 17 17,75 6 0 6,00 12 9 9,75 4 7 2,25 44 33 35,75 218,700 26 98 203 218 6629

99 932 ÖNER HELİN 11A 23 14 19,50 11 4 10,00 7 6 5,50 2 9 -0,25 43 33 34,75 213,723 27 99 206 225 6968

100 984 CANER TAŞDEMİR CRM 11A 21 17 16,75 9 8 7,00 11 6 9,50 1 1 0,75 42 32 34,00 213,413 28 100 208 229 6994

101 974 ŞEVKİ YILDIZ 11B 15 9 12,75 7 2 6,50 14 10 11,50 2 4 1,00 38 25 31,75 207,440 19 101 210 233 7398

102 944 YUSUF IRMAK 11B 15 8 13,00 8 7 6,25 11 6 9,50 3 1 2,75 37 22 31,50 205,015 20 102 213 238 7552

103 981 ABDULKADİR PALİĞA 11C 10 4 9,00 18 4 17,00 4 3 3,25 32 11 29,25 202,053 28 103 215 242 7737

104 971 ÖMER ÜNAL 11D 20 17 15,75 13 6 11,50 2 3 1,25 35 26 28,50 196,788 26 104 216 255 8058

105 987 AZAD KIZILDAĞ 11B 21 11 18,25 11 7 9,25 0 2 -0,50 3 10 0,50 35 30 27,50 186,943 21 105 221 274 8668

106 961 EMİR SEVİ Ş 11D 10 12 7,00 0 3 -0,75 15 9 12,75 2 3 1,25 27 27 20,25 171,443 27 106 228 297 9471

107 906 11C 14 17 9,75 12 7 10,25 7 25 0,75 5 15 1,25 38 64 22,00 170,203 29 107 229 298 9536

108 1173 AZİZ KARAOĞLAN -9B 7 21 1,75 2 15 -1,75 4 17 -0,25 1 19 -3,75 14 72 -4,00 87,983 1 108 272 421 11460
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