
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi vaf 10 sınıf 2 113 113 199 7400

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,5 10,0 12,04 12,6 10,7 9,95 8,3 6,0 6,80 7,2 11,0 4,48 42,7 37,7 33,27 217,500

Okul Ortalaması 20,1 5,9 18,66 15,6 8,2 13,55 19,5 4,4 18,44 13,9 11,4 11,07 69,2 29,9 61,72 322,670

KATILIMLAR

1 1045 BÜŞRA KAYA 10B 28 2 27,50 20 9 17,75 29 1 28,75 26 4 25,00 103 16 99,00 447,223 1 1 1 1 6

2 1056 M ALİ IŞIK 10C 24 4 23,00 23 6 21,50 29 0 29,00 23 6 21,50 99 16 95,00 430,735 1 2 2 2 20

3 1042 YAĞMUR BENGİ 10B 26 4 25,00 24 5 22,75 28 2 27,50 21 9 18,75 99 20 94,00 428,923 2 3 3 3 23

4 1001 NURSEMA SÖĞÜT 10A 28 2 27,50 20 8 18,00 28 2 27,50 20 9 17,75 96 21 90,75 427,333 1 4 4 4 25

5 1071 ZEYNEP ÖZMEN 10B 28 2 27,50 25 4 24,00 25 4 24,00 19 11 16,25 97 21 91,75 419,643 3 5 5 5 33

6 1015 BÜŞRA AKYEL 10A 25 5 23,75 20 10 17,50 28 2 27,50 22 8 20,00 95 25 88,75 414,863 2 6 6 6 36

7 1094 KEZBAN ASLAN 10D 24 6 22,50 20 7 18,25 29 0 29,00 19 9 16,75 92 22 86,50 412,413 1 7 7 7 40

8 1002 BERİN AYDEMİR 10A 28 2 27,50 19 11 16,25 25 3 24,25 21 8 19,00 93 24 87,00 409,678 3 8 8 8 47

9 1041 ZEYNEP DOĞAN 10B 24 6 22,50 22 7 20,25 29 1 28,75 16 12 13,00 91 26 84,50 408,123 4 9 9 9 50

10 1043 MUHAMMED GÜVEN 10B 27 2 26,50 16 7 14,25 28 2 27,50 15 6 13,50 86 17 81,75 406,810 5 10 10 10 53

11 1103 MERYEM TEKİN 10D 24 1 23,75 22 4 21,00 26 1 25,75 18 7 16,25 90 13 86,75 406,238 2 11 11 11 56

12 1057 ARİF TURAN 10A 25 4 24,00 18 8 16,00 27 3 26,25 21 8 19,00 91 23 85,25 404,468 4 12 12 12 60

13 1089 AZAT JİYAN ÇAYLAK 10B 17 7 15,25 22 7 20,25 30 0 30,00 22 8 20,00 91 22 85,50 397,538 6 13 13 13 79

14 1044 ECRİN TUANA BAYAR 10B 23 7 21,25 19 11 16,25 28 2 27,50 19 11 16,25 89 31 81,25 394,350 7 14 14 14 89

15 1063 MUSTAFA BULUT 10C 25 4 24,00 23 5 21,75 24 3 23,25 15 12 12,00 87 24 81,00 388,033 2 15 15 15 116

16 1048 SÜVEYDA AVCI 10D 22 5 20,75 22 6 20,50 25 0 25,00 18 10 15,50 87 21 81,75 387,303 3 16 16 16 119

17 1069 BURAK ÇETİN 10B 19 2 18,50 21 6 19,50 26 1 25,75 21 6 19,50 87 15 83,25 387,263 8 17 17 17 120

18 1067 MERVE KORKUNÇ 10C 23 4 22,00 19 2 18,50 26 2 25,50 16 14 12,50 84 22 78,50 384,950 3 18 18 18 128

19 1016 ÖMER  ARSLAN 10A 22 6 20,50 15 9 12,75 28 2 27,50 19 10 16,50 84 27 77,25 384,190 5 19 19 19 132

20 1028 EMRE KARA ĞLAN 10B 26 4 25,00 17 11 14,25 25 4 24,00 17 12 14,00 85 31 77,25 383,865 9 20 20 20 134

21 1010 YAKUP POLAT 10A 22 5 20,75 15 9 12,75 27 2 26,50 20 7 18,25 84 23 78,25 383,625 6 21 21 21 136

22 997 HAZALNAZ KAYA 10A 23 2 22,50 17 6 15,50 24 1 23,75 19 6 17,50 83 15 79,25 381,583 7 22 22 22 145

23 1052 GİZEM AYDEMİR 10C 26 3 25,25 21 8 19,00 22 4 21,00 17 13 13,75 86 28 79,00 379,505 4 23 23 23 159

24 1030 DEMET ÇETİN 10C 24 5 22,75 18 5 16,75 24 2 23,50 17 10 14,50 83 22 77,50 378,203 5 24 24 24 166

25 1020 AHMET YASİN BULUT 10B 22 8 20,00 19 10 16,50 26 2 25,50 18 10 15,50 85 30 77,50 378,100 10 25 25 25 169

26 1007 BERFİN GÖK 10A 22 4 21,00 17 9 14,75 26 2 25,50 18 11 15,25 83 26 76,50 378,078 8 26 26 26 170

27 1092 BERZAN IŞIK 10D 22 7 20,25 21 7 19,25 25 2 24,50 17 10 14,50 85 26 78,50 378,058 4 27 27 27 171

28 1104 ÖZNUR TAŞDEMİR 10D 25 4 24,00 21 4 20,00 21 4 20,00 18 9 15,75 85 21 79,75 375,253 5 28 28 28 181

29 1107 BERZAN DAVUT TEKİN 10D 26 4 25,00 19 10 16,50 21 4 20,00 19 9 16,75 85 27 78,25 373,923 6 29 29 29 190

30 1050 SUDE KAYABAŞI 10C 24 6 22,50 21 9 18,75 23 3 22,25 13 15 9,25 81 33 72,75 364,905 6 30 30 30 229

31 1040 RÜVEYDA TANRIKULU 10C 20 6 18,50 15 10 12,50 26 2 25,50 18 10 15,50 79 28 72,00 363,225 7 31 31 31 241

32 1049 YUSUF IŞIK 10B 22 6 20,50 12 11 9,25 26 2 25,50 17 10 14,50 77 29 69,75 362,740 11 32 32 32 248

33 1072 ERAY IŞIK 10C 20 8 18,00 16 10 13,50 23 0 23,00 23 7 21,25 82 25 75,75 361,898 8 33 33 33 259

34 1091 SEHER AKAKUŞ 10D 23 5 21,75 21 8 19,00 21 5 19,75 18 11 15,25 83 29 75,75 361,408 7 34 34 34 265

35 1082 BERZAN TAŞDEMİR 10D 19 6 17,50 18 8 16,00 24 4 23,00 21 8 19,00 82 26 75,50 360,755 8 35 35 35 274

36 1105 FURKAN TAŞTAN 10D 22 4 21,00 17 5 15,75 23 3 22,25 14 8 12,00 76 20 71,00 357,533 9 36 36 36 295

37 1066 NUREFŞA SAYIN 10D 23 6 21,50 18 8 16,00 22 1 21,75 14 9 11,75 77 24 71,00 357,170 10 37 37 37 298

38 1065 NURULLAH YAŞAR 10B 19 6 17,50 21 7 19,25 22 1 21,75 19 10 16,50 81 24 75,00 356,548 12 38 38 38 303

39 1058 M HAMZA GÖKÇE 10C 24 4 23,00 16 9 13,75 19 3 18,25 20 8 18,00 79 24 73,00 353,253 9 39 39 39 324

40 1061 TAHİR TAHA ÖZBEY 10C 22 6 20,50 16 11 13,25 23 3 22,25 16 10 13,50 77 30 69,50 353,003 10 40 40 40 330

41 1090 ELİF ÖZLEM GÜN 10D 25 4 24,00 15 11 12,25 21 4 20,00 14 11 11,25 75 30 67,50 349,893 11 41 41 41 359

42 1000 SİNAN MALİK TURAN 10A 22 4 21,00 14 7 12,25 23 3 22,25 13 11 10,25 72 25 65,75 346,630 9 42 42 42 383

43 1096 HİRANUR ÖZER 10D 21 7 19,25 17 8 15,00 21 4 20,00 17 10 14,50 76 29 68,75 342,118 12 43 43 43 438

44 1011 ELANUR ARVASİ 10A 24 6 22,50 21 9 18,75 18 5 16,75 14 12 11,00 77 32 69,00 340,653 10 44 44 44 456

45 1037 SÜMEYRA KÖSE 10B 15 2 14,50 13 6 11,50 25 3 24,25 18 9 15,75 71 20 66,00 338,445 13 45 45 45 477

46 1027 RÜVEYDA DAĞTEKİN 10C 22 3 21,25 16 6 14,50 22 1 21,75 6 10 3,50 66 20 61,00 336,820 11 46 46 46 496

47 995 MUHAMMED T ŞT N 10A 22 4 21,00 15 11 12,25 21 3 20,25 12 11 9,25 70 29 62,75 334,620 11 47 47 47 514

48 1032 M BAYKAL 10B 21 8 19,00 17 6 15,50 22 4 21,00 10 14 6,50 70 32 62,00 331,565 14 48 48 48 545
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49 1097 BENİLAY BAYRAM 10D 22 2 21,50 23 4 22,00 16 4 15,00 11 7 9,25 72 17 67,75 331,183 13 49 49 49 552

50 1059 BÜŞRA TAŞDEMİR 10C 22 8 20,00 19 8 17,00 19 2 18,50 11 12 8,00 71 30 63,50 329,335 12 50 50 50 570

51 1068 YAĞMUR YILDIRIM 10C 21 4 20,00 10 6 8,50 24 2 23,50 8 17 3,75 63 29 55,75 328,008 13 51 51 51 581

52 1098 HAYRUNİSA AKTAŞ 10D 25 4 24,00 16 12 13,00 17 5 15,75 12 12 9,00 70 33 61,75 325,733 14 52 52 52 601

53 1035 ELİF AZRA BULUT 10B 26 2 25,50 9 7 7,25 19 4 18,00 10 16 6,00 64 29 56,75 325,210 15 53 53 53 607

54 1085 HÜSEYİN KENAN OĞUR 10D 12 4 11,00 15 12 12,00 26 1 25,75 15 15 11,25 68 32 60,00 323,550 15 54 54 54 631

55 1087 MUSTAFA YÜCE 10D 21 8 19,00 21 6 19,50 19 11 16,25 13 17 8,75 74 42 63,50 320,620 16 55 55 55 672

56 1055 MCAN YILDIZ 10C 24 3 23,25 14 14 10,50 18 5 16,75 9 16 5,00 65 38 55,50 314,455 14 56 56 56 748

57 4 AZRANUR AKBOLAT 10B 25 4 24,00 20 7 18,25 11 4 10,00 15 12 12,00 71 27 64,25 313,895 16 57 57 57 758

58 1084 AZRA BAYRAM 10D 21 8 19,00 17 13 13,75 18 9 15,75 16 13 12,75 72 43 61,25 313,600 17 58 58 58 760

59 1127 DİCLE HAVİN YAZICI 10C 19 7 17,25 11 6 9,50 20 3 19,25 13 6 11,50 63 22 57,50 312,305 15 59 59 59 774

60 1109 HİLAL KILIÇ 10D 22 7 20,25 21 7 19,25 16 5 14,75 9 13 5,75 68 32 60,00 311,953 18 60 60 60 777

61 993 İNANÇ MURAT 10B 18 9 15,75 15 11 12,25 20 7 18,25 17 12 14,00 70 39 60,25 311,720 17 61 61 61 780

62 1083 ANIL YAVUZ 10D 19 3 18,25 20 7 18,25 17 5 15,75 11 13 7,75 67 28 60,00 310,323 19 62 62 62 802

63 1008 RÜVEYDAGÜL CENGİZ 10A 22 3 21,25 5 3 4,25 21 3 20,25 9 16 5,00 57 25 50,75 310,265 12 63 63 63 806

64 1033 EBRU NUR POLAT 10B 18 12 15,00 11 10 8,50 26 4 25,00 5 15 1,25 60 41 49,75 309,628 18 64 64 64 811

65 1021 KAYA MHMD 10B 18 7 16,25 14 11 11,25 21 2 20,50 11 16 7,00 64 36 55,00 309,353 19 65 65 65 813

66 1031 AMMAR ÇİÇEK 10B 17 8 15,00 20 9 17,75 19 8 17,00 14 14 10,50 70 39 60,25 307,220 20 66 66 66 844

67 1014 AYŞE MEDETOĞLU 10A 18 8 16,00 16 8 14,00 17 5 15,75 17 9 14,75 68 30 60,50 305,405 13 67 67 67 875

68 1081 ESRA TEMEL 10A 20 8 18,00 23 3 22,25 11 11 8,25 54 22 48,50 303,885 14 68 68 68 898

69 1079 BAHAR TAYFUR 10C 14 9 11,75 16 6 14,50 19 4 18,00 19 10 16,50 68 29 60,75 303,313 16 69 69 69 906

70 1053 MUHAMMED ÖZGÜR 10C 11 3 10,25 8 4 7,00 26 2 25,50 12 14 8,50 57 23 51,25 303,073 17 70 70 70 911

71 1003 HAVIN YILDIRIM 10A 22 7 20,25 19 9 16,75 15 4 14,00 9 16 5,00 65 36 56,00 301,368 15 71 71 71 932

72 1005 MUHAMMED KAYA 10A 12 3 11,25 11 6 9,50 22 3 21,25 15 10 12,50 60 22 54,50 299,055 16 72 72 72 971

73 1024 CEREN BAYINDIR 10C 21 9 18,75 15 9 12,75 15 4 14,00 14 11 11,25 65 33 56,75 298,680 18 73 73 73 983

74 1086 ZEMZEM AKKUŞ 10D 22 7 20,25 20 7 18,25 13 7 11,25 12 13 8,75 67 34 58,50 298,058 20 74 74 74 995

75 1013 MUHAMMED AŞAN 10A 19 7 17,25 18 9 15,75 17 8 15,00 12 15 8,25 66 39 56,25 297,965 17 75 75 75 997

76 1036 KARAOĞLAN 10B 14 5 12,75 9 4 8,00 21 1 20,75 15 14 11,50 59 24 53,00 297,695 21 76 76 76 1005

77 1095 HAMZA ÇELİK 10D 20 8 18,00 17 7 15,25 16 3 15,25 9 12 6,00 62 30 54,50 296,923 21 77 77 77 1017

78 1018 AKAY YILMAZ 10A 20 4 19,00 19 5 17,75 14 5 12,75 8 7 6,25 61 21 55,75 294,395 18 78 78 78 1065

79 1070 ŞEHRAZAT DELİKARA 10C 22 5 20,75 16 9 13,75 14 9 11,75 12 12 9,00 64 35 55,25 293,535 19 79 79 79 1081

80 13 MELİHCAN ÇETİN 10C 22 2 21,50 9 5 7,75 17 5 15,75 6 11 3,25 54 23 48,25 292,760 20 80 80 80 1097

81 1051 ENES ASLAN 10C 11 5 9,75 6 4 5,00 23 0 23,00 15 9 12,75 55 18 50,50 292,400 21 81 81 81 1102

82 1064 ALİ ALTINAY 10C 19 2 18,50 17 7 15,25 13 5 11,75 14 13 10,75 63 27 56,25 290,685 22 82 82 82 1135

83 1062 OZAN TAHA ASLAN 10B 18 10 15,50 14 14 10,50 17 10 14,50 16 14 12,50 65 48 53,00 285,135 22 83 83 83 1236

84 1126 NURULLAH TAŞDEMİR 10A 16 12 13,00 14 13 10,75 20 3 19,25 9 16 5,00 59 44 48,00 284,413 19 84 84 84 1247

85 1106 ALEYNA TACAR 10D 23 1 22,75 16 7 14,25 13 8 11,00 52 16 48,00 281,703 22 85 85 85 1314

86 1108 ESRA ŞAHİN 10D 18 9 15,75 13 10 10,50 17 4 16,00 10 16 6,00 58 39 48,25 281,058 23 86 86 86 1329

87 1076 SAMET AYDEMİR 10C 16 13 12,75 19 11 16,25 16 6 14,50 14 16 10,00 65 46 53,50 280,988 23 87 87 87 1331

88 990 YAĞMUR GÖKBAKAN 10A 21 7 19,25 16 10 13,50 10 2 9,50 14 13 10,75 61 32 53,00 278,780 20 88 88 88 1385

89 1023 AYSE ALPASLAN 10 18 7 16,25 16 9 13,75 13 5 11,75 14 13 10,75 61 34 52,50 278,003 1 89 89 89 1403

90 1075 RABİA ÇAYLAK 10C 21 5 19,75 9 2 8,50 11 4 10,00 14 10 11,50 55 21 49,75 274,163 24 90 90 90 1483

91 992 YUNUS VAROĞLU 10A 19 5 17,75 12 5 10,75 13 4 12,00 10 8 8,00 54 22 48,50 273,793 21 91 91 91 1493

92 1039 ESMA ADIGÜZEL 10B 11 2 10,50 3 2 2,50 23 4 22,00 8 7 6,25 45 15 41,25 272,503 23 92 92 92 1518

93 1012 ALİ KARAKURT 10A 23 7 21,25 20 10 17,50 9 9 6,75 9 16 5,00 61 42 50,50 270,715 22 93 93 93 1559

94 3 EZGİ KABADAŞ 10D 19 9 16,75 18 8 16,00 10 5 8,75 14 13 10,75 61 35 52,25 269,833 24 94 94 94 1586

95 1029 ROJBİN KAYA 10C 17 5 15,75 3 0 3,00 18 7 16,25 10 14 6,50 48 26 41,50 267,240 25 95 95 95 1650

96 1934 MUSTA ALTUN 10B 13 12 10,00 14 12 11,00 16 3 15,25 9 7 7,25 52 34 43,50 256,585 24 96 96 96 1923
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Genel Ortalama 14,5 10,0 12,04 12,6 10,7 9,95 8,3 6,0 6,80 7,2 11,0 4,48 42,7 37,7 33,27 217,500
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KATILIMLAR

97 1100 ÖYKÜ UYGUR 10B 14 7 12,25 12 7 10,25 12 1 11,75 14 11 11,25 52 26 45,50 254,648 25 97 97 97 1963

98 996 FURKAN KAYA 10C 17 7 15,25 8 8 6,00 11 5 9,75 14 9 11,75 50 29 42,75 249,098 26 98 98 98 2135

99 1046 FERİDE ÜNSAL 10B 18 5 16,75 16 10 13,50 8 9 5,75 12 14 8,50 54 38 44,50 245,005 26 99 99 99 2264

100 1102 MİRAÇ ŞAHİN 10D 18 12 15,00 15 15 11,25 13 10 10,50 3 18 -1,50 49 55 35,25 237,215 25 100 100 100 2527

101 1004 GÜVEN EMRE KESKİN 10A 10 5 8,75 11 10 8,50 15 2 14,50 6 6 4,50 42 23 36,25 236,838 23 101 101 101 2542

102 1009 İMRAN İSTEMİHAN 10A 19 8 17,00 12 15 8,25 11 13 7,75 6 9 3,75 48 45 36,75 235,620 24 102 102 102 2585

103 1047 RÜMEYSA AKTAŞ 10B 13 4 12,00 8 6 6,50 13 9 10,75 10 17 5,75 44 36 35,00 229,815 27 103 103 103 2777

104 0 DİLARA DUMAN 10A 21 6 19,50 1 3 0,25 11 5 9,75 0 6 -1,50 33 20 28,00 228,848 25 104 104 104 2808

105 1101 KUTAY ATLAS 10D 17 9 14,75 16 10 13,50 7 10 4,50 11 17 6,75 51 46 39,50 226,885 26 105 105 105 2862

106 1054 HAMZA ASLAN 10B 7 4 6,00 4 3 3,25 14 4 13,00 17 12 14,00 42 23 36,25 225,005 28 106 106 106 2918

107 1017 MERVAN İLÇİ 10A 21 9 18,75 9 21 3,75 8 15 4,25 9 18 4,50 47 63 31,25 217,215 26 107 107 107 3205

108 15 ABDULLAH DOĞAN 10A 21 8 19,00 15 15 11,25 7 21 1,75 7 22 1,50 50 66 33,50 215,893 27 108 108 108 3257

109 0 ŞİMAL ÖZDEN 10C 15 13 11,75 10 14 6,50 13 14 9,50 7 20 2,00 45 61 29,75 215,163 27 109 109 109 3287

110 19 MUTLU KOCABAY 10C 13 13 9,75 14 13 10,75 8 3 7,25 10 14 6,50 45 43 34,25 213,295 28 110 110 110 3353

111 1060 EYÜP KARADOĞAN 10C 19 10 16,50 12 18 7,50 31 28 24,00 197,720 29 111 111 111 3973

112 1074 FADİME DAŞDEMİR 10A 3 5 1,75 1 6 -0,50 12 6 10,50 11 11 8,25 27 28 20,00 175,300 28 112 112 116 4827

113 911 AYŞE NUR LEVENT 11C 6 24 0,00 1 15 -2,75 4 21 -1,25 3 7 1,25 14 67 -2,75
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