
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi VAF 9 SINIF 2 114 114 183 5417

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,3 11,6 11,41 10,9 11,9 7,90 8,2 8,0 6,24 8,8 12,6 5,69 42,3 44,1 31,24 213,700

Okul Ortalaması 21,5 6,8 19,81 14,7 9,2 12,41 16,6 5,4 15,28 15,4 9,4 13,06 68,3 30,8 60,56 313,950

KATILIMLAR

1 1215 HİRANUR DURSUN -9C 30 0 30,00 25 3 24,25 30 0 30,00 25 5 23,75 110 8 108,00 475,508 1 1 1 1 2

2 1243 ENSAH ÖZDEN -9D 28 2 27,50 22 6 20,50 25 3 24,25 27 2 26,50 102 13 98,75 433,398 1 2 2 2 7

3 1186 MUHAMMED ÇELİK -9B 25 5 23,75 22 7 20,25 29 1 28,75 21 7 19,25 97 20 92,00 425,573 1 3 3 3 9

4 1176 YAKUP CANŞİ -9B 29 1 28,75 23 7 21,25 25 5 23,75 21 9 18,75 98 22 92,50 422,638 2 4 4 4 10

5 1231 BELÇİM ASLAN -9D 27 2 26,50 22 5 20,75 24 4 23,00 22 8 20,00 95 19 90,25 410,760 2 5 5 5 13

6 1128 SEMİH BAYKUŞ -9A 26 4 25,00 21 5 19,75 24 4 23,00 21 9 18,75 92 22 86,50 399,868 1 6 6 6 29

7 1239 GÜLSEN ŞİMŞEK -9D 28 2 27,50 19 7 17,25 23 2 22,50 19 10 16,50 89 21 83,75 398,140 3 7 7 7 30

8 1248 GÜLSÜM AKKOYUN -9A 25 5 23,75 19 6 17,50 23 2 22,50 23 6 21,50 90 19 85,25 392,638 2 8 8 8 43

9 1238 DEVRİM ASLAN -9D 25 5 23,75 23 5 21,75 22 5 20,75 22 7 20,25 92 22 86,50 390,493 4 9 9 9 49

10 1217 MERAL BULUT -9C 27 3 26,25 15 8 13,00 24 3 23,25 19 11 16,25 85 25 78,75 387,068 2 10 10 10 60

11 1204 ZEYNEP EKİN ARAS -9C 22 5 20,75 17 10 14,50 27 0 27,00 18 10 15,50 84 25 77,75 384,523 3 11 11 11 63

12 1178 ELİF NİSANUR KASAR -9B 28 2 27,50 17 11 14,25 22 4 21,00 18 10 15,50 85 27 78,25 382,225 3 12 12 12 70

13 0 ALPER TURGUTALP -9A 24 3 23,25 16 4 15,00 23 2 22,50 20 6 18,50 83 15 79,25 379,333 3 13 13 13 75

14 1197 ZEYNEP SUDE YAŞAR -9C 26 4 25,00 20 8 18,00 21 4 20,00 19 9 16,75 86 25 79,75 377,133 4 14 14 14 81

15 1185 BAHAR KOCABAY -9B 23 7 21,25 20 9 17,75 24 5 22,75 20 10 17,50 87 31 79,25 376,105 4 15 15 15 85

16 1156 M ENFAL TÜRKKAL -9A 26 3 25,25 15 6 13,50 20 6 18,50 23 5 21,75 84 20 79,00 370,760 4 16 16 16 97

17 1152 AHMET EREN TANIR -9A 27 3 26,25 16 9 13,75 20 6 18,50 19 6 17,50 82 24 76,00 367,218 5 17 17 17 107

18 1207 ONUR TURSUN -9C 26 3 25,25 21 9 18,75 19 6 17,50 19 11 16,25 85 29 77,75 366,240 5 18 18 18 114

19 1167 ZEHRA AY -9B 24 6 22,50 20 9 17,75 20 5 18,75 16 11 13,25 80 31 72,25 352,960 5 19 19 19 190

20 1190 MAHMUT BİRGÜL -9C 22 5 20,75 23 7 21,25 19 10 16,50 21 9 18,75 85 31 77,25 352,490 6 20 20 20 194

21 1235 EMİRCAN ÖZDEN -9D 22 6 20,50 20 8 18,00 20 5 18,75 19 10 16,50 81 29 73,75 351,413 5 21 21 21 205

22 1237 EMİR DURSUN -9D 22 7 20,25 15 14 11,50 22 4 21,00 20 10 17,50 79 35 70,25 349,718 6 22 22 22 217

23 1191 ARAS DEMİRTAŞ -9C 24 5 22,75 12 1 11,75 20 4 19,00 18 8 16,00 74 18 69,50 347,793 7 23 23 23 230

24 1172 İKRA SU ERDEN -9B 25 4 24,00 15 9 12,75 18 6 16,50 19 9 16,75 77 28 70,00 344,083 6 24 24 24 255

25 1159 TARIK EFE YILDIZ -9B 24 6 22,50 17 8 15,00 20 4 19,00 13 8 11,00 74 26 67,50 343,945 7 25 25 25 257

26 1240 RABİA SEVGİ ATAR -9D 26 4 25,00 10 20 5,00 21 6 19,50 18 12 15,00 75 42 64,50 343,385 7 26 26 26 261

27 1171 YUSUF KAHRAMAN -9B 21 9 18,75 11 4 10,00 21 1 20,75 21 8 19,00 74 22 68,50 341,860 8 27 27 27 277

28 1210 YUSUF KILIÇ -9C 23 7 21,25 15 14 11,50 20 5 18,75 18 10 15,50 76 36 67,00 338,710 8 28 28 28 300

29 1158 ESAT SAMUR -9B 24 6 22,50 8 4 7,00 20 3 19,25 18 7 16,25 70 20 65,00 338,320 9 29 29 29 302

30 1136 RÜYA AZRA AYDIN -9A 23 6 21,50 16 9 13,75 19 8 17,00 18 12 15,00 76 35 67,25 334,800 6 30 30 30 322

31 1145 CANAN ZİLAN ASLAN -9A 23 5 21,75 17 6 15,50 17 3 16,25 16 7 14,25 73 21 67,75 334,363 7 31 31 31 327

32 1200 ÖMER GENİŞEL -9C 24 5 22,75 19 8 17,00 17 10 14,50 17 10 14,50 77 33 68,75 333,468 9 32 32 32 339

33 1234 EYÜP IŞIK -9D 22 8 20,00 16 13 12,75 17 6 15,50 23 6 21,50 78 33 69,75 331,475 8 33 33 33 357

34 1202 NEHİR IŞIK -9C 25 4 24,00 11 15 7,25 20 6 18,50 13 13 9,75 69 38 59,50 328,723 10 34 34 34 385

35 1198 YUNUS AKAKUŞ -9C 22 8 20,00 14 14 10,50 20 6 18,50 17 11 14,25 73 39 63,25 327,613 11 35 35 35 393

36 1177 MUSTAFA DOĞRU -9B 27 3 26,25 18 5 16,75 12 5 10,75 16 9 13,75 73 22 67,50 327,343 10 36 36 36 397

37 1223 ABDULKADİR TURAN -9D 21 9 18,75 14 15 10,25 20 6 18,50 19 9 16,75 74 39 64,25 326,690 9 37 37 37 406

38 1226 MEHMET EREN TUTAR -9D 20 8 18,00 15 5 13,75 18 3 17,25 19 6 17,50 72 22 66,50 326,198 10 38 38 38 411

39 1155 ZERYA BALIKÇI -9A 22 6 20,50 16 7 14,25 19 5 17,75 13 11 10,25 70 29 62,75 326,170 8 39 39 39 412

40 1160 NAZLI ASLAN -9B 21 8 19,00 8 10 5,50 21 4 20,00 19 7 17,25 69 29 61,75 326,098 11 40 40 40 414

41 1229 FATİH TURSUN -9D 19 11 16,25 21 6 19,50 20 3 19,25 13 16 9,00 73 36 64,00 324,620 11 41 41 41 422

42 1142 MUSTAFA SAİT MUĞLU -9A 24 4 23,00 11 11 8,25 18 6 16,50 16 9 13,75 69 30 61,50 324,393 9 42 42 42 424

43 1139 M SAİD ZARİÇ -9A 23 5 21,75 11 12 8,00 18 3 17,25 16 5 14,75 68 25 61,75 324,318 10 43 43 43 426

44 1166 KADİR HANO -9B 23 7 21,25 14 16 10,00 17 8 15,00 21 8 19,00 75 39 65,25 323,463 12 44 44 44 440

45 1150 YUSUF SEKMAN -9A 24 6 22,50 12 17 7,75 19 9 16,75 15 9 12,75 70 41 59,75 320,525 11 45 45 45 467

46 1244 OZAN AKMAN -9D 24 6 22,50 14 8 12,00 18 5 16,75 10 8 8,00 66 27 59,25 320,358 12 46 46 46 469

47 1183 HASAN FURKAN YILDIZ -9B 24 6 22,50 15 10 12,50 15 6 13,50 18 9 15,75 72 31 64,25 320,193 13 47 47 47 470

48 1209 ALPEREN SİVAZ -9C 25 5 23,75 16 7 14,25 13 4 12,00 17 11 14,25 71 27 64,25 318,730 12 48 48 48 484
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Genel Ortalama 14,3 11,6 11,41 10,9 11,9 7,90 8,2 8,0 6,24 8,8 12,6 5,69 42,3 44,1 31,24 213,700
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49 1227 EVİN İŞLER -9D 18 11 15,25 17 8 15,00 22 5 20,75 12 13 8,75 69 37 59,75 317,838 13 49 49 49 496

50 1222 DE* A BABAYİĞİT -9D 25 5 23,75 16 13 12,75 15 7 13,25 15 13 11,75 71 38 61,50 316,933 14 50 50 50 511

51 1154 ELİF REYYAN AKBAŞ -9D 19 9 16,75 17 11 14,25 19 6 17,50 17 11 14,25 72 37 62,75 316,925 15 51 51 51 512

52 1203 REFİK EKİNCİ -9C 21 9 18,75 22 8 20,00 14 1 13,75 14 4 13,00 71 22 65,50 316,350 13 52 52 52 518

53 1236 AZRA TACAR -9D 21 6 19,50 12 2 11,50 15 4 14,00 21 4 20,00 69 16 65,00 316,225 16 53 53 53 519

54 1147 ARDA DENİZ -9A 21 8 19,00 11 14 7,50 20 7 18,25 17 10 14,50 69 39 59,25 316,213 12 54 54 54 520

55 1219 MEDİNE BEYAZIT -9D 24 3 23,25 15 5 13,75 13 7 11,25 18 9 15,75 70 24 64,00 314,708 17 55 55 55 547

56 1221 AHMET ERDEM YILDIRIM-9D 20 9 17,75 19 9 16,75 19 7 17,25 10 5 8,75 68 30 60,50 314,503 18 56 56 56 548

57 1213 ABDULLAH MUSAB TUNÇ-9C 22 6 20,50 20 9 17,75 15 6 13,50 15 15 11,25 72 36 63,00 314,233 14 57 57 57 553

58 1153 MUHAMMED ÇAVDAR -9A 19 7 17,25 13 4 12,00 19 6 17,50 16 8 14,00 67 25 60,75 313,728 13 58 58 58 559

59 1199 YUSUFCAN IŞIK -9C 22 8 20,00 23 7 21,25 14 14 10,50 18 12 15,00 77 41 66,75 311,840 15 59 59 59 581

60 1164 ÖMER ÖZDEMİR -9B 25 5 23,75 12 12 9,00 16 6 14,50 12 8 10,00 65 31 57,25 311,783 14 60 60 60 582

61 1130 ŞENOL İSTANBUL -9A 17 13 13,75 14 14 10,50 22 4 21,00 16 14 12,50 69 45 57,75 310,463 14 61 61 61 595

62 1187 YAREN CİLASIN -9B 27 3 26,25 20 10 17,50 13 9 10,75 5 3 4,25 65 25 58,75 310,423 15 62 62 62 596

63 1144 İBRAHİM AKDOĞAN -9A 13 10 10,50 14 10 11,50 24 1 23,75 14 12 11,00 65 33 56,75 309,828 15 63 63 63 605

64 1208 MURATHAN GÖKGÖZ -9C 19 9 16,75 15 12 12,00 18 2 17,50 15 9 12,75 67 32 59,00 309,185 16 64 64 64 615

65 1214 BORAN ÖZDEMİR -9C 21 9 18,75 16 14 12,50 19 11 16,25 14 15 10,25 70 49 57,75 307,513 17 65 65 65 626

66 1132 ELA TOPÇU -9A 22 3 21,25 8 14 4,50 17 6 15,50 17 7 15,25 64 30 56,50 306,895 16 66 66 66 640

67 1230 AZRA SU ASLAN -9D 23 3 22,25 14 6 12,50 15 6 13,50 11 7 9,25 63 22 57,50 306,465 19 67 67 67 645

68 1174 TUĞBA KARAHAN -9B 27 3 26,25 11 10 8,50 13 8 11,00 14 12 11,00 65 33 56,75 305,583 16 68 68 68 654

69 1195 SEDANUR ÖZDEN -9C 27 2 26,50 17 8 15,00 9 3 8,25 11 7 9,25 64 20 59,00 303,300 18 69 69 69 681

70 1129 SILA ERÇETİN -9A 25 5 23,75 14 8 12,00 13 11 10,25 15 9 12,75 67 33 58,75 302,188 17 70 70 70 690

71 1192 MELTEM KAYA -9C 28 2 27,50 16 13 12,75 11 8 9,00 11 17 6,75 66 40 56,00 301,593 19 71 71 71 697

72 1242 AYŞE KARADAĞ -9D 18 10 15,50 12 3 11,25 19 4 18,00 14 13 10,75 63 30 55,50 300,933 20 72 72 72 704

73 1180 SAMET GÜNGÖR -9B 26 4 25,00 14 11 11,25 11 6 9,50 14 9 11,75 65 30 57,50 300,123 17 73 73 73 711

74 1149 BUSE ARPACI -9A 24 6 22,50 10 10 7,50 13 6 11,50 18 9 15,75 65 31 57,25 299,433 18 74 74 74 719

75 1175 HAMAN ALİ -9B 21 9 18,75 12 14 8,50 17 5 15,75 14 9 11,75 64 37 54,75 299,363 18 75 75 75 723

76 1151 SUDENAZ İDİN -9A 18 6 16,50 9 0 9,00 19 3 18,25 11 6 9,50 57 15 53,25 299,148 19 76 76 76 725

77 1135 ELVAN KESKİN -9A 24 6 22,50 18 9 15,75 11 11 8,25 16 8 14,00 69 34 60,50 297,328 20 77 77 77 743

78 1211 BURHAN KOÇ -9C 22 8 20,00 11 9 8,75 14 3 13,25 15 8 13,00 62 28 55,00 295,023 20 78 78 78 775

79 1205 NURSEFA -9C 23 7 21,25 12 7 10,25 13 5 11,75 14 12 11,00 62 31 54,25 292,050 21 79 79 79 814

80 1196 YUNUS EMRE KAYMAK -9C 20 10 17,50 16 11 13,25 14 8 12,00 18 12 15,00 68 41 57,75 291,740 22 80 80 80 820

81 1246 YUNUS DENİZ -9D 18 10 15,50 5 11 2,25 18 4 17,00 20 7 18,25 61 32 53,00 291,268 21 81 81 81 832

82 1232 FIRAT YERLİKAYA -9D 16 2 15,50 18 7 16,25 14 6 12,50 16 7 14,25 64 22 58,50 290,793 22 82 82 82 840

83 1184 MUHAMMED SAMET MANAY-9B 21 6 19,50 18 5 16,75 12 8 10,00 13 10 10,50 64 29 56,75 288,815 19 83 83 83 861

84 1247 ŞİFA GÜNEŞ -9D 16 11 13,25 20 8 18,00 19 10 16,50 10 18 5,50 65 47 53,25 288,123 23 84 84 84 878

85 1131 -9A 19 11 16,25 16 10 13,50 12 4 11,00 19 7 17,25 66 32 58,00 286,370 21 85 85 85 909

86 1179 M ESAD ÖZBİLGİ -9B 22 6 20,50 10 17 5,75 15 9 12,75 15 13 11,75 62 45 50,75 285,755 20 86 86 86 913

87 1141 ÖMER TURAN -9A 22 7 20,25 11 9 8,75 14 3 13,25 10 13 6,75 57 32 49,00 283,888 22 87 87 87 936

88 1189 BETÜL ERSÜ -9C 21 7 19,25 15 10 12,50 13 4 12,00 9 6 7,50 58 27 51,25 282,878 23 88 88 88 951

89 17 ÖZKAN GÜLALMAZ -9C 20 9 17,75 6 7 4,25 15 5 13,75 16 6 14,50 57 27 50,25 281,360 24 89 89 89 974

90 505 MUHAMMED ALİ BAYRAM-9B 24 5 22,75 16 8 14,00 8 5 6,75 14 12 11,00 62 30 54,50 281,240 21 90 90 90 976

91 1233 Ş HANIM DEMİR -9D 21 9 18,75 13 9 10,75 11 8 9,00 19 9 16,75 64 35 55,25 279,975 24 91 91 91 990

92 1138 TAHA KARAOĞLU -9A 18 11 15,25 16 4 15,00 14 5 12,75 12 15 8,25 60 35 51,25 276,623 23 92 92 92 1032

93 1224 SONGÜL YILDIRIM -9D 16 4 15,00 13 8 11,00 15 3 14,25 10 7 8,25 54 22 48,50 274,555 25 93 93 93 1076

94 1165 GÖKÇE KILIÇ -9B 17 13 13,75 14 15 10,25 16 9 13,75 15 14 11,50 62 51 49,25 271,510 22 94 94 94 1121

95 1163 BEDİA DURMUŞ -9B 18 8 16,00 12 11 9,25 15 6 13,50 11 12 8,00 56 37 46,75 270,760 23 95 95 95 1129

96 1168 ŞAHİN KAYA -9B 18 12 15,00 18 8 16,00 11 4 10,00 14 10 11,50 61 34 52,50 270,215 24 96 96 96 1138
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KATILIMLAR

97 1228 BERAT DEMİRPOLAT -9D 19 10 16,50 14 16 10,00 16 11 13,25 9 14 5,50 58 51 45,25 268,338 26 97 97 97 1170

98 1202 NAZLI AYDOĞMUŞ -9C 19 7 17,25 8 8 6,00 12 1 11,75 12 9 9,75 51 25 44,75 263,678 25 98 98 98 1251

99 1245 AHMET *İLAL DOĞAN -9D 17 13 13,75 15 15 11,25 13 9 10,75 15 15 11,25 60 52 47,00 258,073 27 99 99 99 1356

100 1188 ALİ YAZICI -9C 17 9 14,75 9 15 5,25 13 7 11,25 15 6 13,50 54 37 44,75 256,345 26 100 100 100 1389

101 1146 ZAFER TANIŞIR -9A 18 6 16,50 12 11 9,25 11 3 10,25 10 13 6,75 51 33 42,75 254,080 24 101 101 101 1429

102 1157 TAYYİP OĞUR -9A 15 10 12,50 12 11 9,25 13 3 12,25 10 8 8,00 50 32 42,00 249,738 25 102 102 102 1519

103 1140 SEMA NUR HANO -9A 19 10 16,50 12 7 10,25 7 7 5,25 17 7 15,25 55 31 47,25 247,645 26 103 103 103 1556

104 1193 CEYLİN ÇELİK -9C 20 9 17,75 8 17 3,75 13 5 11,75 0 2 -0,50 41 33 32,75 240,980 27 104 104 104 1701

105 1216 ASLI BOZKURT -9C 19 9 16,75 12 9 9,75 7 4 6,00 10 9 7,75 48 31 40,25 236,775 28 105 105 105 1783

106 1181 A HAMZA TANRIVERDİ -9B 10 13 6,75 18 9 15,75 15 9 12,75 8 12 5,00 51 43 40,25 236,105 25 106 106 106 1800

107 1218 HAYRUNNİSA ESİM -9D 15 10 12,50 17 8 15,00 9 9 6,75 11 12 8,00 52 39 42,25 234,378 28 107 107 107 1839

108 1169 HATİCE KAZMACI -9B 18 11 15,25 12 15 8,25 11 9 8,75 3 5 1,75 44 40 34,00 229,383 26 108 108 108 1964

109 1225 FURKAN AKTAŞ -9D 11 5 9,75 10 8 8,00 10 3 9,25 12 8 10,00 43 24 37,00 224,295 29 109 109 109 2076

110 1241 BAHAR DMR -9D 13 13 9,75 3 2 2,50 12 4 11,00 11 11 8,25 39 30 31,50 217,915 30 110 110 110 2205

111 1143 SEFA ÇELİK -9A 18 12 15,00 10 15 6,25 6 5 4,75 11 13 7,75 45 45 33,75 215,630 27 111 111 111 2257

112 1170 SAİT YILDIZ -9B 13 13 9,75 9 7 7,25 5 1 4,75 5 3 4,25 32 24 26,00 188,843 27 112 112 112 2955

113 1137 NESRİN ŞİMŞEK -9A 10 9 7,75 6 4 5,00 7 2 6,50 23 15 19,25 176,123 28 113 113 113 3274

114 1161 TAHA ELÇİ -9B 7 17 2,75 2 14 -1,50 4 15 0,25 3 15 -0,75 16 61 0,75
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