
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Ağrı MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi 2021 TYT KURUMSAL 3 8583 191 191 99

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 18.18 15.30 14.35 6.33 6.03 4.83 5.10 4.47 3.99 2.79 3.51 1.91 32.40 29.30 25.07 183.410

Okul Ortalaması 22.35 12.05 19.34 4.83 3.69 3.91 10.96 6.26 9.39 5.25 5.04 3.99 43.39 27.04 36.63 221.682

1 25 - OĞUZKAĞAN ARIKAN 11 / B 31 9 28.75 13 3 12.25 32 4 31.00 11 7 9.25 87.00 23.00 81.25 370.275 99 1 1 1

2 912 - MEHMET EMİN ÖZDEN 11 / D 30 10 27.50 14 5 12.75 19 1 18.75 18 2 17.50 81.00 18.00 76.50 355.475 155 2 2 2

3 914 - BA AR MUĞLU 11 / B 26 10 23.50 13 1 12.75 24 7 22.25 11 4 10.00 74.00 22.00 68.50 328.325 300 3 3 3

4 946 - MUHAMMED IŞIK 11 / A 29 9 26.75 10 4 9.00 16 2 15.50 14 4 13.00 69.00 19.00 64.25 314.225 407 4 4 4

5 922 - M FATİ DENİZ 11 / D 28 10 25.50 11 6 9.50 21 7 19.25 10 9 7.75 70.00 32.00 62.00 306.325 485 5 5 5

6 988 - YASİN GÖZÜAÇIK 11 / D 32 8 30.00 7 9 4.75 13 9 10.75 14 4 13.00 66.00 30.00 58.50 294.825 585 6 6 6

7 878 - EFE GÜLTEKİN 11 / C 25 15 21.25 10 9 7.75 19 5 17.75 13 7 11.25 67.00 36.00 58.00 293.300 596 7 7 7

8 966 - TAHA ÖZDEN 11 / A 27 12 24.00 9 9 6.75 15 3 14.25 11 8 9.00 62.00 32.00 54.00 279.775 726 8 8 8

9 884 - HELİN KESKİN 11 / A 30 7 28.25 0 0 0.00 26 2 25.50 0 0 0.00 56.00 9.00 53.75 277.375 762 9 9 9

10 940 - YAVUZ YAVUZ 11 / D 26 11 23.25 8 5 6.75 15 4 14.00 10 7 8.25 59.00 27.00 52.25 273.925 805 10 10 10

11 905 - MERYEM DEMİR 11 / B 30 10 27.50 4 1 3.75 15 2 14.50 8 6 6.50 57.00 19.00 52.25 273.450 810 11 11 11

12 986 - EMRE TUTKUN 11 / B 26 8 24.00 5 1 4.75 15 2 14.50 10 5 8.75 56.00 16.00 52.00 272.950 818 12 12 12

13 885 - TUBA BAĞA 11 / B 16 5 14.75 2 0 2.00 26 4 25.00 11 3 10.25 55.00 12.00 52.00 272.825 823 13 13 13

14 896 - BAŞA ZELAL VURAL 11 / C 31 8 29.00 10 5 8.75 14 2 13.50 0 0 0.00 55.00 15.00 51.25 270.000 862 14 14 14

15 951 - BERFİN EMRE 11 / B 25 15 21.25 14 5 12.75 12 6 10.50 9 11 6.25 60.00 37.00 50.75 269.375 873 15 15 15

16 945 - ŞEVVAL GÜLTEKİN 11 / D 27 13 23.75 10 4 9.00 8 7 6.25 13 6 11.50 58.00 30.00 50.50 268.700 881 16 16 16

17 762 - ESLEM AYDIN 11 / A 28 9 25.75 8 7 6.25 9 5 7.75 11 6 9.50 56.00 27.00 49.25 264.100 949 17 17 17

18 16 - EZGİ KANDEMİR 11 / B 29 11 26.25 15 3 14.25 5 3 4.25 6 9 3.75 55.00 26.00 48.50 261.850 974 18 18 18

19 894 - NUR DAĞ 11 / A 30 8 28.00 7 5 5.75 8 4 7.00 9 6 7.50 54.00 23.00 48.25 260.550 1003 19 19 19

20 977 - ZEYNEP ÇÇÇ 11 / A 28 9 25.75 0 0 0.00 11 6 9.50 14 4 13.00 53.00 19.00 48.25 260.525 1005 20 20 20

21 871 - FURKAN GÜZEL 11 / A 26 8 24.00 2 2 1.50 18 0 18.00 6 5 4.75 52.00 15.00 48.25 259.850 1017 21 21 21

22 943 - EYYÜP CAN 11 / A 23 12 20.00 9 4 8.00 11 0 11.00 10 7 8.25 53.00 23.00 47.25 257.550 1052 22 22 22
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23 950 - CEMRE ÇETİN 11 / C 35 5 33.75 10 1 9.75 2 1 1.75 2 0 2.00 49.00 7.00 47.25 257.100 1057 23 23 23

24 911 - AYŞE NUR LEVENT 11 / C 30 7 28.25 5 0 5.00 16 9 13.75 0 0 0.00 51.00 16.00 47.00 255.600 1082 24 24 24

25 962 - BEYZA GÜLER 11 / C 24 14 20.50 6 0 6.00 13 2 12.50 10 10 7.50 53.00 26.00 46.50 254.800 1097 25 25 25

26 834 - BARAN ÖZBEY 11 / C 28 12 25.00 12 3 11.25 5 6 3.50 7 6 5.50 52.00 27.00 45.25 251.000 1154 26 26 26

27 917 - DENİZ GÜNGÜL 11 / D 24 15 20.25 2 2 1.50 15 6 13.50 12 8 10.00 53.00 31.00 45.25 250.475 1165 27 27 27

28 919 - ZEYNEP GÜLTEKİN 11 / D 24 16 20.00 8 9 5.75 16 7 14.25 6 4 5.00 54.00 36.00 45.00 249.575 1185 28 28 28

29 904 - METİN UMUÇ 11 / C 31 8 29.00 7 3 6.25 11 5 9.75 0 0 0.00 49.00 16.00 45.00 249.125 1199 29 29 29

30 1 - NİSA BİLTEKİN 11 / A 23 12 20.00 8 6 6.50 9 10 6.50 12 4 11.00 52.00 32.00 44.00 246.950 1233 30 30 30

31 907 - RUMEYSA KAYA 11 / D 30 10 27.50 8 4 7.00 8 10 5.50 6 8 4.00 52.00 32.00 44.00 246.300 1244 31 31 31

32 967 - İKLİM KIRAN 11 / D 24 12 21.00 5 1 4.75 14 7 12.25 7 5 5.75 50.00 25.00 43.75 245.425 1260 32 32 32

33 972 - İBRAHİM ÖRNEK 11 / B 18 7 16.25 4 1 3.75 21 5 19.75 7 12 4.00 50.00 25.00 43.75 245.150 1268 33 33 33

34 979 - ERKAN DEMİREL 11 / A 24 13 20.75 6 7 4.25 7 3 6.25 13 4 12.00 50.00 27.00 43.25 244.350 1286 35 35 34

35 985 - SUDAN MUSUL 11 / D 29 11 26.25 0 0 0.00 15 9 12.75 7 11 4.25 51.00 31.00 43.25 243.150 1311 36 36 35

36 909 - AYSUN ÖZDEMİR 11 / B 19 7 17.25 9 5 7.75 10 5 8.75 10 4 9.00 48.00 21.00 42.75 242.750 1326 37 37 36

37 964 - POLAT IŞIK 11 / C 24 11 21.25 9 7 7.25 8 12 5.00 11 8 9.00 52.00 38.00 42.50 241.875 1352 38 38 37

38 938 - ROJİN ÖZDEN 11 / C 27 11 24.25 10 4 9.00 5 5 3.75 7 6 5.50 49.00 26.00 42.50 241.700 1360 39 39 38

39 920 - DİLAN DURMUŞ 11 / D 31 7 29.25 0 0 0.00 14 7 12.25 1 1 0.75 46.00 15.00 42.25 239.500 1419 41 41 39

40 890 - ZEYNEP KAYA 11 / D 23 14 19.50 2 2 1.50 14 8 12.00 10 5 8.75 49.00 29.00 41.75 238.800 1433 43 43 40

41 937 - ELANUR ÇAVDAR 11 / D 28 9 25.75 7 1 6.75 11 6 9.50 0 1 -0.25 46.00 17.00 41.75 238.425 1446 44 44 41

42 908 - MERVE ALACA 11 / A 29 9 26.75 2 8 0.00 8 10 5.50 10 4 9.00 49.00 31.00 41.25 237.025 1474 45 45 42

43 933 - METİN SARI 11 / B 27 10 24.50 7 3 6.25 10 5 8.75 0 0 0.00 44.00 18.00 39.50 230.975 1630 47 47 43

44 970 - CANSU 11 / C 28 12 25.00 0 0 0.00 17 10 14.50 0 0 0.00 45.00 22.00 39.50 230.350 1648 49 49 44

45 924 - ZEYNEP SÖYLEMEZ 11 / C 24 13 20.75 9 8 7.00 8 4 7.00 5 5 3.75 46.00 30.00 38.50 228.125 1711 51 51 45



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ağrı MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi 2021 TYT KURUMSAL 3 8583 191 191 99

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 18.18 15.30 14.35 6.33 6.03 4.83 5.10 4.47 3.99 2.79 3.51 1.91 32.40 29.30 25.07 183.410

Okul Ortalaması 22.35 12.05 19.34 4.83 3.69 3.91 10.96 6.26 9.39 5.25 5.04 3.99 43.39 27.04 36.63 221.682

46 897 - BERE GÖK 11 / B 28 10 25.50 2 2 1.50 13 5 11.75 0 0 0.00 43.00 17.00 38.75 228.025 1716 52 52 46

47 931 - MERVE ÇLK 11 / A 14 6 12.50 1 0 1.00 19 4 18.00 8 5 6.75 42.00 15.00 38.25 227.000 1742 54 54 47

48 880 - A FARUK KAHRAMAN 11 / D 18 22 12.50 0 0 0.00 21 5 19.75 7 5 5.75 46.00 32.00 38.00 225.975 1772 55 55 48

49 923 - KADİR SÖYLEMEZ 11 / B 19 6 17.50 3 8 1.00 15 6 13.50 8 11 5.25 45.00 31.00 37.25 223.550 1846 56 56 49

50 965 - ROHAT 11 / D 25 10 22.50 4 2 3.50 8 2 7.50 3 0 3.00 40.00 14.00 36.50 221.100 1903 57 57 50

51 600 - HATİCE YAĞDIRAN 11 / B 26 10 23.50 5 3 4.25 7 8 5.00 5 6 3.50 43.00 27.00 36.25 220.400 1928 58 58 51

52 942 - BERAT AYDIN 11 / D 24 13 20.75 4 4 3.00 9 4 8.00 6 6 4.50 43.00 27.00 36.25 220.375 1929 59 59 52

53 957 - NURÇİN TURAN 11 / C 27 12 24.00 0 0 0.00 7 4 6.00 7 5 5.75 41.00 21.00 35.75 218.550 1996 62 62 53

54 1453 - BURAK BULUT 11 / F 27 13 23.75 0 0 0.00 13 5 11.75 0 0 0.00 40.00 18.00 35.50 217.150 2040 64 64 54

55 913 - NİSA KARAOĞLAN 11 / C 23 14 19.50 9 4 8.00 9 6 7.50 0 0 0.00 41.00 24.00 35.00 216.300 2064 65 65 55

56 5 - ÖMER TALHA GÖKÇEK 11 / A 27 10 24.50 8 8 6.00 4 4 3.00 4 13 0.75 43.00 35.00 34.25 213.700 2158 69 69 56

57 946 - YILDIZ BÜ*R 11 / 0 24 16 20.00 4 8 2.00 11 12 8.00 7 12 4.00 46.00 48.00 34.00 212.800 2189 72 72 57

58 958 - TYLRDRDNR 11 / 0 25 11 22.25 4 4 3.00 11 10 8.50 0 0 0.00 40.00 25.00 33.75 211.675 2227 73 73 58

59 873 - AYBE K ÖZGÖRDESLİ 11 / A 19 17 14.75 9 1 8.75 10 7 8.25 2 2 1.50 40.00 27.00 33.25 210.750 2258 74 74 59

60 939 - EFE YONTAR 11 / A 22 16 18.00 1 3 0.25 9 4 8.00 8 4 7.00 40.00 27.00 33.25 210.450 2276 75 75 60

61 936 - FATMA ŞAM 11 / B 27 12 24.00 5 2 4.50 4 1 3.75 1 1 0.75 37.00 16.00 33.00 209.425 2321 78 78 61

62 901 - RUKİYE ERTAKUŞ 11 / A 24 15 20.25 8 6 6.50 4 3 3.25 5 9 2.75 41.00 33.00 32.75 209.000 2334 79 79 62

63 982 - SÜMEYYE ARSLAN 11 / B 23 14 19.50 6 12 3.00 9 5 7.75 3 3 2.25 41.00 34.00 32.50 207.775 2384 81 81 63

64 930 - M YUSUF AYGÜN 11 / B 21 13 17.75 3 6 1.50 12 6 10.50 3 3 2.25 39.00 28.00 32.00 205.975 2458 83 83 64

65 877 - NAZ ŞİMŞEK 11 / C 29 11 26.25 2 11 -0.75 0 0 0.00 8 8 6.00 39.00 30.00 31.50 204.475 2521 85 85 65

66 960 - ROJİN GÖKGÖZ 11 / B 25 12 22.00 0 0 0.00 11 8 9.00 0 0 0.00 36.00 20.00 31.00 202.300 2601 88 88 66

67 953 - İLKAY EYLÜL TAŞ 11 / D 26 8 24.00 0 0 0.00 5 11 2.25 7 10 4.50 38.00 29.00 30.75 201.925 2621 89 89 67

68 929 - MELEK TARHAN 11 / B 17 9 14.75 0 0 0.00 17 4 16.00 0 0 0.00 34.00 13.00 30.75 201.475 2644 90 90 68
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69 2905 - KURTULUŞ KUŞ 11 / F 21 16 17.00 8 4 7.00 6 12 3.00 5 7 3.25 40.00 39.00 30.25 200.850 2665 94 94 69

70 955 - ALİ CENGİZ 11 / C 20 12 17.00 10 1 9.75 5 18 0.50 5 10 2.50 40.00 41.00 29.75 199.400 2737 98 98 70

71 918 - ŞEYMA YAŞLI 11 / D 26 12 23.00 2 1 1.75 5 4 4.00 0 0 0.00 33.00 17.00 28.75 195.050 2930 103 103 71

72 971 - ÖMER ÜNAL 11 / D 26 12 23.00 0 1 -0.25 6 7 4.25 2 2 1.50 34.00 22.00 28.50 194.175 2974 106 106 72

73 935 - FARUK EMRE 11 / A 21 19 16.25 0 1 -0.25 14 9 11.75 0 0 0.00 35.00 29.00 27.75 191.550 3118 108 108 73

74 893 - ROHAT EFE 11 / A 14 9 11.75 0 0 0.00 13 12 10.00 8 10 5.50 35.00 31.00 27.25 190.475 3182 110 110 74

75 927 - RESUL MERTBEY 11 / D 14 17 9.75 8 4 7.00 7 4 6.00 5 4 4.00 34.00 29.00 26.75 189.375 3253 113 113 75

76 926 - GÜLNAZ BOZDAĞ 11 / B 17 12 14.00 0 0 0.00 14 9 11.75 4 12 1.00 35.00 33.00 26.75 188.375 3311 117 117 76

77 981 - ABDULKADİR PALİĞA 11 / C 20 11 17.25 0 0 0.00 8 4 7.00 4 7 2.25 32.00 22.00 26.50 187.675 3348 119 119 77

78 978 - FB GZÇK 11 / C 23 16 19.00 0 0 0.00 9 7 7.25 0 0 0.00 32.00 23.00 26.25 186.625 3406 121 121 78

79 976 - ERAY DRSN 11 / A 14 26 7.50 7 13 3.75 18 22 12.50 5 15 1.25 44.00 76.00 25.00 183.000 3602 124 124 79

80 981 - YASİN G ÖZ*ÇIK 11 / D 16 18 11.50 2 3 1.25 14 7 12.25 0 1 -0.25 32.00 29.00 24.75 181.775 3684 127 127 80

81 983 - DİYAR AYD 11 / A 22 16 18.00 1 1 0.75 6 1 5.75 0 0 0.00 29.00 18.00 24.50 180.925 3717 128 128 81

82 932 - HELİN ÖNER 11 / A 23 17 18.75 7 6 5.50 4 12 1.00 0 6 -1.50 34.00 41.00 23.75 178.775 3829 130 130 82

83 952 - MUSTAFA ÖZDEN 11 / D 11 10 8.50 0 0 0.00 16 4 15.00 0 0 0.00 27.00 14.00 23.50 177.550 3901 133 133 83

84 892 - BERFİN AZİZ 11 / D 22 15 18.25 1 2 0.50 5 3 4.25 0 0 0.00 28.00 20.00 23.00 175.950 3985 135 135 84

85 944 - YUSUF IRMAK 11 / B 11 9 8.75 5 2 4.50 11 3 10.25 1 8 -1.00 28.00 22.00 22.50 174.600 4078 138 138 85

86 975 - ABDUSSAMED DENİZ 11 / D 21 15 17.25 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 26.00 20.00 21.00 169.550 4398 144 144 86

87 984 - CANER TAŞDEMİR 11 / A 16 15 12.25 0 0 0.00 9 6 7.50 0 0 0.00 25.00 21.00 19.75 165.175 4691 147 147 87

88 987 - AZAD KIZILDAĞ 11 / B 13 11 10.25 5 1 4.75 2 2 1.50 5 10 2.50 25.00 24.00 19.00 163.425 4791 148 148 88

89 974 - ŞEVKİ YILDIZ 11 / B 11 13 7.75 0 2 -0.50 11 1 10.75 2 8 0.00 24.00 24.00 18.00 159.350 5088 152 152 89

90 9 - AYFER EKİNCİ 11 / B 19 9 16.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 20.00 10.00 17.50 157.750 5196 154 154 90

91 1994 - GOOD ***YEK 11 / Ç 6 34 -2.50 3 17 -1.25 21 19 16.25 7 13 3.75 37.00 83.00 16.25 153.875 5426 159 159 91
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92 906 - MUSTAFA AL 11 / C 9 25 2.75 8 11 5.25 14 19 9.25 1 17 -3.25 32.00 72.00 14.00 146.400 5883 168 168 92

93 883 - SAMET KUTLUAY 11 / D 7 6 5.50 4 3 3.25 6 6 4.50 1 6 -0.50 18.00 21.00 12.75 142.350 6152 170 170 93

94 952 - LUZUMSUZ ADM 11 / D 12 9 9.75 1 8 -1.00 4 15 0.25 2 3 1.25 19.00 35.00 10.25 133.850 6700 176 176 94

95 1166 - KADİR HANO 9 / B 9 20 4.00 5 15 1.25 6 19 1.25 4 16 0.00 24.00 70.00 6.50 121.575 7369 180 180 95

96 980 - HELEN NAKIŞ 11 / C 10 11 7.25 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 15.00 6.25 120.525 7434 181 181 96

97 963 - BATUHAN AKBULUT 11 / B 2 2 1.50 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 5.00 5.00 3.75 112.375 7837 184 184 97

98 1008 - RÜVEYDA* L CENGİZ 10 / A 4 16 0.00 1 7 -0.75 6 19 1.25 5 15 1.25 16.00 57.00 1.75 105.825 8162 185 185 98

99 1137 - NESO ŞİMŞEK 9 / A 6 18 1.50 2 9 -0.25 2 8 0.00 0 0 0.00 10.00 35.00 1.25 104.100 8257 188 188 99


