
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Ağrı MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi 10.SINIF KURUMSAL 3 9166 223 223 106

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.37 12.64 6.21 11.63 12.39 8.53 6.26 8.42 4.15 10.10 10.26 7.54 37.36 43.71 26.43 188.660

Okul Ortalaması 13.44 7.93 11.46 15.93 8.42 13.83 17.90 7.26 16.08 21.75 5.65 20.34 69.03 29.26 61.71 306.351

1 1045 - BÜŞRA KAYA 10 / B 21 4 20.00 21 7 19.25 28 2 27.50 30 0 30.00 100.00 13.00 96.75 422.670 8 1 1 1

2 1015 - BÜŞRA AKYEL 10 / A 21 6 19.50 22 8 20.00 28 2 27.50 28 2 27.50 99.00 18.00 94.50 415.049 11 2 2 2

3 1001 - SEMA SÖĞÜT 10 / A 20 6 18.50 22 8 20.00 25 4 24.00 28 2 27.50 95.00 20.00 90.00 400.485 30 3 3 3

4 1107 - BERZAN TEKİN 10 / D 24 3 23.25 22 6 20.50 22 6 20.50 26 3 25.25 94.00 18.00 89.50 398.528 33 4 4 4

5 1103 - MERYEM TEKİN 10 / D 14 4 13.00 22 4 21.00 26 3 25.25 28 1 27.75 90.00 12.00 87.00 391.019 50 5 5 5

6 1057 - ARİF TURAN 10 / A 15 11 12.25 24 6 22.50 24 6 22.50 28 2 27.50 91.00 25.00 84.75 383.981 68 6 6 6

7 1104 - ÖZNUR TAŞDEMİR 10 / D 19 8 17.00 20 5 18.75 21 5 19.75 26 2 25.50 86.00 20.00 81.00 370.728 94 7 7 7

8 1042 - YAĞMUR BENGİ 10 / B 18 5 16.75 23 7 21.25 20 9 17.75 26 4 25.00 87.00 25.00 80.75 370.307 95 8 8 8

9 1092 - BERZAN IŞIK 10 / D 16 7 14.25 20 9 17.75 22 6 20.50 28 2 27.50 86.00 24.00 80.00 367.686 109 9 9 9

10 1056 - M ALİ IŞIK 10 / C 15 10 12.50 20 7 18.25 24 5 22.75 27 3 26.25 86.00 25.00 79.75 366.731 114 11 11 10

11 1052 - GİZEM * DEMİR 10 / C 23 3 22.25 20 10 17.50 20 7 18.25 23 4 22.00 86.00 24.00 80.00 366.570 115 12 12 11

12 1071 - ZEYNEP ÖZMEN 10 / B 14 10 11.50 24 6 22.50 23 6 21.50 25 5 23.75 86.00 27.00 79.25 365.453 125 13 13 12

13 1072 - ERAY IŞIK 10 / C 18 8 16.00 16 14 12.50 26 1 25.75 26 4 25.00 86.00 27.00 79.25 363.754 131 14 14 13

14 1067 - MERVE KORKUNÇ 10 / C 18 3 17.25 19 4 18.00 18 9 15.75 28 1 27.75 83.00 17.00 78.75 363.738 132 15 15 14

15 1094 - KEZBAN ASLAN 10 / D 17 7 15.25 17 10 14.50 24 4 23.00 27 3 26.25 85.00 24.00 79.00 363.576 133 16 16 15

16 1000 - SİNAN MALİK TURAN 10 / A 18 4 17.00 17 4 16.00 23 4 22.00 25 4 24.00 83.00 16.00 79.00 363.430 134 17 17 16

17 1055 - MCAN YILDIZ 10 / C 16 8 14.00 23 6 21.50 20 10 17.50 26 3 25.25 85.00 27.00 78.25 362.314 140 18 18 17

18 1041 - ZEYNEP DOĞAN 10 / B 13 2 12.50 23 5 21.75 22 7 20.25 24 5 22.75 82.00 19.00 77.25 358.641 157 19 19 18

19 1089 - AZAT JİYAN ÇAYLAK 10 / B 8 6 6.50 22 6 20.50 25 5 23.75 27 3 26.25 82.00 20.00 77.00 358.269 160 21 21 19

20 1049 - YUSUF IŞIK 10 / B 17 3 16.25 18 5 16.75 23 4 22.00 23 5 21.75 81.00 17.00 76.75 355.858 170 22 22 20

21 1030 - DEMET ÇETİN 10 / C 14 6 12.50 17 6 15.50 24 6 22.50 25 4 24.00 80.00 22.00 74.50 348.770 217 23 23 21

22 1077 - ÖMER BAŞARAN 10 / D 12 6 10.50 15 9 12.75 26 4 25.00 27 3 26.25 80.00 22.00 74.50 348.673 218 24 24 22
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23 1007 - BERFİN GÖK 10 / A 20 6 18.50 17 9 14.75 23 6 21.50 22 8 20.00 82.00 29.00 74.75 348.657 219 25 25 23

24 997 - HAZALNAZ KAYA 10 / A 15 3 14.25 16 4 15.00 20 2 19.50 26 3 25.25 77.00 12.00 74.00 347.298 224 26 26 24

25 1016 - ÖMER ARSLAN 10 / A 14 6 12.50 19 7 17.25 22 8 20.00 25 4 24.00 80.00 25.00 73.75 346.683 227 27 27 25

26 1050 - SUDE KAYABAŞI 10 / C 17 11 14.25 20 10 17.50 22 5 20.75 23 7 21.25 82.00 33.00 73.75 346.197 231 28 28 26

27 1069 - BURAK ÇETİN 10 / B 10 10 7.50 17 11 14.25 25 5 23.75 28 2 27.50 80.00 28.00 73.00 344.353 239 29 29 27

28 1032 - M BAYKAL 10 / B 15 10 12.50 22 6 20.50 19 7 17.25 23 3 22.25 79.00 26.00 72.50 342.929 253 30 30 28

29 1028 - EMRE KARAOĞLAN 10 / B 16 7 14.25 20 8 18.00 21 6 19.50 22 6 20.50 79.00 27.00 72.25 341.294 267 31 31 29

30 1053 - M ÖZGÜR KOÇ 10 / C 11 9 8.75 17 6 15.50 23 6 21.50 27 3 26.25 78.00 24.00 72.00 341.117 268 32 32 30

31 1065 - NURULLAH YAŞAR 10 / B 11 11 8.25 20 10 17.50 21 6 19.50 27 3 26.25 79.00 30.00 71.50 339.887 277 33 33 31

32 1043 - MUHAMMED GÜVEN 10 / B 19 6 17.50 15 9 12.75 22 5 20.75 22 6 20.50 78.00 26.00 71.50 337.848 294 35 35 32

33 1059 - BÜŞRA TAŞDEMİR 10 / C 20 6 18.50 20 7 18.25 18 5 16.75 19 5 17.75 77.00 23.00 71.25 337.573 298 36 36 33

34 1068 - YAĞMUR YILDIRIM 10 / C 10 9 7.75 16 12 13.00 27 3 26.25 25 5 23.75 78.00 29.00 70.75 336.100 312 37 37 34

35 1010 - YAKUP POLAT 10 / A 14 7 12.25 14 10 11.50 23 5 21.75 26 4 25.00 77.00 26.00 70.50 335.243 323 38 38 35

36 1064 - ALİ ALTINAY 10 / C 14 7 12.25 21 6 19.50 17 6 15.50 24 6 22.50 76.00 25.00 69.75 333.883 333 39 39 36

37 0 - BENİLAY BAYRAM 10 / D 15 6 13.50 18 9 15.75 19 3 18.25 23 5 21.75 75.00 23.00 69.25 331.392 351 40 40 37

38 1037 - SÜMEYRA KÖSE 10 / B 11 4 10.00 15 7 13.25 24 4 23.00 24 6 22.50 74.00 21.00 68.75 329.434 368 42 42 38

39 1029 - ROJBİN KAYA 10 / C 12 5 10.75 18 4 17.00 21 7 19.25 23 6 21.50 74.00 22.00 68.50 329.159 374 43 43 39

40 1090 - ELİF ÖZLEM GÜN 10 / D 16 8 14.00 16 8 14.00 20 9 17.75 24 5 22.75 76.00 30.00 68.50 328.819 377 44 44 40

41 1082 - BERZAN TAŞDEMİR 10 / D 13 8 11.00 17 10 14.50 20 10 17.50 26 4 25.00 76.00 32.00 68.00 327.735 384 46 46 41

42 1084 - AZRA BAYRAM 10 / D 17 13 13.75 19 11 16.25 16 11 13.25 25 5 23.75 77.00 40.00 67.00 324.595 408 47 47 42

43 1091 - SEHER AKAKUŞ 10 / D 14 10 11.50 19 11 16.25 19 8 17.00 23 7 21.25 75.00 36.00 66.00 320.874 438 49 49 43

44 1020 - AHMET YASİN BULUT 10 / B 12 13 8.75 19 8 17.00 22 8 20.00 22 7 20.25 75.00 36.00 66.00 320.825 440 50 50 44

45 1031 - AMMAR ÇİÇEK 10 / B 13 8 11.00 16 10 13.50 20 6 18.50 24 4 23.00 73.00 28.00 66.00 320.680 442 51 51 45
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46 1011 - ELANUR ARVASİ 10 / A 14 9 11.75 14 12 11.00 20 4 19.00 24 1 23.75 72.00 26.00 65.50 318.722 460 52 52 46

47 4 - AZRANUR AKBOLAT 10 / B 17 6 15.50 23 7 21.25 10 7 8.25 21 6 19.50 71.00 26.00 64.50 316.650 477 55 55 47

48 1098 - HAYRUNİSA AKTAŞ 10 / D 18 6 16.50 15 11 12.25 16 11 13.25 24 5 22.75 73.00 33.00 64.75 316.343 482 57 57 48

49 1044 - ECRİN TUANA BAYAR 10 / B 14 13 10.75 16 13 12.75 22 8 20.00 23 7 21.25 75.00 41.00 64.75 316.149 486 58 58 49

50 1109 - ECE KILIÇ 10 / D 18 7 16.25 20 10 17.50 12 7 10.25 21 5 19.75 71.00 29.00 63.75 313.544 503 59 59 50

51 1051 - ENES ASLAN 10 / C 6 6 4.50 16 4 15.00 21 6 19.50 25 4 24.00 68.00 20.00 63.00 311.456 524 60 60 51

52 1063 - MUSTAFA BULUT 10 / C 14 12 11.00 17 8 15.00 15 8 13.00 25 5 23.75 71.00 33.00 62.75 310.599 534 62 62 52

53 1014 - NUR MEDETOĞLU 10 / A 14 2 13.50 14 7 12.25 17 6 15.50 23 6 21.50 68.00 21.00 62.75 309.628 539 63 63 53

54 1066 - NUREFŞA SAYIN 10 / D 13 7 11.25 18 9 15.75 15 9 12.75 23 2 22.50 69.00 27.00 62.25 308.883 545 64 64 54

55 1018 - AKAY YILMAZ 10 / A 15 4 14.00 17 8 15.00 19 5 17.75 17 5 15.75 68.00 22.00 62.50 308.236 548 65 65 55

56 1105 - FURKAN TAŞTAN 10 / D 15 6 13.50 12 10 9.50 19 10 16.50 23 5 21.75 69.00 31.00 61.25 304.288 601 71 71 56

57 1048 - SÜVEYDA AVCI 10 / D 13 4 12.00 7 2 6.50 22 5 20.75 23 5 21.75 65.00 16.00 61.00 302.896 612 72 72 57

58 1061 - TAHİR TAHA ÖZBEY 10 / C 13 12 10.00 14 12 11.00 19 8 17.00 24 6 22.50 70.00 38.00 60.50 302.298 616 73 73 58

59 993 - İNANÇ MURAT 10 / A 14 8 12.00 17 11 14.25 17 6 15.50 19 2 18.50 67.00 27.00 60.25 301.343 626 74 74 59

60 1013 - MUHAMMED AŞAN 10 / A 16 10 13.50 17 12 14.00 20 5 18.75 17 11 14.25 70.00 38.00 60.50 301.278 629 75 75 60

61 1021 - KAYA MHMD 10 / B 13 7 11.25 18 9 15.75 17 8 15.00 20 8 18.00 68.00 32.00 60.00 300.728 636 76 76 61

62 995 - MUHAMMED TAŞT* 10 / A 14 9 11.75 17 11 14.25 17 6 15.50 20 7 18.25 68.00 33.00 59.75 299.676 648 77 77 62

63 1039 - ESMA 10 / B 8 1 7.75 11 6 9.50 24 4 23.00 21 6 19.50 64.00 17.00 59.75 298.997 656 78 78 63

64 0 - AYŞE ALPASLAN 10 / B 12 4 11.00 16 10 13.50 16 7 14.25 21 6 19.50 65.00 27.00 58.25 294.919 709 81 81 64

65 1005 - MUHAMMED KAYA 10 / A 13 5 11.75 8 2 7.50 18 7 16.25 24 6 22.50 63.00 20.00 58.00 293.528 727 83 83 65

66 1086 - ZEMZEM AKKUŞ 10 / D 16 10 13.50 18 11 15.25 15 9 12.75 18 7 16.25 67.00 37.00 57.75 293.010 739 85 85 66

67 1062 - OZAN TAHA ASLAN 10 / B 14 12 11.00 15 13 11.75 20 10 17.50 20 10 17.50 69.00 45.00 57.75 292.573 749 86 86 67

68 1083 - ANIL DURDEN 10 / D 13 9 10.75 21 5 19.75 14 10 11.50 16 3 15.25 64.00 27.00 57.25 292.071 758 88 88 68
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69 1087 - MUSTAFA YÜCE 10 / D 11 11 8.25 15 8 13.00 13 7 11.25 25 4 24.00 64.00 30.00 56.50 290.032 788 89 89 69

70 1036 - KARAOĞLAN 10 / B 11 8 9.00 15 6 13.50 14 11 11.25 24 6 22.50 64.00 31.00 56.25 289.029 800 90 90 70

71 1085 - HÜSEYİN KENAN OGR 10 / D 7 8 5.00 9 9 6.75 23 6 21.50 24 5 22.75 63.00 28.00 56.00 286.958 832 92 92 71

72 1024 - CEREN BAYINDIR 10 / C 12 12 9.00 14 11 11.25 19 10 16.50 21 8 19.00 66.00 41.00 55.75 286.294 839 93 93 72

73 1100 - ÖYKÜ UYGUR 10 / B 11 8 9.00 7 4 6.00 16 6 14.50 26 4 25.00 60.00 22.00 54.50 282.395 912 96 96 73

74 1009 - İMRAN İSTEMİHAN 10 / A 14 10 11.50 17 11 14.25 14 9 11.75 19 9 16.75 64.00 39.00 54.25 281.586 919 97 97 74

75 1070 - ŞEHRAZAT DELİKARA 10 / C 13 10 10.50 15 11 12.25 16 8 14.00 19 7 17.25 63.00 36.00 54.00 280.485 938 98 98 75

76 1002 - BERİN AYDEMİR 10 / A 19 4 18.00 19 11 16.25 22 6 20.50 0 0 0.00 60.00 21.00 54.75 280.340 943 100 100 76

77 1035 - ELİF AZRA BULUT 10 / B 15 8 13.00 11 3 10.25 15 9 12.75 19 5 17.75 60.00 25.00 53.75 279.385 961 103 103 77

78 13 - MELİHCAN ÇETİN 10 / C 11 4 10.00 11 7 9.25 19 7 17.25 18 4 17.00 59.00 22.00 53.50 278.236 977 104 104 78

79 1108 - ESRA ŞAHİN 10 / D 11 16 7.00 13 11 10.25 15 7 13.25 23 5 21.75 62.00 39.00 52.25 275.307 1036 107 107 79

80 990 - YAĞMUR GÖKBAKAN 10 / A 18 7 16.25 14 12 11.00 12 7 10.25 17 10 14.50 61.00 36.00 52.00 273.236 1070 108 108 80

81 1033 - EBRU NUR POLAT 10 / B 16 14 12.50 15 14 11.50 18 5 16.75 13 8 11.00 62.00 41.00 51.75 271.845 1098 110 110 81

82 1079 - BAHAR TAYFUR 10 / C 5 7 3.25 13 6 11.50 19 7 17.25 21 7 19.25 58.00 27.00 51.25 271.828 1100 111 111 82

83 1017 - MERVAN İLÇİ 10 / A 19 11 16.25 17 13 13.75 12 13 8.75 15 9 12.75 63.00 46.00 51.50 271.812 1101 112 112 83

84 996 - FURKAN DURDEN 10 / C 10 10 7.50 12 8 10.00 17 10 14.50 20 8 18.00 59.00 36.00 50.00 267.249 1166 116 116 84

85 1003 - HAVIN YILDIRIM 10 / A 15 15 11.25 19 11 16.25 9 7 7.25 17 8 15.00 60.00 41.00 49.75 267.071 1169 117 117 85

86 1095 - HAMZA ÇELİK 10 / D 13 10 10.50 15 11 12.25 10 8 8.00 20 6 18.50 58.00 35.00 49.25 265.356 1192 118 118 86

87 1060 - EYÜP KARADOĞAN 10 / C 8 8 6.00 16 13 12.75 14 11 11.25 20 9 17.75 58.00 41.00 47.75 260.453 1279 123 123 87

88 1034 - ALTUN MUSTAFA 10 / B 11 8 9.00 16 11 13.25 11 17 6.75 20 6 18.50 58.00 42.00 47.50 259.887 1292 124 124 88

89 1127 - DHAVİN YAZICI 10 / C 13 7 11.25 9 6 7.50 18 6 16.50 14 9 11.75 54.00 28.00 47.00 255.841 1374 127 127 89

90 1074 - FADİME DAŞ 10 / A 9 3 8.25 15 9 12.75 11 11 8.25 19 9 16.75 54.00 32.00 46.00 254.595 1405 129 129 90

91 1027 - RÜVEYDA DAĞTEKİN 10 / C 8 7 6.25 14 5 12.75 16 12 13.00 15 4 14.00 53.00 28.00 46.00 254.061 1417 130 130 91
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92 1046 - FERİDE ÜNSA 10 / B 8 7 6.25 15 10 12.50 8 7 6.25 20 7 18.25 51.00 31.00 43.25 245.939 1621 138 138 92

93 19 - MUTLU KOCABAY 10 / C 10 7 8.25 18 11 15.25 3 13 -0.25 21 6 19.50 52.00 37.00 42.75 245.097 1635 139 139 93

94 1004 - GÜVEN EMRE KESKİN 10 / A 7 6 5.50 16 8 14.00 12 8 10.00 14 6 12.50 49.00 28.00 42.00 241.068 1734 144 144 94

95 3 - EZGİ KABADAŞ 10 / D 12 8 10.00 12 13 8.75 7 7 5.25 20 9 17.75 51.00 37.00 41.75 240.259 1762 146 146 95

96 1047 - RÜMEYSA AKTAŞ 10 / B 6 5 4.75 4 1 3.75 14 11 11.25 21 8 19.00 45.00 25.00 38.75 229.822 2053 159 159 96

97 1101 - KUTAY ATLAS 10 / D 6 18 1.50 13 15 9.25 12 12 9.00 20 9 17.75 51.00 54.00 37.50 226.602 2169 163 163 97

98 1054 - HAMZA ASLAN 10 / B 5 2 4.50 1 1 0.75 16 10 13.50 21 9 18.75 43.00 22.00 37.50 225.146 2220 165 165 98

99 1081 - ESRA TE 10 / A 7 11 4.25 1 0 1.00 15 11 12.25 21 9 18.75 44.00 31.00 36.25 221.149 2348 173 173 99

100 15 - ABDULLAH DOĞAN 10 / A 12 17 7.75 18 12 15.00 12 18 7.50 9 21 3.75 51.00 68.00 34.00 213.673 2583 179 179 100

101 992 - YUNUS VAROĞLU 10 / A 10 10 7.50 12 11 9.25 7 10 4.50 14 9 11.75 43.00 40.00 33.00 210.874 2710 183 183 101

102 0 - R 10 / 0 10 20 5.00 12 18 7.50 10 8 8.00 14 8 12.00 46.00 54.00 32.50 208.964 2790 185 185 102

103 1012 - MUHAMMED KARAKURT 10 / A 11 19 6.25 17 13 13.75 9 13 5.75 8 11 5.25 45.00 56.00 31.00 204.013 3051 193 193 103

104 1058 - M HAMZA GÖKÇE 10 / C 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 2 27.50 29.00 2.00 28.50 197.573 3360 200 200 104

105 1106 - ALEYNA TACAR 10 / D 14 5 12.75 0 0 0.00 3 5 1.75 15 4 14.00 32.00 14.00 28.50 194.951 3487 202 202 105

106 73 - AZPA ŞİMAL ÖZDEN 10 / C 9 18 4.50 10 20 5.00 13 15 9.25 5 24 -1.00 37.00 77.00 17.75 158.220 5778 217 217 106


