
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Ağrı MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi 9.SINIF KURUMSAL 3 8042 234 234 116

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.23 13.31 8.90 13.78 11.08 11.01 7.53 8.11 5.50 8.45 10.17 5.91 41.99 42.67 31.32 204.637

Okul Ortalaması 18.91 8.78 16.72 18.71 6.69 17.03 17.50 5.16 16.21 15.52 6.82 13.81 70.64 27.44 63.78 312.391

1 1215 - HİRANUR DURSUN 9 / C 28 2 27.50 21 5 19.75 27 1 26.75 27 3 26.25 103.00 11.00 100.25 433.366 8 1 1 1

2 1190 - MAHMUT BİRGÜL 9 / C 24 6 22.50 26 4 25.00 26 4 25.00 25 4 24.00 101.00 18.00 96.50 421.812 17 2 2 2

3 1179 - M ESAD ÖZBİLGİ 9 / B 28 1 27.75 23 7 21.25 25 3 24.25 22 8 20.00 98.00 19.00 93.25 409.790 28 3 3 3

4 1178 - ELİF KASAR 9 / B 21 9 18.75 26 1 25.75 26 3 25.25 24 6 22.50 97.00 19.00 92.25 407.913 31 4 4 4

5 1238 - DEVRİM ASLAN 9 / D 20 5 18.75 27 3 26.25 22 4 21.00 25 2 24.50 94.00 14.00 90.50 402.735 39 5 5 5

6 1185 - BAHAR KOCABAY 9 / B 23 6 21.50 23 6 21.50 22 3 21.25 26 2 25.50 94.00 17.00 89.75 399.579 43 6 6 6

7 1128 - SEMİH BAYKUŞ 9 / A 22 8 20.00 22 7 20.25 21 6 19.50 27 3 26.25 92.00 24.00 86.00 387.346 64 7 7 7

8 1200 - ÖMER GENİŞEL 9 / C 24 6 22.50 21 8 19.00 21 4 20.00 25 4 24.00 91.00 22.00 85.50 385.049 71 8 8 8

9 1217 - MERAL BULUT 9 / C 24 6 22.50 22 6 20.50 21 5 19.75 22 8 20.00 89.00 25.00 82.75 375.663 90 9 9 9

10 1207 - ONUR TURSUN 9 / C 21 9 18.75 21 8 19.00 23 0 23.00 23 5 21.75 88.00 22.00 82.50 374.903 92 10 10 10

11 1239 - GÜLSEN ŞİMŞEK 9 / D 22 7 20.25 23 6 21.50 20 4 19.00 23 6 21.50 88.00 23.00 82.25 374.531 94 11 11 11

12 1186 - MUHAMMED ÇELİK 9 / B 20 10 17.50 23 7 21.25 27 3 26.25 17 6 15.50 87.00 26.00 80.50 367.654 120 12 12 12

13 1231 - BELÇİM ASLAN 9 / D 26 3 25.25 22 8 20.00 17 4 16.00 20 7 18.25 85.00 22.00 79.50 364.709 130 13 13 13

14 1235 - EMİRCAN ÖZDEN 9 / D 21 7 19.25 26 3 25.25 20 5 18.75 18 8 16.00 85.00 23.00 79.25 364.482 135 14 14 14

15 1219 - MEDİNE BEYAZIT 9 / D 20 3 19.25 20 5 18.75 19 3 18.25 23 2 22.50 82.00 13.00 78.75 362.864 139 15 15 15

16 1165 - GÖKÇE KILIÇ 9 / B 23 7 21.25 22 8 20.00 19 7 17.25 22 8 20.00 86.00 30.00 78.50 361.812 144 16 16 16

17 1176 - YAKUP CANŞİ 9 / B 23 7 21.25 20 7 18.25 20 7 18.25 22 7 20.25 85.00 28.00 78.00 359.903 154 17 17 17

18 1243 - ENSAH ÖZDEN 9 / D 24 5 22.75 0 0 0.00 27 1 26.75 29 1 28.75 80.00 7.00 78.25 358.819 156 18 18 18

19 1222 - DERYA BABAYİĞİT 9 / D 24 6 22.50 21 9 18.75 20 3 19.25 17 2 16.50 82.00 20.00 77.00 356.036 170 19 19 19

20 1209 - ALPEREN SİVAZ 9 / C 21 8 19.00 21 0 21.00 22 2 21.50 15 4 14.00 79.00 14.00 75.50 351.133 201 20 20 20

21 1148 - ALPER TURGUTALP 9 / A 21 7 19.25 17 1 16.75 20 5 18.75 21 5 19.75 79.00 18.00 74.50 348.188 207 21 21 21

22 1244 - OZAN AKMAN 9 / D 25 5 23.75 21 2 20.50 18 2 17.50 14 5 12.75 78.00 14.00 74.50 347.557 211 22 22 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Ağrı MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi 9.SINIF KURUMSAL 3 8042 234 234 116

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.23 13.31 8.90 13.78 11.08 11.01 7.53 8.11 5.50 8.45 10.17 5.91 41.99 42.67 31.32 204.637

Okul Ortalaması 18.91 8.78 16.72 18.71 6.69 17.03 17.50 5.16 16.21 15.52 6.82 13.81 70.64 27.44 63.78 312.391

23 1204 - ZEYNEP EKİN ARAS 9 / C 23 6 21.50 19 8 17.00 21 5 19.75 18 8 16.00 81.00 27.00 74.25 346.699 219 23 23 23

24 1197 - ZEYNEP SUDE YAŞAR 9 / C 22 8 20.00 23 5 21.75 22 4 21.00 14 13 10.75 81.00 30.00 73.50 344.175 239 24 24 24

25 1192 - MELTEM KAYA 9 / C 20 9 17.75 25 5 23.75 16 6 14.50 19 8 17.00 80.00 28.00 73.00 344.159 241 25 25 25

26 1248 - GÜLSÜM AKKOYUN 9 / A 21 9 18.75 22 5 20.75 18 3 17.25 18 7 16.25 79.00 24.00 73.00 343.430 246 26 26 26

27 1159 - TARIK EFE YILDIZ 9 / B 20 10 17.50 24 5 22.75 20 3 19.25 14 4 13.00 78.00 22.00 72.50 341.570 262 27 27 27

28 1213 - ABDULLAH TUNÇ 9 / C 22 8 20.00 21 9 18.75 18 9 15.75 20 10 17.50 81.00 36.00 72.00 340.049 271 28 28 28

29 1227 - EVİN İŞLER 9 / D 21 7 19.25 19 10 16.50 22 1 21.75 16 5 14.75 78.00 23.00 72.25 339.887 272 29 29 29

30 1175 - HAMAN ALİ 9 / B 16 11 13.25 24 6 22.50 24 5 22.75 15 7 13.25 79.00 29.00 71.75 339.142 277 30 30 30

31 1234 - EYÜP IŞIK 9 / D 18 12 15.00 20 9 17.75 20 6 18.50 21 5 19.75 79.00 32.00 71.00 337.055 296 31 31 31

32 1129 - SILA ERÇETİN 9 / A 21 5 19.75 17 9 14.75 17 4 16.00 21 3 20.25 76.00 21.00 70.75 335.761 308 32 32 32

33 1130 - ŞENOL İSTANBUL 9 / A 18 11 15.25 23 7 21.25 20 7 18.25 18 9 15.75 79.00 34.00 70.50 335.340 310 33 33 33

34 1196 - YUNUS EMRE KAYMAK 9 / C 20 10 17.50 21 8 19.00 15 6 13.50 22 7 20.25 78.00 31.00 70.25 334.968 313 34 34 34

35 1153 - MUHAMMED ÇAVDAR 9 / A 21 3 20.25 25 3 24.25 14 7 12.25 15 8 13.00 75.00 21.00 69.75 332.961 331 35 35 35

36 1242 - AYŞE KARADAĞ 9 / D 22 8 20.00 21 8 19.00 17 7 15.25 18 10 15.50 78.00 33.00 69.75 332.427 335 36 36 36

37 1223 - ABDULKADİR TURAN 9 / D 20 9 17.75 20 8 18.00 22 5 20.75 16 11 13.25 78.00 33.00 69.75 331.796 339 37 37 37

38 1237 - EMİR DURSUN 9 / D 16 10 13.50 22 5 20.75 20 4 19.00 18 8 16.00 76.00 27.00 69.25 331.246 345 38 38 38

39 1172 - İKRA SU ERDEN 9 / B 20 7 18.25 18 6 16.50 16 5 14.75 21 5 19.75 75.00 23.00 69.25 331.149 349 39 39 39

40 1136 - RÜYA AYDIN 9 / A 25 5 23.75 21 6 19.50 16 9 13.75 14 8 12.00 76.00 28.00 69.00 329.417 364 40 40 40

41 1198 - YUNUS AKAKUŞ 9 / C 18 11 15.25 25 5 23.75 20 6 18.50 14 11 11.25 77.00 33.00 68.75 329.288 367 41 41 41

42 1240 - RABİA SEVGİ ATAR 9 / D 23 7 21.25 15 6 13.50 22 2 21.50 14 6 12.50 74.00 21.00 68.75 327.540 382 42 42 42

43 1187 - YAREN CİLASIN 9 / B 22 8 20.00 23 6 21.50 15 2 14.50 14 7 12.25 74.00 23.00 68.25 327.427 384 43 43 43

44 1229 - FATİH TURSUN 9 / D 20 10 17.50 20 10 17.50 18 5 16.75 18 7 16.25 76.00 32.00 68.00 326.618 389 44 44 44

45 1177 - MUSTAFA DOĞRU 9 / B 20 9 17.75 21 5 19.75 14 3 13.25 19 8 17.00 74.00 25.00 67.75 326.392 393 45 45 45
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Genel Ortalama 12.23 13.31 8.90 13.78 11.08 11.01 7.53 8.11 5.50 8.45 10.17 5.91 41.99 42.67 31.32 204.637

Okul Ortalaması 18.91 8.78 16.72 18.71 6.69 17.03 17.50 5.16 16.21 15.52 6.82 13.81 70.64 27.44 63.78 312.391

46 1210 - YUSUF KILIÇ 9 / C 20 9 17.75 20 10 17.50 18 8 16.00 19 10 16.50 77.00 37.00 67.75 325.858 399 46 46 46

47 1142 - MUSTAFA MUĞLU 9 / A 23 6 21.50 15 10 12.50 17 5 15.75 19 8 17.00 74.00 29.00 66.75 321.748 434 47 47 47

48 1145 - CZİLAN ASLAN 9 / A 22 6 20.50 22 7 20.25 16 4 15.00 11 1 10.75 71.00 18.00 66.50 321.230 438 48 48 48

49 1144 - İBRAHİM AKDOĞAN 9 / A 18 10 15.50 19 8 17.00 22 4 21.00 15 10 12.50 74.00 32.00 66.00 319.320 460 49 49 49

50 1154 - ELİF REYYAN AKBAŞ 9 / D 17 9 14.75 19 9 16.75 22 6 20.50 16 10 13.50 74.00 34.00 65.50 317.848 471 50 50 50

51 1141 - ÖMER TURAN 9 / A 20 8 18.00 23 6 21.50 13 7 11.25 15 4 14.00 71.00 25.00 64.75 316.440 483 51 51 51

52 1199 - YUSUFCAN IŞIK 9 / C 18 12 15.00 22 8 20.00 12 12 9.00 22 8 20.00 74.00 40.00 64.00 314.887 497 52 52 52

53 1132 - ELA TOPÇU 9 / A 22 5 20.75 19 8 17.00 15 8 13.00 16 9 13.75 72.00 30.00 64.50 314.709 501 53 53 53

54 17 - ÖZKAN GÜLALMAZ 9 / C 23 6 21.50 8 5 6.75 15 6 13.50 23 3 22.25 69.00 20.00 64.00 312.751 511 54 54 54

55 1167 - ZEHRA AY 9 / B 19 10 16.50 18 11 15.25 18 7 16.25 18 9 15.75 73.00 37.00 63.75 312.330 516 55 55 55

56 1149 - BUSE ARPACI 9 / A 20 10 17.50 23 6 21.50 17 1 16.75 10 8 8.00 70.00 25.00 63.75 312.039 518 56 56 56

57 549 - MUHAMMED BAYRAM 9 / B 20 7 18.25 21 6 19.50 11 5 9.75 18 9 15.75 70.00 27.00 63.25 311.537 526 57 57 57

58 1226 - MEHMET EREN TUTAR 9 / D 16 8 14.00 15 5 13.75 23 3 22.25 15 7 13.25 69.00 23.00 63.25 309.935 549 58 58 58

59 1221 - AHMET YILDIRIM 9 / D 21 8 19.00 19 11 16.25 23 4 22.00 7 3 6.25 70.00 26.00 63.50 309.871 550 59 59 59

60 1135 - ELVAN KESKİN 9 / A 21 8 19.00 20 5 18.75 19 4 18.00 11 15 7.25 71.00 32.00 63.00 308.932 564 60 60 60

61 1156 - M ENFAL TÜRKKAL 9 / A 21 8 19.00 0 0 0.00 21 4 20.00 25 4 24.00 67.00 16.00 63.00 308.544 569 61 61 61

62 1131 - ALİ EMİR POLAT 9 / A 22 7 20.25 19 10 16.50 12 7 10.25 18 10 15.50 71.00 34.00 62.50 308.479 571 62 62 62

63 1164 - ÖMER ÖZDEMİR 9 / B 18 10 15.50 19 6 17.50 17 5 15.75 14 4 13.00 68.00 25.00 61.75 305.761 601 64 64 63

64 1184 - M SAMET MANAY 9 / B 9 6 7.50 22 6 20.50 21 1 20.75 13 1 12.75 65.00 14.00 61.50 305.485 606 65 65 64

65 1173 - AZİZ KARAOĞLAN 9 / B 15 15 11.25 23 7 21.25 19 5 17.75 13 7 11.25 70.00 34.00 61.50 305.340 607 66 66 65

66 1233 - ŞURA DEMİR 9 / D 22 7 20.25 24 4 23.00 11 8 9.00 11 7 9.25 68.00 26.00 61.50 305.291 608 67 67 66

67 1139 - M SAİD ZARİÇ 9 / A 19 10 16.50 15 7 13.25 19 7 17.25 16 6 14.50 69.00 30.00 61.50 304.417 621 68 68 67

68 1230 - AZRA SU ASLAN 9 / D 18 7 16.25 21 5 19.75 17 5 15.75 10 2 9.50 66.00 19.00 61.25 303.900 626 69 69 68
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Genel Ortalama 12.23 13.31 8.90 13.78 11.08 11.01 7.53 8.11 5.50 8.45 10.17 5.91 41.99 42.67 31.32 204.637

Okul Ortalaması 18.91 8.78 16.72 18.71 6.69 17.03 17.50 5.16 16.21 15.52 6.82 13.81 70.64 27.44 63.78 312.391

69 1245 - AHMETBİLAL DOĞAN 9 / D 16 11 13.25 16 14 12.50 20 4 19.00 19 10 16.50 71.00 39.00 61.25 303.851 627 70 70 69

70 1214 - BORAN ÖZDEMİR 9 / C 17 11 14.25 22 8 20.00 21 6 19.50 12 18 7.50 72.00 43.00 61.25 303.560 632 71 71 70

71 1138 - TAHA KARAOĞLU 9 / A 16 10 13.50 19 7 17.25 18 5 16.75 15 6 13.50 68.00 28.00 61.00 303.382 634 72 72 71

72 1189 - BETÜL ERSÜ 9 / C 22 7 20.25 22 4 21.00 17 5 15.75 6 9 3.75 67.00 25.00 60.75 301.408 669 73 73 72

73 1163 - BEDİA DURMUŞ 9 / B 19 6 17.50 19 8 17.00 16 6 14.50 13 9 10.75 67.00 29.00 59.75 298.754 698 76 76 73

74 1182 - KAAN TARILIĞ 9 / B 14 12 11.00 22 5 20.75 15 9 12.75 16 6 14.50 67.00 32.00 59.00 297.783 713 78 78 74

75 1180 - SAMET GÜNGÖR 9 / B 20 9 17.75 20 8 18.00 13 7 11.25 13 4 12.00 66.00 28.00 59.00 296.764 734 79 79 75

76 1168 - ŞAHİN KAYA 9 / B 19 10 16.50 18 11 15.25 15 4 14.00 15 7 13.25 67.00 32.00 59.00 296.472 737 80 80 76

77 1202 - NEHİR IŞIK 9 / C 19 11 16.25 18 5 16.75 18 11 15.25 13 9 10.75 68.00 36.00 59.00 296.278 742 81 81 77

78 1246 - YUNUS DENİZ 9 / D 17 12 14.00 21 6 19.50 17 6 15.50 11 8 9.00 66.00 32.00 58.00 293.236 782 83 83 78

79 1155 - ZERYA BALIKÇI 9 / A 20 10 17.50 18 9 15.75 16 6 14.50 12 8 10.00 66.00 33.00 57.75 291.893 798 84 84 79

80 1174 - TUĞBA KARAHAN 9 / B 22 8 20.00 20 5 18.75 13 10 10.50 11 12 8.00 66.00 35.00 57.25 290.469 817 86 86 80

81 1150 - YUSUF SEKMAN 9 / A 12 15 8.25 18 8 16.00 17 2 16.50 18 8 16.00 65.00 33.00 56.75 289.871 830 87 87 81

82 1158 - ESAT SAMUR 9 / B 18 12 15.00 23 5 21.75 11 1 10.75 11 7 9.25 63.00 25.00 56.75 289.676 836 88 88 82

83 1236 - AZRA TACAR 9 / D 20 4 19.00 14 2 13.50 15 4 14.00 11 2 10.50 60.00 12.00 57.00 289.126 847 89 89 83

84 1140 - SEMA NUR HANO 9 / A 19 11 16.25 24 4 23.00 12 5 10.75 10 14 6.50 65.00 34.00 56.50 288.576 854 90 90 84

85 1147 - ARDA DENİZ 9 / A 17 11 14.25 16 13 12.75 21 7 19.25 14 14 10.50 68.00 45.00 56.75 288.172 862 91 91 85

86 1146 - ZAFER TANIŞIR 9 / A 21 8 19.00 21 7 19.25 9 17 4.75 14 9 11.75 65.00 41.00 54.75 283.204 961 93 93 86

87 1161 - TAHA ELÇİ 9 / B 13 15 9.25 22 7 20.25 18 7 16.25 12 12 9.00 65.00 41.00 54.75 282.864 967 95 95 87

88 1194 - DİCLE YALÇIN 9 / C 22 7 20.25 6 9 3.75 20 4 19.00 14 6 12.50 62.00 26.00 55.50 282.767 969 96 96 88

89 1160 - NAZLI ASLAN 9 / B 19 8 17.00 16 4 15.00 17 7 15.25 8 1 7.75 60.00 20.00 55.00 282.411 974 97 97 89

90 1247 - ŞİFA GÜNEŞ 9 / D 16 14 12.50 21 9 18.75 19 8 17.00 10 16 6.00 66.00 47.00 54.25 280.372 1004 99 99 90

91 1203 - REFİK EKİNCİ 9 / C 15 3 14.25 12 2 11.50 16 3 15.25 12 3 11.25 55.00 11.00 52.25 273.511 1129 102 102 91
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Genel Ortalama 12.23 13.31 8.90 13.78 11.08 11.01 7.53 8.11 5.50 8.45 10.17 5.91 41.99 42.67 31.32 204.637

Okul Ortalaması 18.91 8.78 16.72 18.71 6.69 17.03 17.50 5.16 16.21 15.52 6.82 13.81 70.64 27.44 63.78 312.391

92 1205 - NURSEFA AYHAN 9 / C 17 11 14.25 13 10 10.50 16 3 15.25 13 6 11.50 59.00 30.00 51.50 270.939 1180 105 105 92

93 1134 - ECE KAHRAMAN 9 / A 14 10 11.50 12 4 11.00 18 5 16.75 14 8 12.00 58.00 27.00 51.25 270.324 1196 106 106 93

94 1181 - HAMZA TANRIVERDİ 9 / B 17 11 14.25 10 8 8.00 20 5 18.75 12 6 10.50 59.00 30.00 51.50 270.259 1198 107 107 94

95 1208 - MURATHAN GÖKGÖZ 9 / C 17 13 13.75 24 6 22.50 16 5 14.75 0 0 0.00 57.00 24.00 51.00 269.417 1223 108 108 95

96 1211 - BURHAN KOÇ 9 / C 20 9 17.75 15 8 13.00 14 4 13.00 8 5 6.75 57.00 26.00 50.50 267.265 1272 111 111 96

97 1193 - CEYLİN ÇELİK 9 / C 13 15 9.25 17 11 14.25 19 4 18.00 10 5 8.75 59.00 35.00 50.25 267.087 1278 112 112 97

98 1143 - SEFA ÇELİK 9 / A 15 14 11.50 22 7 20.25 7 7 5.25 15 10 12.50 59.00 38.00 49.50 266.553 1285 113 113 98

99 1224 - SONGÜL YILDIRIM 9 / D 15 8 13.00 16 6 14.50 15 3 14.25 10 7 8.25 56.00 24.00 50.00 266.230 1290 114 114 99

100 1183 - HASAN YILDIZ 9 / B 17 10 14.50 18 10 15.50 12 9 9.75 13 12 10.00 60.00 41.00 49.75 265.955 1295 115 115 100

101 1195 - SEDANUR ÖZDEN 9 / C 15 7 13.25 16 8 14.00 14 4 13.00 10 3 9.25 55.00 22.00 49.50 264.709 1326 120 120 101

102 1228 - BERAT DEMİRPOLAT 9 / D 17 10 14.50 17 11 14.25 16 7 14.25 8 7 6.25 58.00 35.00 49.25 263.366 1360 123 123 102

103 1191 - ARAS DEMİRTAŞ 9 / C 9 7 7.25 0 0 0.00 24 3 23.25 20 5 18.75 53.00 15.00 49.25 263.026 1369 124 124 103

104 1216 - ASLI BOZKURT 9 / C 18 10 15.50 12 6 10.50 13 6 11.50 12 4 11.00 55.00 26.00 48.50 261.133 1406 128 128 104

105 1206 - ALİ HASAN DENİZ 9 / C 9 5 7.75 23 7 21.25 10 6 8.50 11 5 9.75 53.00 23.00 47.25 258.932 1455 130 130 105

106 1169 - HATİCE KAZMACI 9 / B 17 12 14.00 19 10 16.50 12 6 10.50 10 14 6.50 58.00 42.00 47.50 258.188 1469 132 132 106

107 0 - FIRAT YER İKAYA 9 / D 6 3 5.25 9 2 8.50 17 3 16.25 18 4 17.00 50.00 12.00 47.00 257.055 1495 134 134 107

108 1171 - YUSUF KAHRAMAN 9 / B 15 14 11.50 6 3 5.25 15 5 13.75 17 3 16.25 53.00 25.00 46.75 255.469 1543 139 139 108

109 1151 - SUDENAZ İDİN 9 / A 17 12 14.00 20 8 18.00 15 2 14.50 0 0 0.00 52.00 22.00 46.50 253.981 1592 141 141 109

110 1133 - KERİM TOPÇU 9 / A 10 20 5.00 17 8 15.00 15 6 13.50 15 13 11.75 57.00 47.00 45.25 251.634 1657 145 145 110

111 1188 - ALİ YAZICI 9 / C 14 14 10.50 13 12 10.00 14 3 13.25 14 9 11.75 55.00 38.00 45.50 251.472 1662 146 146 111

112 0 - HAYRUNNİSA ESİM 9 / D 19 7 17.25 16 10 13.50 7 12 4.00 11 4 10.00 53.00 33.00 44.75 249.385 1730 149 149 112

113 1201 - NAZLI AYDOĞMUŞ 9 / C 17 8 15.00 3 0 3.00 13 2 12.50 14 2 13.50 47.00 12.00 44.00 245.599 1865 157 157 113

114 1157 - TAYYİP OĞUR 9 / A 13 16 9.00 14 8 12.00 15 5 13.75 9 8 7.00 51.00 37.00 41.75 238.803 2107 163 163 114
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.23 13.31 8.90 13.78 11.08 11.01 7.53 8.11 5.50 8.45 10.17 5.91 41.99 42.67 31.32 204.637

Okul Ortalaması 18.91 8.78 16.72 18.71 6.69 17.03 17.50 5.16 16.21 15.52 6.82 13.81 70.64 27.44 63.78 312.391

115 1170 - M SAİT YILDIZ 9 / B 15 14 11.50 22 8 20.00 6 1 5.75 0 0 0.00 43.00 23.00 37.25 224.434 2670 176 176 115

116 1114 - YABAN ÇAMAY 9 / Ç 7 15 3.25 5 20 0.00 5 19 0.25 7 17 2.75 24.00 71.00 6.25 120.761 7437 233 233 116


