
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI AĞRI MERKEZ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi TYT 1. DENEME 107 107 107 41747

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,3 8,8 25,08 10,3 5,1 8,97 15,9 4,3 14,84 8,2 5,1 6,95 61,6 23,2 55,84 284,070

Okul Ortalaması 30,4 7,1 28,64 10,6 4,5 9,48 22,3 4,7 21,09 8,9 6,4 7,30 72,2 22,7 66,51 321,830

KATILIMLAR

1 27 YARENSU SARAÇAYDIN 12A 35 4 34,00 17 1 16,75 36 1 35,75 18 2 17,50 106 8 104,00 447,260 1 1 1 1 460

2 107 AHMET AGİT AVCI 12C 35 5 33,75 14 5 12,75 37 2 36,50 18 2 17,50 104 14 100,50 436,458 1 2 2 2 833

3 39 İLHAN TAŞDEMİR 12A 33 7 31,25 13 4 12,00 38 2 37,50 17 3 16,25 101 16 97,00 426,258 2 3 3 3 1303

4 48 HİKMET AKA 12A 33 6 31,50 15 4 14,00 33 6 31,50 15 4 14,00 96 20 91,00 404,255 3 4 4 4 2949

5 30 YUSUF GÜNERİ 12A 30 8 28,00 13 1 12,75 34 2 33,50 15 4 14,00 92 15 88,25 396,723 4 5 5 5 3649

6 32 ESMA SALIK 12A 32 7 30,25 15 3 14,25 33 3 32,25 13 6 11,50 93 19 88,25 396,610 5 6 6 6 3660

7 20 MURAT ÇEPER 12A 33 7 31,25 13 4 12,00 35 4 34,00 12 8 10,00 93 23 87,25 394,750 6 7 7 7 3872

8 35 SELAMİ S 12A 31 9 28,75 14 6 12,50 35 4 34,00 13 7 11,25 93 26 86,50 392,118 7 8 8 8 4175

9 51 RANA GÜMÜŞER 12A 38 2 37,50 11 6 9,50 29 3 28,25 13 3 12,25 91 14 87,50 391,390 8 9 9 9 4257

10 110 MUKADDES BAYSAL 12A 35 4 34,00 15 3 14,25 29 6 27,50 11 7 9,25 90 20 85,00 383,960 9 10 10 10 5087

11 72 İSMAİL YÜCE 12B 34 5 32,75 13 5 11,75 31 4 30,00 12 8 10,00 90 22 84,50 383,608 1 11 11 11 5125

12 38 NURAY KARABOĞA 12A 32 8 30,00 9 3 8,25 33 2 32,50 14 2 13,50 88 15 84,25 383,363 10 12 12 12 5158

13 128 RABİA GÜNDÜZ 12A 32 7 30,25 14 4 13,00 31 3 30,25 12 6 10,50 89 20 84,00 382,128 11 13 13 13 5291

14 69 MEHMET CAN AKDEMİR12B 34 5 32,75 11 7 9,25 29 4 28,00 14 6 12,50 88 22 82,50 375,368 2 14 14 14 6041

15 108 YUNUS AVCI 12C 33 7 31,25 12 8 10,00 33 6 31,50 11 9 8,75 89 30 81,50 375,243 2 15 15 15 6065

16 112 SERHAT ASLAN 12C 30 7 28,25 14 3 13,25 31 7 29,25 13 7 11,25 88 24 82,00 375,038 3 16 16 16 6098

17 116 BERFİN GÜNDÜZ 12C 34 6 32,50 10 6 8,50 30 7 28,25 14 5 12,75 88 24 82,00 373,845 4 17 17 17 6244

18 62 HÜSEYİN ÖZCAN 12B 29 10 26,50 13 4 12,00 33 4 32,00 12 7 10,25 87 25 80,75 372,933 3 18 18 18 6349

19 9 KASIM AYDIN 12A 31 6 29,50 11 4 10,00 34 4 33,00 8 4 7,00 84 18 79,50 370,240 12 19 19 19 6699

20 83 YUSUF BOZKUŞ 12B 32 5 30,75 15 4 14,00 26 0 26,00 12 8 10,00 85 17 80,75 369,430 4 20 20 20 6795

21 104 ZEHRA GÖKALP 12C 32 7 30,25 12 5 10,75 31 5 29,75 10 9 7,75 85 26 78,50 364,963 5 21 21 21 7409

22 61 ÇAĞATAY YILDIZ 12B 31 8 29,00 12 7 10,25 33 3 32,25 9 11 6,25 85 29 77,75 364,438 5 22 22 22 7473

23 130 ŞENAY İLBOĞA 12D 35 4 34,00 14 3 13,25 27 5 25,75 7 9 4,75 83 21 77,75 360,968 1 23 23 23 7940

24 98 İREM DOĞAN 12C 31 7 29,25 12 3 11,25 27 2 26,50 11 8 9,00 81 20 76,00 354,818 6 24 24 24 8765

25 36 İLAYDA ASLAN 12A 33 7 31,25 12 5 10,75 27 11 24,25 12 7 10,25 84 30 76,50 354,713 13 25 25 25 8781

26 43 İSLAM ALTINTAŞ 12A 35 4 34,00 9 9 6,75 30 5 28,75 8 11 5,25 82 29 74,75 352,878 14 26 26 26 9067

27 118 YUSUF YERLİKAYA 12D 31 6 29,50 11 4 10,00 29 7 27,25 9 6 7,50 80 23 74,25 350,028 2 27 27 27 9493

28 111 AKİF ARSLAN 12C 37 1 36,75 12 6 10,50 25 9 22,75 6 6 4,50 80 22 74,50 348,788 7 28 28 28 9690

29 55 ELÇİNNAZ * ŞİL 12A 29 8 27,00 12 7 10,25 27 5 25,75 13 7 11,25 81 27 74,25 348,263 15 29 29 29 9770

30 140 YUSUF ÖZCAN 12D 28 10 25,50 7 2 6,50 36 4 35,00 8 12 5,00 79 28 72,00 348,045 3 30 30 30 9804

31 64 YUSUF ARSLAN 12B 30 9 27,75 13 7 11,25 25 8 23,00 14 5 12,75 82 29 74,75 347,870 6 31 31 31 9834

32 115 IRMAK GÖK 12C 35 2 34,50 14 0 14,00 21 4 20,00 6 2 5,50 76 8 74,00 345,475 8 32 32 32 10155

33 101 İSLAM TAŞDEMİR 12C 31 6 29,50 10 6 8,50 25 6 23,50 13 7 11,25 79 25 72,75 342,063 9 33 33 33 10667

34 99 YUSUF GÜLTEKİN 12C 34 6 32,50 12 8 10,00 26 10 23,50 8 8 6,00 80 32 72,00 340,975 10 34 34 34 10836

35 2 HİKMET ÖZDEMİR 12A 31 8 29,00 12 8 10,00 25 0 25,00 9 5 7,75 77 21 71,75 340,698 16 35 35 35 10882

36 131 HELİN 12C 36 3 35,25 10 1 9,75 21 6 19,50 9 4 8,00 76 14 72,50 339,643 11 36 36 36 11031

37 138 BERFİN IŞIK 12D 32 6 30,50 13 5 11,75 24 5 22,75 8 6 6,50 77 22 71,50 338,910 4 37 37 37 11131

38 80 GAMZE GÜLER 12B 35 5 33,75 10 3 9,25 23 2 22,50 7 5 5,75 75 15 71,25 338,015 7 38 38 38 11267

39 85 BERATCAN CESUR 12B 24 7 22,25 8 2 7,50 34 4 33,00 7 3 6,25 73 16 69,00 337,108 8 39 39 39 11392

40 81 BAYRAM YILMAZ 12B 33 4 32,00 9 4 8,00 23 3 22,25 10 4 9,00 75 15 71,25 337,053 9 40 40 40 11402

41 0 AZAT KOÇ 12B 31 7 29,25 14 5 12,75 26 12 23,00 8 11 5,25 79 35 70,25 335,450 10 41 41 41 11649

42 75 KİTAN MERVE DENİZ 12B 31 7 29,25 11 3 10,25 24 3 23,25 9 7 7,25 75 20 70,00 334,228 11 42 42 42 11843

43 84 İDAL UÇAR 12B 32 7 30,25 7 2 6,50 24 2 23,50 11 5 9,75 74 16 70,00 333,618 12 43 43 43 11935

44 125 FIRAT DEMİR 12 28 9 25,75 12 4 11,00 23 1 22,75 12 6 10,50 75 20 70,00 333,213 1 44 44 44 12001

45 82 MİKAİL ŞİMŞEK 12 32 6 30,50 11 5 9,75 24 2 23,50 7 7 5,25 74 20 69,00 331,655 2 45 45 45 12251

46 66 ELİF ŞAKAR 12B 29 9 26,75 12 2 11,50 22 2 21,50 10 4 9,00 73 17 68,75 328,870 13 46 46 46 12658

47 88 MUSTAFA POLAT -MC 28 11 25,25 8 8 6,00 29 6 27,50 11 9 8,75 76 34 67,50 328,363 1 47 47 47 12722

48 8 SEMA NUR YARIZ 12C 33 7 31,25 10 4 9,00 20 4 19,00 11 5 9,75 74 20 69,00 327,838 12 48 48 48 12808
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49 127 CANER ALPARSLAN 12D 29 7 27,25 11 3 10,25 22 1 21,75 10 5 8,75 72 16 68,00 326,648 5 49 49 49 12989

50 137 ALPER KARA 12D 33 2 32,50 8 4 7,00 23 2 22,50 7 6 5,50 71 14 67,50 326,110 6 50 50 50 13085

51 73 BETÜL TEKİN 12B 32 7 30,25 6 3 5,25 26 4 25,00 7 2 6,50 71 16 67,00 325,738 14 51 51 51 13144

52 59 NİSA KUTLUAY 12B 34 6 32,50 12 2 11,50 19 2 18,50 7 8 5,00 72 18 67,50 324,010 15 52 52 52 13426

53 119 RABİA ASLAN 12A 34 6 32,50 13 7 11,25 18 6 16,50 10 10 7,50 75 29 67,75 322,993 17 53 53 53 13567

54 42 MUSTAFA YAŞAR 12A 33 5 31,75 9 6 7,50 21 4 20,00 8 3 7,25 71 18 66,50 321,048 18 54 54 54 13872

55 147 ÜZEYİR KAYA 12D 31 4 30,00 11 6 9,50 20 5 18,75 9 3 8,25 71 18 66,50 320,155 7 55 55 55 14021

56 60 CAN BİLGİLİ 12B 32 4 31,00 12 6 10,50 19 4 18,00 8 7 6,25 71 21 65,75 317,838 16 56 56 56 14407

57 50 CANER EFE 12A 28 11 25,25 13 5 11,75 25 10 22,50 7 10 4,50 73 36 64,00 315,518 19 57 57 57 14784

58 65 NAGİHAN TAŞDAN 12B 27 8 25,00 14 3 13,25 20 3 19,25 9 8 7,00 70 22 64,50 314,615 17 58 58 58 14925

59 44 SONGÜL BERTAN 12A 32 7 30,25 15 0 15,00 12 2 11,50 11 7 9,25 70 16 66,00 314,198 20 59 59 59 14987

60 117 NAZİF DOĞAN 12D 26 9 23,75 9 8 7,00 29 7 27,25 7 9 4,75 71 33 62,75 314,170 8 60 60 60 14993

61 144 ZEYSEN 12D 29 10 26,50 10 7 8,25 24 5 22,75 8 8 6,00 71 30 63,50 313,570 9 61 61 61 15097

62 49 AYŞE KAYA 12A 32 8 30,00 8 6 6,50 22 6 20,50 8 9 5,75 70 29 62,75 309,798 21 62 62 62 15693

63 10 ÜVEYS DOĞRU 12A 34 6 32,50 5 4 4,00 21 2 20,50 8 10 5,50 68 22 62,50 308,940 22 63 63 63 15840

64 11 DİLAN ÇETİN 12B 35 4 34,00 10 6 8,50 17 3 16,25 6 8 4,00 68 21 62,75 307,708 18 64 64 64 16049

65 136 YAPRAK IRMAK 12D 28 7 26,25 4 4 3,00 25 2 24,50 9 5 7,75 66 18 61,50 307,653 10 65 65 65 16057

66 91 BEYZANUR IŞIK 12C 34 5 32,75 13 3 12,25 14 5 12,75 7 7 5,25 68 20 63,00 306,263 13 66 66 66 16272

67 41 SELÇUK ÖZDEN 12D 33 7 31,25 13 7 11,25 16 8 14,00 9 11 6,25 71 33 62,75 305,955 11 67 67 67 16330

68 1 MERVE DU 12D 33 4 32,00 9 2 8,50 18 6 16,50 6 4 5,00 66 16 62,00 305,260 12 68 68 68 16428

69 52 BEYZANUR POLAT 12A 28 9 25,75 9 4 8,00 22 8 20,00 9 7 7,25 68 28 61,00 303,693 23 69 69 69 16668

70 93 SİMGE DEMİR 12C 31 4 30,00 13 4 12,00 17 4 16,00 3 3 2,25 64 15 60,25 300,233 14 70 70 70 17224

71 102 SERHAT KAHRAMAN 12C 33 5 31,75 6 1 5,75 18 6 16,50 8 7 6,25 65 19 60,25 299,305 15 71 71 71 17392

72 133 NAZLI NAS 12D 29 9 26,75 11 1 10,75 16 5 14,75 10 7 8,25 66 22 60,50 298,818 13 72 72 72 17475

73 6 * SİR ÖZ 12D 35 5 33,75 16 3 15,25 6 2 5,50 9 8 7,00 66 18 61,50 296,848 14 73 73 73 17801

74 103 SELCAN GÜLER 12C 30 8 28,00 14 6 12,50 15 10 12,50 9 9 6,75 68 33 59,75 295,508 16 74 74 74 18030

75 129 EMİR ÖZLÜ 12D 30 7 28,25 14 2 13,50 12 5 10,75 9 8 7,00 65 22 59,50 293,643 15 75 75 75 18350

76 19 HAVİN YENİGÜN 12C 27 9 24,75 11 5 9,75 18 6 16,50 8 5 6,75 64 25 57,75 291,490 17 76 76 76 18723

77 63 DİLARA KAYA 12B 31 5 29,75 10 4 9,00 16 2 15,50 4 3 3,25 61 14 57,50 290,858 19 77 77 77 18822

78 78 EYLÜL UÇAR 12 27 7 25,25 21 3 20,25 12 4 11,00 60 14 56,50 288,363 3 78 78 78 19252

79 132 NURSEFA KAYA 12D 29 5 27,75 6 3 5,25 15 4 14,00 12 6 10,50 62 18 57,50 288,088 16 79 79 79 19282

80 95 YUSUF TURAN 12C 25 9 22,75 4 3 3,25 27 4 26,00 3 3 2,25 59 19 54,25 286,935 18 80 80 80 19491

81 47 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 26 11 23,25 13 4 12,00 19 9 16,75 6 8 4,00 64 32 56,00 286,858 24 81 81 81 19506

82 146 ZEYNEP AYDIN 12D 23 17 18,75 5 8 3,00 26 5 24,75 9 9 6,75 63 39 53,25 281,965 17 82 82 82 20384

83 24 MUAAT YALÇIINM 12Ç 24 12 21,00 7 7 5,25 19 6 17,50 12 5 10,75 62 30 54,50 280,685 1 83 83 83 20583

84 76 MERYEM POLAT 12B 31 4 30,00 6 4 5,00 16 4 15,00 7 10 4,50 60 22 54,50 280,585 20 84 84 84 20601

85 70 FATMA YILDIZ 12B 30 6 28,50 7 5 5,75 17 4 16,00 4 5 2,75 58 20 53,00 276,895 21 85 85 85 21238

86 113 ZEYNEP ŞİRİN 10C 33 5 31,75 2 1 1,75 18 3 17,25 3 4 2,00 56 13 52,75 276,840 1 86 86 86 21250

87 134 CİHAN ADIGÜZEL 12D 29 9 26,75 9 10 6,50 15 5 13,75 9 10 6,50 62 34 53,50 276,278 18 87 87 87 21341

88 141 ABDULLAH ÖZAL 12D 24 8 22,00 12 3 11,25 16 9 13,75 8 8 6,00 60 28 53,00 275,050 19 88 88 88 21557

89 120 ALİ DOĞRU 12D 25 12 22,00 13 6 11,50 19 5 17,75 57 23 51,25 273,353 20 89 89 89 21877

90 124 ZOZAN 12D 32 6 30,50 10 3 9,25 10 6 8,50 7 10 4,50 59 25 52,75 271,303 21 90 90 90 22188

91 105 CEREN ORUÇ 12C 32 4 31,00 10 2 9,50 11 3 10,25 1 0 1,00 54 9 51,75 270,028 19 91 91 91 22400

92 0 BEYZA ELDEM 12D 28 11 25,25 14 6 12,50 9 3 8,25 8 8 6,00 59 28 52,00 268,598 22 92 92 92 22680

93 37 HAMZA KASAR 12A 28 8 26,00 10 9 7,75 14 6 12,50 7 9 4,75 59 32 51,00 268,080 25 93 93 93 22799

94 56 EYLÜL KUŞ 12B 32 7 30,25 4 1 3,75 12 4 11,00 7 5 5,75 55 17 50,75 265,945 22 94 94 94 23190

95 79 KADİR SARI 12B 25 10 22,50 9 9 6,75 16 6 14,50 8 8 6,00 58 33 49,75 265,013 23 95 95 95 23364

96 135 NESİM ARSLAN 12D 22 16 18,00 12 7 10,25 16 12 13,00 8 9 5,75 58 44 47,00 255,640 23 96 96 96 25003
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97 67 ZEYNEP KAYA 26 11 23,25 5 0 5,00 19 6 17,50 1 6 -0,50 51 23 45,25 254,030 1 97 97 97 25274

98 121 İKBAL GÖKDAĞ 12D 30 9 27,75 6 6 4,50 12 5 10,75 6 9 3,75 54 29 46,75 253,650 24 98 98 98 25354

99 96 AĞTAŞ BÜŞRA 12C 30 7 28,25 1 0 1,00 13 2 12,50 7 11 4,25 51 20 46,00 252,058 20 99 99 99 25655

100 22 AYŞE TURGUT 12D 35 3 34,25 9 8 7,00 3 4 2,00 7 10 4,50 54 25 47,75 251,425 25 100 100 100 25745

101 109 BUĞRA KAYA 12B 29 6 27,50 6 6 4,50 9 5 7,75 8 5 6,75 52 22 46,50 250,340 24 101 101 101 25952

102 145 NUBAHAR KARAÇELİK 12D 19 6 17,50 10 6 8,50 19 9 16,75 1 0 1,00 49 21 43,75 248,663 26 102 102 102 26266

103 100 GÜLAY TOK 12C 26 12 23,00 9 5 7,75 11 4 10,00 6 8 4,00 52 29 44,75 246,978 21 103 103 103 26549

104 77 MELİKE ASLAN 12B 26 8 24,00 10 5 8,75 9 3 8,25 3 6 1,50 48 22 42,50 239,425 25 104 104 104 27948

105 26 RASİM ÇÖLKUŞU 12A 23 10 20,50 11 5 9,75 11 8 9,00 1 0 1,00 46 23 40,25 232,938 26 105 105 105 29043

106 45 SERHAT BAHAR 12A 25 14 21,50 13 5 11,75 6 7 4,25 3 2 2,50 47 28 40,00 229,005 27 106 106 106 29741

107 114 RABİA SAYAN 12C 13 7 11,25 13 7 11,25
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